
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

1 0 BARAN    ASLAN 12A 29 8 27,00 2 1 1,75 1 1 0,75 20 2 19,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 3 2,25 5 1 4,75 66 18 61,50 324,730 1279

2 0 EYYÜP    BAT 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 17 3 16,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 67 30 59,50 318,680 1366

3 0 YUSUF    ÇETİN 12B 38 2 37,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 7 2,25 4 3 3,25 2 3 1,25 55 20 50,00 288,305 1860

4 0 BEYZA    BATU 12B 26 8 24,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 10 3 9,25 1 1 0,75 1 0 1,00 47 12 44,00 271,800 2132

5 0 MUHAMMED KAYA 12C 27 10 24,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 20 44,00 271,715 2134

6 0 ŞEV ZELALİSKANOĞLU 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 7 3,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 51 29 43,75 270,720 2148

7 0 BERFİN   KAYA 12F 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 49 23 43,25 268,893 2179

8 0 ÖZGÜR    ORAK 12B 29 7 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 9 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 50 31 42,25 266,083 2218

9 0 ŞİRİN    YAĞMAHAN 12E 33 7 31,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 45 11 42,25 265,533 2224

10 0 SEMANUR  ÖZDAŞ 12B 26 8 24,00 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 11 9 8,75 3 3 2,25 2 5 0,75 1 2 0,50 50 33 41,75 265,105 2232

11 0 MEHMET   AKIN 12C 27 7 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 45 14 41,50 264,188 2243

12 0 KENAN    YILMAZ 12C 27 7 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 10 2 9,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 45 14 41,50 264,008 2246

13 0 BÜNYAMİN TÜRKAN 12B 30 9 27,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 4 3,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 50 34 41,50 263,773 2252

14 0 KADİR    ÖZEL 12B 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 11 0 11,00 2 2 1,50 1 2 0,50 46 22 40,50 261,725 2273

15 0 BAHATTİN T 12A 27 7 25,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 12 0 12,00 44 14 40,50 261,028 2282

16 0 HEBUNN 12D 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 19 40,25 260,325 2292

17 0 ÜMİT     BEDEP 12E 27 8 25,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 4 4,00 44 17 39,75 258,795 2310

18 0 EVİNDAR  ÇOBAN 12B 29 8 27,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 45 23 39,25 257,025 2337

19 0 N* LI    KİLVAN 12B 28 8 26,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 5 3 4,25 2 0 2,00 2 1 1,75 43 17 38,75 255,795 2356

20 0 EMİNE    TÜRKAN 12B 25 8 23,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 16 38,00 253,830 2385

21 0 BERFİN  ÖZTÜRK 12F 30 9 27,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 17 37,75 252,368 2405

22 0 RIDVAN ÖZDEMİR 12B 8 5 6,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 15 6 13,50 1 0 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 44 29 36,75 252,368 2405

23 0 İLAYDA   OKALİN 12B 29 10 26,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 8 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 45 30 37,50 251,905 2412

24 0 ELİF     ŞEN 12B 28 6 26,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 43 22 37,50 251,805 2414

25 0 ZİLAN    TAN 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 41 15 37,25 251,083 2430

26 0 MİSAL    KUYUMCU 12E 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 17 36,75 250,008 2442

27 0 HARUN    ORHAN 12C 30 6 28,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 39 10 36,50 248,525 2458

28 0 KÜBRA    GELİR 12E 27 13 23,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 41 20 36,00 247,633 2471

29 0 GAMZE    KY 12B 27 9 24,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 17 35,75 246,798 2480
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

30 0 ŞEMSEDİN EKİNCİLA 12A 21 5 19,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 13 34,75 244,358 2519

31 0 GÜLBAHAR TAN 12C 27 13 23,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 40 22 34,50 243,103 2538

32 0 FURKAN   ARSLAN 12E 20 13 16,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 40 24 34,00 242,503 2544

33 0 BERFİN   HEZER 12E 28 9 25,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 39 19 34,25 242,088 2550

34 0 ESEN     TANLAK 12C 26 11 23,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 241,658 2557

35 0 ZELAL    DEMİR 12C 28 11 25,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 39 20 34,00 241,398 2560

36 0 ZEYNEP   BİÇEN 12E 24 7 22,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 36 9 33,75 241,033 2563

37 0 MERT     TOPRAK 12F 26 12 23,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 7 4 6,00 38 17 33,75 240,935 2564

38 0 VİYAN    ÇTNK 12C 28 8 26,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 38 17 33,75 240,545 2569

39 0 YUNUS    PARSAK 12C 30 5 28,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 37 15 33,25 238,678 2591

40 0 SENEM    ÖZALP 12A 22 12 19,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 5 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 40 29 32,75 238,545 2594

41 0 FATMA    TUFAN   28 8 26,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 35 10 32,50 236,770 2606

42 0 ERSİN    BİLMEZ 12A 28 6 26,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 10 32,50 236,735 2608

43 0 KÜBRA    MEVİŞ 12F 25 7 23,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 35 11 32,25 236,373 2613

44 0 BİLAL    ÖNER 12B 20 12 17,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 9 1 8,75 1 1 0,75 36 18 31,50 234,920 2636

45 0 BERZAN   TUNLA 12B 27 6 25,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 10 31,50 233,795 2645

46 0 NURŞİN   ÖZEL 12F 28 9 25,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 36 18 31,50 233,783 2646

47 0 HARUN    ÇETİNKAYA 12A 24 12 21,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 36 19 31,25 233,645 2647

48 0 ELANUR   ÇELİK 12E 29 6 27,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 35 14 31,50 233,555 2650

49 0 UMUT     GÜLER 12D 26 9 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 12 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 40 35 31,25 233,238 2655

50 0 BERFİN ALTINIŞIK 12A 20 11 17,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 38 29 30,75 232,753 2662

51 0 İSMAYİL  AKAR 12F 28 10 25,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 12 31,00 232,305 2667

52 0 HABİP    SÖNMEZ 12A 26 10 23,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 21 30,75 231,810 2672

53 0 YUSUF    SARIKAYA 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 4 3,00 37 26 30,50 231,738 2674

54 0 SİNEM    TARHAN 12A 22 14 18,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 4 4,00 37 26 30,50 231,705 2675

55 0 MEDİNE    TUFAN 12F 23 11 20,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 18 30,50 231,478 2679

56 0 HİR*U    ORUN 12E 24 15 20,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 36 24 30,00 229,968 2695

57 0 CEREN    ADIBELLİ 12E 23 9 20,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 4 3,00 34 16 30,00 229,903 2696

58 0 YASİN    SEZGİN 12D 22 7 20,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 13 29,75 229,203 2700
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

59 0 HATİCE   KURTETE 12A 19 11 16,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 36 26 29,50 229,068 2702

60 0 NİSA     ÖZEL 12C 24 7 22,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 36 25 29,75 228,863 2705

61 0 MEHMET   ARSLAN 12C 25 7 23,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 32 9 29,75 228,823 2706

62 0 YAREN    YILDIZ 12B 24 15 20,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 37 32 29,00 226,948 2728

63 0 KUMRU    OKÇU 12E 22 12 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 6 5 4,75 34 21 28,75 226,355 2738

64 0 SEVDA    SONĞURALP 12F 26 11 23,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 22 28,50 225,018 2750

65 0 KÜBRA    PATIR 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 3 4,25 34 23 28,25 224,488 2758

66 0 FUAT     ÇELİK 12E 17 17 12,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 5 3,75 35 29 27,75 224,148 2761

67 0 AZAT ÇETİNKAYA 12D 21 14 17,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 32 20 27,00 221,265 2788

68 0 BAYRAM   ÇELİK 12D 22 16 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 28 27,00 221,180 2791

69 0 SONGÜL   KIRIK 12A 23 11 20,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 24 27,00 220,888 2795

70 0 EVİN     KIZIL 12E 24 10 21,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 31 16 27,00 220,745 2796

71 0 ŞEVAL    SONAR 12B 24 8 22,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 9 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 32 27,00 220,640 2799

72 0 ŞİLAN    BİÇİM 12A 18 5 16,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 31 17 26,75 220,618 2801

73 0 MUHAMMED ŞEN 12C 18 20 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 6 3,50 35 34 26,50 220,340 2805

74 0 CEREN    SAVĞA 12C 24 15 20,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 34 29 26,75 220,153 2807

75 0 BETÜL    ASLAN 12A 17 7 15,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 32 23 26,25 219,323 2818

76 0 DİLAN    EPAYDIN 12F 19 9 16,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 29 11 26,25 219,088 2821

77 0 EDA      BULUT 12C 22 15 18,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 32 24 26,00 218,148 2836

78 0 EMRAH    MALAY 12A 19 8 17,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 30 17 25,75 217,535 2842

79 0 MERVE    BATU   18 16 14,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 32 26 25,50 217,250 2845

80 0 SÖZDAR   ÇETİNKAYA 12F 24 12 21,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 17 25,75 217,035 2847

81 0 ABDULLAH GÖZEL 12B 25 10 22,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 4 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 32 25 25,75 216,830 2851

82 0 FARUK    EDEMEN 12C 24 11 21,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 31 22 25,50 216,248 2855

83 0 FURKAN   DADAK 12D 18 19 13,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 31 24 25,00 215,778 2859

84 0 TARIK    BİŞİ 12A 23 14 19,50 2 2 1,50 1 0 1,00 4 3 3,25 30 19 25,25 215,720 2860

85 0 UBEYDULAHUĞRAK 12E 19 14 15,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 29 18 24,50 213,975 2874

86 0 NURHAYAT BUĞU 12A 26 10 23,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 4 2,00 30 21 24,75 213,690 2877

87 0 ASYA     BAHRİOĞLU 12D 24 14 20,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 23 24,25 212,560 2889
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

88 0 RANA     YAKAR 12D 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 32 32 24,00 212,273 2894

89 0 VEYSİ    DMR 12B 22 13 18,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 2 6,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 23 23,25 209,728 2908

90 0 İREM     GÜNEŞ 12E 22 15 18,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 32 23,00 209,068 2911

91 0 HEVİN    İŞ 12A 17 15 13,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 30 22,50 208,168 2916

92 0 MUHAMMED AVCI 12B 18 16 14,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 10 1,50 0 1 -0,25 31 34 22,50 208,120 2917

93 0 BARIŞ    ÇETİNKAYA 12F 21 11 18,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 18 22,50 207,578 2920

94 0 BERFİN   ULUSAL   E 25 14 21,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 22 22,50 207,175 2923

95 0 HÜSEYİN  ÇİFTÇİ 12D 15 8 13,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 12 22,00 206,780 2924

96 0 EYÜP     DEMİR 12D 23 15 19,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 9 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 32 40 22,00 205,948 2927

97 0 AYŞENUR  BARAN 12F 23 10 20,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 27 20 22,00 205,775 2928

98 0 MİZGİN   ALTAY 12C 19 17 14,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 29 29 21,75 205,768 2929

99 0 ELİF TEKİN 12B 19 14 15,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 5 1,75 28 25 21,75 205,670 2932

100 0 ZİLAN    İLHAN   16 15 12,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 26 19 21,25 204,603 2943

101 0 ZBYDE    ÇLK 12B 24 11 21,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 26 21,50 204,168 2945

102 0 ROJBİN   AKGÜL 12C 19 12 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 25 15 21,25 204,135 2946

103 0 MUSTAFA  ATLAK 12E 15 14 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 26 20 21,00 203,925 2947

104 0 PELDA BAŞARAN 12F 24 13 20,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 20 21,00 202,723 2953

105 0 HALİME   ÜZÜMCÜ 12D 22 18 17,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 28 29 20,75 202,390 2959

106 0 VARŞİN   ÇTNKY 11F 20 10 17,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 19 20,25 200,870 2972

107 0 MUHAMMED ARSLAN 12B 18 1 17,75 2 3 1,25 3 7 1,25 23 11 20,25 200,848 2973

108 0 GÜLE 12D 16 11 13,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 24 20,00 200,728 2974

109 0 BEHZAT   CALP 12D 20 19 15,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 28 20,00 200,458 2975

110 0 SEFA     ALTUNER 12A 17 18 12,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 29 19,75 199,990 2979

111 0 ELİF     DOĞAN 12F 22 13 18,75 1 3 0,25 1 0 1,00 24 16 20,00 199,963 2980

112 0 DİZEM    TUNCAY 12C 23 15 19,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 25 20 20,00 199,898 2981

113 0 SULTAN   ÖNER 12B 12 10 9,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 9 7 7,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 26 19,50 199,705 2982

114 0 BİLAL    AKIN 12E 17 18 12,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 4 3,00 28 34 19,50 199,265 2985

115 0 BERFİN   IRMAK 12C 18 14 14,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 25 22 19,50 199,015 2987

116 0 MEHMETŞAH YAKIN 12C 14 16 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 32 19,00 198,110 2994
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

117 0 AMİNE    YARDIMCI 12E 17 18 12,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 26 28 19,00 197,755 2996

118 0 ELİF     KAYA 12D 20 13 16,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 23 16 19,00 197,203 3002

119 0 MURAT    ÖNAL 12A 18 13 14,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 24 21 18,75 196,708 3004

120 0 AYLİN ASLAN 12A 15 15 11,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 24 23 18,25 195,653 3015

121 0 MURAT CANTEMLİ 12D 18 16 14,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 25 27 18,25 195,295 3018

122 0 SENANURTURGUT 12F 19 13 15,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 6 1,50 27 35 18,25 195,068 3019

123 0 MEDİNE   KURAL 12C 12 14 8,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 21 15 17,25 192,990 3030

124 0 MİZGİN   EKİNCİ 12E 15 9 12,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 17 16,75 190,918 3034

125 0 FARUK    EVCİL 12B 12 12 9,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 6 5 4,75 2 1 1,75 2 1 1,75 22 23 16,25 190,045 3037

126 0 ŞİLAN    KAPLAN 12D 20 18 15,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 25 34 16,50 189,815 3041

127 0 SEMA     KOYUNCU 12E 12 4 11,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 19 11 16,25 189,645 3043

128 0 ŞEYMANUR BÜYÜKTOP 12C 17 13 13,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 21 19 16,25 189,328 3046

129 0 MELEK    ÇİFT İ 12F 19 20 14,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 35 16,25 189,245 3047

130 0 YASEMİN  SEZGİN 12F 21 15 17,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 23 27 16,25 188,833 3050

131 0 HASAN    KAZAK 12F 11 10 8,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 19 13 15,75 188,460 3053

132 0 NUH      EKER 12D 17 9 14,75 3 7 1,25 20 16 16,00 188,403 3054

133 0 TUBA     ARI 12D 14 17 9,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 25 15,75 188,318 3055

134 0 YUSUF    YELBOĞA 12D 8 9 5,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 19 14 15,50 188,063 3058

135 0 NAİM     AKIN 12D 15 25 8,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 25 38 15,50 187,673 3061

136 0 MELEK  G EGE 12E 17 21 11,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 24 34 15,50 187,283 3063

137 0 ALEYNA   TAVUKÇU 12C 18 12 15,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 22 15,50 186,860 3068

138 0 BETÜL    DAML* AZ 12D 16 14 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 23 15,25 186,420 3071

139 0 NAMET    YARDIMCI 12B 16 18 11,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 27 48 15,00 185,905 3072

140 0 ECRİN    GÜNDEM 12B 13 4 12,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 4 2,00 18 12 15,00 185,740 3074

141 0 İREM     AKGÜL 12D 15 12 12,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 20 15,00 185,710 3075

142 0 ESRA  Ş  İŞCAN 12F 18 12 15,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 20 20 15,00 185,340 3077

143 0 BERFİN   MEHMETOĞL 12F 16 11 13,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 18 13 14,75 184,823 3080

144 0 MUHAMMED GÜL 12D 14 18 9,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 22 30 14,50 184,545 3081

145 0 SER *    ARTAŞ 12C 15 21 9,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 22 30 14,50 184,523 3082
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

146 0 İREM     İNSEL 12D 14 15 10,25 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 19 18 14,50 184,458 3083

147 0 BÜŞRA    ATÇI 12A 19 15 15,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 26 14,50 183,778 3086

148 0 ELİF     ATKU 12F 16 18 11,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 22 31 14,25 183,540 3087

149 0 RAMAZAN  OKAN 12A 16 13 12,75 3 6 1,50 19 19 14,25 183,378 3088

150 0 EMRE     YAMAN 12F 16 13 12,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 20 23 14,25 183,368 3089

151 0 RONAY   ARL AN 12B 17 16 13,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 26 47 14,25 183,275 3091

152 0 YEŞİM    ACET 12F 13 11 10,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 18 16 14,00 182,948 3092

153 0 EMRE     TEMLİ 12D 15 11 12,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 21 13,75 181,933 3100

154 0 MERVE    SEVİM 12C 10 10 7,50 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 17 16 13,00 180,285 3108

155 0 CEMAL   ÇETİNKAYA 12E 15 16 11,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 19 24 13,00 179,830 3112

156 0 HASRET   DEMİR 12E 12 17 7,75 4 0 4,00 1 3 0,25 1 3 0,25 18 23 12,25 177,988 3116

157 0 HACİRE   EMRE 12A 8 12 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 19 28 12,00 177,650 3119

158 0 MERT 12D 9 5 7,75 1 1 0,75 4 2 3,50 14 8 12,00 177,233 3122

159 0 GAMZE    ÖZLÜK 12F 15 23 9,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 22 40 12,00 177,038 3124

160 0 BÜŞRA    ÇELİK 12A 9 14 5,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 18 27 11,25 175,330 3131

161 0 AGİT     ÇETİNKAYA 12D 17 22 11,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 20 35 11,25 174,480 3136

162 0 ELİF     ŞİMŞEK   16 22 10,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 24 52 11,00 173,765 3138

163 0 NUPEL    AKSU 12C 11 11 8,25 2 2 1,50 1 0 1,00 14 13 10,75 173,393 3141

164 0 ŞEYMA    ÖZEL 12F 18 19 13,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 29 10,75 172,743 3146

165 0 SİPAN    ÇETİNKAYA 12F 13 10 10,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 14 15 10,25 171,590 3152

166 0 MERVE    TOSUN 12D 13 17 8,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 16 25 9,75 170,308 3159

167 0 MURAT A  ATAK 12F 6 15 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 27 9,25 169,673 3162

168 0 HARUN ÇTNKY 12D 11 13 7,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 14 22 8,50 166,663 3172

169 0 BERAT    ÇETİN 12D 8 24 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 17 35 8,25 166,655 3173

170 0 BETÜL    SAÇIK 12D 5 8 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 10 9 7,75 165,015 3183

171 0 ERCAN    ALAĞAŞ 12E 10 16 6,00 1 4 0,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 26 7,50 163,840 3190

172 0 HAVANUR  OÇAK 12D 10 14 6,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 14 26 7,50 163,805 3191

173 0 EKREM    SALA 12C 15 20 10,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 34 7,50 163,330 3194

174 0 SEMİ     GÜNGÖR 12B 8 20 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 11 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 20 52 7,00 162,800 3199
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 180 180 180 3640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 9,17 21,65 2,77 1,19 2,47 2,46 1,11 2,18 1,56 1,58 1,16 2,81 1,06 2,55 0,01 0,01 0,01 12,13 2,70 11,46 2,04 0,60 1,89 1,52 1,82 1,06 2,68 0,95 2,44 1,81 1,28 1,49 53,7321,47 48,36 273,940

Okul Ortalaması 19,9112,28 16,84 2,11 1,50 1,74 1,57 1,46 1,20 0,84 1,29 0,52 1,77 1,33 1,43 0,03 0,03 0,02 2,64 2,76 1,95 0,07 0,21 0,02 0,32 0,83 0,11 0,32 0,63 0,17 0,27 0,54 0,13 29,8522,86 24,13 211,890

KATILIMLAR

175 0 AYŞE     TAŞ 12E 9 27 2,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 16 43 5,25 157,563 3217

176 0 SAMED    ÇETOOĞLU 12F 5 3 4,25 5 3 4,25 154,283 3232

177 0 MUHARREM SAVĞA   9 25 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 13 42 2,50 149,193 3261

178 0 ELİF     UZUNBAY 12B 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 8 2,00 147,610 3271

179 0 RESUL    PEYNİRCİ 12E 8 25 1,75 8 25 1,75 147,058 3274

180 0 SARA     YARAŞ 12B 3 16 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 12 40 2,00
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