
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

KATILIMLAR

1 1067 ÖMER İRVASO -9D 16 6 14,50 21 2 20,50 15 0 15,00 11 2 10,50 63 10 60,50 322,398 1 1 1 1 667

2 0 MEHMET MAZHAR BİŞİ -9D 18 9 15,75 15 9 12,75 13 8 11,00 18 12 15,00 64 38 54,50 304,380 2 2 2 2 908

3 78 AHSEN NUR GÜL -9B 19 10 16,50 17 11 14,25 9 4 8,00 17 9 14,75 62 34 53,50 301,266 1 3 3 3 946

4 285 BERFİN İLTEN -9G 20 8 18,00 20 9 17,75 7 4 6,00 12 10 9,50 59 31 51,25 294,098 1 4 4 4 1037

5 533 DİLAN TEKİN -9F 14 10 11,50 15 6 13,50 14 5 12,75 11 3 10,25 54 24 48,00 285,203 1 5 5 5 1148

6 442 ROZERİN TEKİN -9C 20 7 18,25 16 11 13,25 11 6 9,50 7 2 6,50 54 26 47,50 282,673 1 6 6 6 1165

7 253 ESRA OĞUZ -9D 20 7 18,25 14 14 10,50 11 4 10,00 10 12 7,00 55 37 45,75 277,432 3 7 7 7 1224

8 549 YUSUF KIRAR -9A 16 12 13,00 6 4 5,00 12 6 10,50 17 5 15,75 51 27 44,25 273,956 1 8 8 8 1266

9 519 ZEYNEP BÜLBÜL -9E 20 6 18,50 19 8 17,00 4 3 3,25 7 5 5,75 50 22 44,50 273,592 1 9 9 9 1270

10 592 YUNUS AYDIN -9C 17 11 14,25 21 9 18,75 2 4 1,00 13 11 10,25 53 35 44,25 273,573 2 10 10 10 1271

11 564 BİLAL YILMAZ -9F 12 9 9,75 18 7 16,25 8 7 6,25 14 9 11,75 52 32 44,00 273,467 2 11 11 11 1272

12 1057 EZEL TAŞ -9G 18 12 15,00 19 11 16,25 6 12 3,00 14 16 10,00 57 51 44,25 273,466 2 12 12 12 1273

13 219 HEVAL KALKAN JR -9G 21 9 18,75 16 10 13,50 4 13 0,75 15 15 11,25 56 47 44,25 273,028 3 13 13 13 1278

14 477 DİLAN ÖĞÜT -9A 18 9 15,75 13 11 10,25 7 4 6,00 14 10 11,50 52 34 43,50 271,174 2 14 14 14 1291

15 246 AYŞE ERATİLLA -9G 19 9 16,75 14 6 12,50 6 10 3,50 13 9 10,75 52 34 43,50 271,014 4 15 15 15 1294

16 950 SİYABEND ÖZDEMİR -9G 20 10 17,50 15 15 11,25 5 9 2,75 14 12 11,00 54 46 42,50 267,920 5 16 16 16 1335

17 560 RONİ AYÇİÇEK -9C 18 12 15,00 20 9 17,75 2 1 1,75 12 17 7,75 52 39 42,25 267,364 3 17 17 17 1346

18 220 MERVE GEREKLİ -9D 16 11 13,25 18 12 15,00 4 3 3,25 14 14 10,50 52 40 42,00 266,950 4 18 18 18 1350

19 580 BEYTULLAH DURAN -9B 15 13 11,75 17 9 14,75 4 8 2,00 15 7 13,25 51 37 41,75 266,503 2 19 19 19 1354

20 482 -9E 19 9 16,75 18 6 16,50 4 3 3,25 6 5 4,75 47 23 41,25 264,010 2 20 20 20 1392

21 598 AMARA ELFARİSE *Lİ -9F 12 9 9,75 14 4 13,00 7 4 6,00 13 4 12,00 46 21 40,75 263,707 3 21 21 21 1395

22 586 SELMAN TAŞ -9G 13 9 10,75 17 10 14,50 6 3 5,25 13 12 10,00 49 34 40,50 262,746 6 22 22 22 1406

23 0 YUSUF KARABAŞ -9B 20 9 17,75 15 15 11,25 15 14 11,50 50 38 40,50 261,896 3 23 23 23 1420

24 1059 İREM KISA -9G 17 12 14,00 15 14 11,50 4 7 2,25 15 10 12,50 51 43 40,25 261,672 7 24 24 24 1421

25 1062 ŞİLAN DEMİR -9G 18 12 15,00 16 12 13,00 4 8 2,00 12 12 9,00 50 44 39,00 257,644 8 25 25 25 1474

26 1041 YUSUF ERCAN -9G 15 13 11,75 17 12 14,00 4 8 2,00 13 9 10,75 49 42 38,50 256,634 9 26 26 26 1489

27 1061 BÜŞRA BELGE -9G 14 11 11,25 15 10 12,50 9 8 7,00 9 5 7,75 47 34 38,50 256,579 10 27 27 27 1491

28 379 ZİLAN ORAK -9A 19 10 16,50 18 9 15,75 6 5 4,75 4 10 1,50 47 34 38,50 255,646 3 28 28 28 1500

29 0 CE LAN BEDER -9C 18 9 15,75 12 16 8,00 8 6 6,50 10 8 8,00 48 39 38,25 255,252 4 29 29 29 1506

30 437 CANAN TER -9C 19 10 16,50 16 13 12,75 6 15 2,25 9 11 6,25 50 49 37,75 253,582 5 30 30 30 1527

31 542 ALEYNA SOLAK -9F 22 7 20,25 10 11 7,25 5 5 3,75 9 10 6,50 46 33 37,75 253,104 4 31 31 31 1531

32 538 HACER ERİPEK -9D 15 12 12,00 16 9 13,75 6 5 4,75 9 11 6,25 46 37 36,75 251,161 5 32 32 32 1557

33 561 İSMAİL GÜNEŞ -9D 16 14 12,50 12 18 7,50 5 9 2,75 17 13 13,75 50 54 36,50 250,644 6 33 33 33 1563

34 1065 İRAMERİ ORHAN -9D 13 14 9,50 13 14 9,50 6 6 4,50 15 9 12,75 47 43 36,25 250,243 7 34 34 34 1570

35 437 SUDE GÖRKEN -9C 16 7 14,25 13 3 12,25 4 1 3,75 8 7 6,25 41 18 36,50 250,117 6 35 35 35 1572

36 540 NİSANUR YAMAN -9E 17 11 14,25 16 11 13,25 4 0 4,00 7 8 5,00 44 30 36,50 250,067 3 36 36 36 1573

37 0 GÜLSÜM KAPLAN -9A 18 8 16,00 13 8 11,00 2 1 1,75 9 5 7,75 42 22 36,50 249,949 4 37 37 37 1574

38 583 AHMET DEMİR -9E 19 11 16,25 15 13 11,75 2 2 1,50 9 9 6,75 45 35 36,25 249,125 4 38 38 38 1584

39 498 NURGÜL ŞİMŞEK -9D 15 10 12,50 15 7 13,25 3 4 2,00 11 11 8,25 44 32 36,00 248,921 8 39 39 39 1589

40 601 AZİZ YILMAZ -9B 14 16 10,00 17 9 14,75 4 4 3,00 11 12 8,00 46 41 35,75 248,485 4 40 40 40 1592

41 681 FIRAT ÇELENK -9G 16 14 12,50 6 9 3,75 7 6 5,50 17 12 14,00 46 41 35,75 248,400 11 41 41 41 1595

42 425 EMİNE ZENGİN* -9F 16 11 13,25 11 10 8,50 7 10 4,50 12 10 9,50 46 41 35,75 248,122 5 42 42 42 1599

43 402 AYŞEGÜL KOÇHAN -9G 18 7 16,25 16 9 13,75 2 2 1,50 7 11 4,25 43 29 35,75 247,522 12 43 43 43 1603

44 499 ŞEVİN AVCI -9A 13 14 9,50 19 8 17,00 4 3 3,25 7 6 5,50 43 31 35,25 246,947 5 44 44 44 1607

45 543 İLAYDANUR CENGİZ -9F 14 15 10,25 13 12 10,00 9 5 7,75 10 11 7,25 46 43 35,25 246,919 6 45 45 45 1608

46 942 ABDULLAH DİLEK -9F 15 15 11,25 18 12 15,00 8 22 2,50 11 19 6,25 52 68 35,00 245,998 7 46 46 46 1617

47 574 DELİLA GEZİCİ -9C 20 6 18,50 9 13 5,75 2 0 2,00 11 8 9,00 42 27 35,25 245,917 7 47 47 47 1619

48 428 MELİSA EZER -9F 12 17 7,75 15 12 12,00 8 7 6,25 12 13 8,75 47 49 34,75 245,801 8 48 48 48 1623
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49 505 HAVVA ÖNDER -9B 15 13 11,75 13 5 11,75 5 5 3,75 10 11 7,25 43 34 34,50 244,470 5 49 49 49 1643

50 258 BEYZA TÜRKAN -9E 14 9 11,75 19 7 17,25 4 18 -0,50 7 10 4,50 44 44 33,00 239,851 5 50 50 50 1703

51 609 DEMHAT DAL -9B 13 6 11,50 10 11 7,25 6 4 5,00 10 4 9,00 39 25 32,75 239,312 6 51 51 51 1707

52 156 CANDAN ERASLAN -9B 12 11 9,25 15 7 13,25 9 6 7,50 6 14 2,50 42 38 32,50 238,593 7 52 52 52 1716

53 419 ZİLAN ÖĞÜT -9C 14 10 11,50 12 6 10,50 8 7 6,25 7 11 4,25 41 34 32,50 238,370 8 53 53 53 1718

54 581 YUSUF BARAN -9C 17 4 16,00 10 11 7,25 10 3 9,25 37 18 32,50 237,615 9 54 54 54 1727

55 480 SUDENAZ DUMAN -9D 18 11 15,25 12 13 8,75 4 12 1,00 9 7 7,25 43 43 32,25 237,251 9 55 55 55 1733

56 1034 AHMET TURAN -9A 20 7 18,25 7 7 5,25 9 5 7,75 2 4 1,00 38 23 32,25 236,611 6 56 56 56 1737

57 506 SÜMEYYE KAYA -9D 13 13 9,75 13 10 10,50 4 1 3,75 10 9 7,75 40 33 31,75 236,483 10 57 57 57 1740

58 0 TUANA ALKAN -9D 14 10 11,50 9 10 6,50 7 1 6,75 8 4 7,00 38 25 31,75 236,226 11 58 58 58 1744

59 341 BAHTİYAR IRMAK -9D 13 11 10,25 14 13 10,75 5 5 3,75 11 17 6,75 43 46 31,50 235,627 12 59 59 59 1751

60 0 SÜMEYYE GÖRDEGİR -9D 16 9 13,75 11 10 8,50 6 3 5,25 7 12 4,00 40 34 31,50 235,062 13 60 60 60 1755

61 616 BARIŞ ŞENKAL -9F 14 13 10,75 15 8 13,00 4 10 1,50 7 5 5,75 40 36 31,00 234,019 9 61 61 61 1768

62 441 SENA TAT RĞAN -9E 16 14 12,50 14 4 13,00 6 2 5,50 36 20 31,00 233,781 6 62 62 62 1772

63 608 EFE ÖZDEMR -9A 18 11 15,25 11 12 8,00 4 4 3,00 5 2 4,50 38 29 30,75 232,632 7 63 63 63 1785

64 468 ROJİN TOĞRAP -9A 18 10 15,50 12 12 9,00 3 2 2,50 8 17 3,75 41 41 30,75 232,570 8 64 64 64 1787

65 623 ABDULSAMET ÜNLÜ -9E 13 10 10,50 19 8 17,00 5 5 3,75 3 15 -0,75 40 38 30,50 232,288 7 65 65 65 1790

66 1058 MUSTA A ÜNER -9G 17 7 15,25 10 9 7,75 2 9 -0,25 10 9 7,75 39 34 30,50 232,011 13 66 66 66 1794

67 528 VİYAN YARMA -9B 14 15 10,25 15 15 11,25 6 14 2,50 11 19 6,25 46 63 30,25 231,849 8 67 67 67 1797

68 611 RONİ AYDIN -9C 15 13 11,75 10 10 7,50 2 2 1,50 12 10 9,50 39 35 30,25 231,784 10 68 68 68 1798

69 525 ECRİN CÜCİ -9A 12 15 8,25 16 12 13,00 3 1 2,75 9 12 6,00 40 40 30,00 231,348 9 69 69 69 1801

70 1068 UMUT FATİH AKDEMİR -9D 12 12 9,00 12 7 10,25 8 13 4,75 9 14 5,50 41 46 29,50 229,727 14 70 70 70 1822

71 1036 ABDULLAH KINA -9B 15 12 12,00 13 14 9,50 3 6 1,50 10 14 6,50 41 46 29,50 229,377 9 71 71 71 1825

72 320 AHMET ALİ AYHAN -9E 18 12 15,00 15 15 11,25 3 8 1,00 4 9 1,75 40 44 29,00 227,294 8 72 72 72 1843

73 978 HÜMEYRA DARILMA -9E 15 13 11,75 11 10 8,50 7 13 3,75 9 17 4,75 42 53 28,75 227,085 9 73 73 73 1847

74 381 RUKEN BAYBARS -9B 13 10 10,50 12 10 9,50 5 3 4,25 7 11 4,25 37 34 28,50 226,476 10 74 74 74 1855

75 620 BERDAN KAYA -9C 12 16 8,00 14 11 11,25 10 4 9,00 36 31 28,25 226,240 11 75 75 75 1859

76 643 ÖMER FARUK ORHAN -9G 14 11 11,25 10 10 7,50 3 4 2,00 9 6 7,50 36 31 28,25 225,757 14 76 76 76 1862

77 426 SUDENUR TATARĞAN -9E 11 11 8,25 9 11 6,25 3 3 2,25 14 11 11,25 37 36 28,00 225,546 10 77 77 77 1864

78 495 ZİLAN TUNÇ -9E 14 16 10,00 16 14 12,50 1 4 0,00 10 18 5,50 41 52 28,00 225,088 11 78 78 78 1867

79 436 SEMA ALAN -9E 11 17 6,75 17 10 14,50 5 7 3,25 6 12 3,00 39 46 27,50 223,908 12 79 79 79 1875

80 463 HACER NARİN -9E 12 16 8,00 16 8 14,00 2 8 0,00 9 14 5,50 39 46 27,50 223,845 13 80 80 80 1877

81 1003 FURKAN TUNCER -9G 18 10 15,50 15 11 12,25 33 21 27,75 223,402 15 81 81 81 1879

82 488 İREM ONAT -9B 13 11 10,25 14 12 11,00 1 6 -0,50 9 11 6,25 37 40 27,00 222,080 11 82 82 82 1887

83 544 ZEHRA OĞU Z -9B 11 10 8,50 15 4 14,00 3 2 2,50 4 9 1,75 33 25 26,75 221,376 12 83 83 83 1891

84 275 ZEYNEP ADAK -9C 13 16 9,00 9 18 4,50 7 9 4,75 11 11 8,25 40 54 26,50 220,819 12 84 84 84 1897

85 417 DİCLE SAÇIK -9B 13 12 10,00 7 5 5,75 7 7 5,25 7 6 5,50 34 30 26,50 220,579 13 85 85 85 1898

86 276 ŞEVVAL YARDIMCI -9F 14 12 11,00 13 14 9,50 6 12 3,00 8 21 2,75 41 59 26,25 219,588 10 86 86 86 1905

87 326 RE* İYE EKİNCİ -9C 7 18 2,50 13 15 9,25 10 9 7,75 10 15 6,25 40 57 25,75 219,330 13 87 87 87 1908

88 430 ZEYNEP AKBIYIK -9A 11 14 7,50 17 8 15,00 2 6 0,50 6 12 3,00 36 40 26,00 219,301 10 88 88 88 1909

89 604 YUSUF IŞIK -9D 11 6 9,50 7 6 5,50 2 2 1,50 10 3 9,25 30 17 25,75 218,540 15 89 89 89 1916

90 466 SİBEL BİLTEKİN -9G 7 8 5,00 10 9 7,75 4 6 2,50 12 8 10,00 33 31 25,25 217,652 16 90 90 90 1929

91 578 ENESCAN DEMİRHAN -9A 11 16 7,00 18 9 15,75 4 7 2,25 33 32 25,00 216,240 11 91 91 91 1944

92 294 BEKİR KOFAN -9D 10 17 5,75 14 16 10,00 3 8 1,00 12 16 8,00 39 57 24,75 215,971 16 92 92 92 1948

93 591 HARUN EDEMCİ -9B 10 18 5,50 14 15 10,25 3 1 2,75 8 7 6,25 35 41 24,75 215,934 14 93 93 93 1949

94 346 BUSENUR BAŞKIRAN -9D 13 17 8,75 9 18 4,50 6 12 3,00 12 14 8,50 40 61 24,75 215,601 17 94 94 94 1950

95 486 MEYREM TUFAN -9G 14 12 11,00 11 14 7,50 2 5 0,75 9 14 5,50 36 45 24,75 215,189 17 95 95 95 1956

96 981 YUSUF DURMAZ -9E 11 16 7,00 16 13 12,75 5 18 0,50 9 19 4,25 41 66 24,50 214,907 14 96 96 96 1957
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Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

KATILIMLAR

97 512 CANSU EGE -9B 8 17 3,75 9 7 7,25 5 4 4,00 11 7 9,25 33 35 24,25 214,778 15 97 97 97 1958

98 470 ECRİN ERDOĞAN -9C 15 12 12,00 13 13 9,75 5 9 2,75 33 34 24,50 214,197 14 98 98 98 1963

99 424 MERYEM EDİZ -9E 11 9 8,75 10 13 6,75 6 20 1,00 11 13 7,75 38 55 24,25 214,068 15 99 99 99 1965

100 615 DERSİM BUDAK -9F 12 15 8,25 12 15 8,25 5 4 4,00 9 21 3,75 38 55 24,25 213,973 11 100 100 100 1968

101 438 ESENGÜL ARSLAN -9G 11 18 6,50 10 10 7,50 3 5 1,75 11 11 8,25 35 44 24,00 213,629 18 101 101 101 1974

102 720 MİRAÇ TAŞKESEN -9C 9 18 4,50 11 14 7,50 8 3 7,25 6 6 4,50 34 41 23,75 212,988 15 102 102 102 1982

103 0 CRONN ALL*ÇÇ -9 8 11 5,25 13 11 10,25 4 8 2,00 10 15 6,25 35 45 23,75 212,960 1 103 103 103 1983

104 503 ŞEVAL TAŞ -9B 11 16 7,00 10 17 5,75 4 20 -1,00 15 15 11,25 40 68 23,00 210,678 16 104 104 104 2003

105 685 YAKUP EMRE KAPAR -9A 12 14 8,50 14 8 12,00 3 8 1,00 2 2 1,50 31 32 23,00 210,093 12 105 105 105 2009

106 725 MUHAMMEDMUSTAFA AKSO-9E 15 13 11,75 16 14 12,50 5 25 -1,25 36 52 23,00 209,561 16 106 106 106 2014

107 1069 İSHAK KAYA -9E 13 12 10,00 12 15 8,25 7 12 4,00 5 18 0,50 37 57 22,75 209,107 17 107 107 107 2019

108 323 ZEYNEP KAYA -9A 16 9 13,75 6 8 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 28 21 22,75 208,739 13 108 108 108 2022

109 1443 YUSUF ÖKSÜZ -9C 12 18 7,50 14 13 10,75 6 7 4,25 32 38 22,50 208,660 16 109 109 109 2024

110 625 BİLAL ATAY -9F 9 16 5,00 15 12 12,00 9 15 5,25 33 43 22,25 208,444 12 110 110 110 2025

111 389 HİRANUR TURAN -9A 16 12 13,00 6 12 3,00 1 6 -0,50 10 12 7,00 33 42 22,50 208,225 14 111 111 111 2028

112 465 SENANUR GİRTİ -9F 12 16 8,00 10 16 6,00 6 7 4,25 9 21 3,75 37 60 22,00 207,242 13 112 112 112 2032

113 532 ŞEYMA OSMANOĞLU -9E 15 13 11,75 10 19 5,25 4 6 2,50 8 22 2,50 37 60 22,00 206,705 18 113 113 113 2036

114 387 RUKEN ARSLAN -9D 13 17 8,75 7 19 2,25 2 3 1,25 13 14 9,50 35 53 21,75 206,623 18 114 114 114 2037

115 584 M FURKAN BALCI -9F 10 6 8,50 4 1 3,75 6 5 4,75 6 6 4,50 26 18 21,50 205,704 14 115 115 115 2044

116 566 YUSUF EKİN -9G 14 16 10,00 12 18 7,50 9 20 4,00 6 24 0,00 41 78 21,50 205,329 19 116 116 116 2046

117 496 NİSAN IŞIK -9F 9 11 6,25 15 12 12,00 1 2 0,50 5 10 2,50 30 35 21,25 205,165 15 117 117 117 2048

118 325 YAĞMUR AKPINAR -9B 11 12 8,00 10 10 7,50 0 2 -0,50 9 11 6,25 30 35 21,25 205,088 17 118 118 118 2049

119 493 HİRANUR YILDIZ -9D 13 16 9,00 9 10 6,50 5 8 3,00 5 9 2,75 32 43 21,25 204,818 19 119 119 119 2050

120 537 ZEYNEP ZANA BİÇEN -9C 8 15 4,25 16 10 13,50 5 7 3,25 2 8 0,00 31 40 21,00 204,574 17 120 120 120 2053

121 911 RUKEN KOÇ -9A 11 17 6,75 10 16 6,00 4 8 2,00 8 7 6,25 33 48 21,00 204,499 15 121 121 121 2055

122 480 SUNA SÖNMEZ -9C 11 14 7,50 12 12 9,00 4 3 3,25 5 15 1,25 32 44 21,00 204,201 18 122 122 122 2060

123 431 HAYRUNNİSA YİĞİT -9B 11 13 7,75 15 13 11,75 3 6 1,50 29 32 21,00 204,179 18 123 123 123 2061

124 454 NALİN PELDEK -9G 9 16 5,00 9 12 6,00 2 2 1,50 10 7 8,25 30 37 20,75 204,055 20 124 124 124 2062

125 235 MELİSA TORAK -9E 19 11 16,25 2 6 0,50 3 5 1,75 4 5 2,75 28 27 21,25 203,875 19 125 125 125 2063

126 201 ONUR YILMAZZZ -9E 14 9 11,75 10 5 8,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 27 24 21,00 203,629 20 126 126 126 2066

127 607 FENER HÜSEYİN -9G 12 12 9,00 4 12 1,00 2 7 0,25 14 14 10,50 32 45 20,75 203,625 21 127 127 127 2067

128 259 HİLANUR KANDEMİR -9A 12 15 8,25 11 16 7,00 2 4 1,00 9 18 4,50 34 53 20,75 203,482 16 128 128 128 2068

129 536 HAZAL DENİZ -9B 13 17 8,75 13 15 9,25 3 7 1,25 3 6 1,50 32 45 20,75 203,297 19 129 129 129 2070

130 1031 EMRE ATAİBİŞ -9D 11 18 6,50 14 15 10,25 1 22 -4,50 12 15 8,25 38 70 20,50 203,108 20 130 130 130 2073

131 575 ABDURAHMAN SUNA -9F 12 17 7,75 13 17 8,75 1 8 -1,00 10 20 5,00 36 62 20,50 202,816 16 131 131 131 2075

132 472 AMİNE ANDİÇ -9D 8 15 4,25 10 12 7,00 4 6 2,50 9 10 6,50 31 43 20,25 202,579 21 132 132 132 2077

133 1033 ABDULSELAM ARITÜRK -9B 8 11 5,25 11 11 8,25 4 3 3,25 6 11 3,25 29 36 20,00 201,568 20 133 133 133 2084

134 208 SAMET GÖMÜRCİ -9F 9 21 3,75 15 15 11,25 1 0 1,00 9 21 3,75 34 57 19,75 201,031 17 134 134 134 2089

135 455 ÖZLEM OK -9A 11 16 7,00 12 14 8,50 4 16 0,00 9 19 4,25 36 65 19,75 200,629 17 135 135 135 2093

136 0 EYÜP ÇELİKER -9F 9 21 3,75 13 17 8,75 6 9 3,75 6 11 3,25 34 58 19,50 200,260 18 136 136 136 2096

137 450 MİNENUR GEREKLİ -9D 11 12 8,00 7 3 6,25 4 6 2,50 4 5 2,75 26 26 19,50 199,687 22 137 137 137 2101

138 401 MELEK TACAR -9F 12 10 9,50 5 9 2,75 5 4 4,00 6 11 3,25 28 34 19,50 199,512 19 138 138 138 2102

139 445 FATMA BAHRİOĞLU -9E 13 8 11,00 3 3 2,25 3 4 2,00 7 11 4,25 26 26 19,50 199,357 21 139 139 139 2103

140 593 GÖKHAN KANTAR -9E 16 14 12,50 10 20 5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 31 46 19,50 199,022 22 140 140 140 2106

141 511 BERFİN İNAN -9A 12 16 8,00 13 16 9,00 2 4 1,00 4 11 1,25 31 47 19,25 198,876 18 141 141 141 2107

142 0 BARAN DEMİR -9C 9 9 6,75 10 10 7,50 3 2 2,50 4 7 2,25 26 28 19,00 198,327 19 142 142 142 2112

143 582 EREN OTKU -9D 13 15 9,25 9 10 6,50 2 5 0,75 7 18 2,50 31 48 19,00 198,012 23 143 143 143 2116

144 568 MUHAMMED ÇOBAN -9A 13 14 9,50 9 11 6,25 2 4 1,00 3 3 2,25 27 32 19,00 197,969 19 144 144 144 2117
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BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

KATILIMLAR

145 0 CEYLANÇELİK   11 16 7,00 13 15 9,25 0 10 -2,50 9 16 5,00 33 57 18,75 197,653 1 145 145 145 2118

146 944 HAMZA ÇOBAN -9D 8 16 4,00 12 12 9,00 4 10 1,50 8 16 4,00 32 54 18,50 197,251 24 146 146 146 2119

147 1056 ZEYNEP OBAY -9G 8 22 2,50 11 19 6,25 3 7 1,25 12 15 8,25 34 63 18,25 196,865 22 147 147 147 2121

148 479 PELDA DOĞMUŞ   B 11 19 6,25 2 11 -0,75 6 15 2,25 14 14 10,50 33 59 18,25 196,467 1 148 148 148 2125

149 483 CANSU KARABULUT -9F 11 13 7,75 8 12 5,00 4 8 2,00 7 14 3,50 30 47 18,25 195,992 20 149 149 149 2126

150 459 MİNA TOPRAK -9B 6 20 1,00 6 10 3,50 10 11 7,25 9 13 5,75 31 54 17,50 194,705 21 150 150 150 2134

151 1080 EZEL SAVĞA -9C 10 14 6,50 6 2 5,50 2 4 1,00 7 9 4,75 25 29 17,75 194,702 20 151 151 151 2135

152 289 NURŞİN KALAÇİ -9E 7 17 2,75 10 10 7,50 6 14 2,50 7 9 4,75 30 50 17,50 194,438 23 152 152 152 2138

153 548 EVİN YAVUZ -9D 13 15 9,25 5 23 -0,75 12 15 8,25 6 21 0,75 36 74 17,50 193,433 25 153 153 153 2146

154 1040 CEMİL FIRAT ONAR -9F 10 19 5,25 8 18 3,50 4 8 2,00 10 15 6,25 32 60 17,00 192,670 21 154 154 154 2151

155 423 ROJİN YEŞİLMEN -9D 10 12 7,00 5 13 1,75 6 5 4,75 6 10 3,50 27 40 17,00 192,332 26 155 155 155 2153

156 373 DERYA GÖKÇE -9C 8 12 5,00 10 10 7,50 4 0 4,00 3 11 0,25 25 33 16,75 191,711 21 156 156 156 2157

157 570 ALİ ÖZEL -9B 11 18 6,50 8 10 5,50 2 7 0,25 7 10 4,50 28 45 16,75 191,686 22 157 157 157 2158

158 1002 DİLARA AVCI -9A 11 17 6,75 8 7 6,25 3 4 2,00 4 9 1,75 26 37 16,75 191,543 20 158 158 158 2159

159 618 UMUT AVŞAR -9A 11 10 8,50 7 9 4,75 2 3 1,25 4 7 2,25 24 29 16,75 191,336 21 159 159 159 2160

160 447 HİRANUR TAN -9G 7 13 3,75 5 5 3,75 6 5 4,75 6 7 4,25 24 30 16,50 191,282 23 160 160 160 2162

161 449 TUĞÇE EKİNCİLA -9C 10 18 5,50 5 12 2,00 10 13 6,75 5 11 2,25 30 54 16,50 190,974 22 161 161 161 2165

162 597 OSMAN ÇELİKBİLEK -9A 11 17 6,75 8 16 4,00 3 3 2,25 5 6 3,50 27 42 16,50 190,862 22 162 162 162 2166

163 531 DİLAN TÜRKAN -9C 12 8 10,00 5 12 2,00 4 5 2,75 3 5 1,75 24 30 16,50 190,369 23 163 163 163 2168

164 577 AHMET DİNÇ -9E 13 13 9,75 10 13 6,75 23 26 16,50 190,332 24 164 164 164 2170

165 510 ZEHRA KAYA -9G 8 13 4,75 9 14 5,50 3 5 1,75 7 13 3,75 27 45 15,75 188,877 24 165 165 165 2181

166 369 SAKİNE DUR -9G 7 9 4,75 9 7 7,25 3 6 1,50 5 11 2,25 24 33 15,75 188,817 25 166 166 166 2182

167 1063 MUHAMMED YAVUZ -9* 15 14 11,50 4 3 3,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 21 15,75 187,830 1 167 167 167 2189

168 4 ÖZLEM ŞAHİN -9F 8 14 4,50 10 11 7,25 1 3 0,25 8 19 3,25 27 47 15,25 187,387 22 168 168 168 2191

169 487 DİÇLAN BÖRÜ -9A 8 15 4,25 10 7 8,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 23 32 15,00 186,528 23 169 169 169 2194

170 0 BERFİN PEYNİRCİ -9A 10 8 8,00 6 10 3,50 1 5 -0,25 5 6 3,50 22 29 14,75 185,439 24 170 170 170 2198

171 606 ÖZGÜR ARSLAN -9F 4 16 0,00 8 4 7,00 1 4 0,00 10 11 7,25 23 35 14,25 185,126 23 171 171 171 2200

172 602 İSMAİL ÖLMEZ -9C 17 9 14,75 17 9 14,75 184,421 24 172 172 172 2207

173 529 ZERİFE EKİNCİ -9C 9 17 4,75 6 10 3,50 3 0 3,00 4 4 3,00 22 31 14,25 184,338 25 173 173 173 2208

174 574 FURKAN BİÇEN -9E 7 8 5,00 10 7 8,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 21 28 14,00 183,414 25 174 174 174 2213

175 1038 MUHAMMEDMUSTAFABAKIR-9D 12 11 9,25 5 6 3,50 0 1 -0,25 4 11 1,25 21 29 13,75 182,180 27 175 175 175 2223

176 837 HÜSEYİN İLENÇ -9F 5 18 0,50 7 4 6,00 1 0 1,00 10 17 5,75 23 39 13,25 181,995 24 176 176 176 2225

177 1055 GAMZE ÖZEL -9F 11 19 6,25 10 15 6,25 3 8 1,00 6 24 0,00 30 66 13,50 181,769 25 177 177 177 2226

178 507 KIYMET ŞEN -9E 10 18 5,50 8 17 3,75 2 15 -1,75 9 14 5,50 29 64 13,00 180,583 26 178 178 178 2234

179 919 YASİN GEÇİT -9G 7 23 1,25 12 16 8,00 3 4 2,00 6 18 1,50 28 61 12,75 180,224 26 179 179 179 2235

180 384 BURHAN KAP AN -9A 7 12 4,00 8 16 4,00 2 12 -1,00 8 9 5,75 25 49 12,75 180,037 25 180 180 180 2236

181 595 ENES TÜZÜN -9F 11 18 6,50 10 18 5,50 21 36 12,00 177,227 26 181 181 181 2245

182 701 BARAN KAYA -9B 10 20 5,00 11 19 6,25 0 4 -1,00 7 22 1,50 28 65 11,75 176,731 23 182 182 182 2251

183 516 TUANNA A AN -9D 12 11 9,25 5 17 0,75 7 18 2,50 3 15 -0,75 27 61 11,75 176,088 28 183 183 183 2255

184 22 BEDİRHAN KOFAN -9D 11 19 6,25 12 18 7,50 7 23 1,25 3 26 -3,50 33 86 11,50 175,617 29 184 184 184 2257

185 0 KASIM ASLAN -9F 10 14 6,50 5 18 0,50 3 11 0,25 7 13 3,75 25 56 11,00 174,371 27 185 185 185 2267

186 448 AYŞAN EKİN*İ -9B 8 19 3,25 9 20 4,00 9 19 4,25 5 25 -1,25 31 83 10,25 172,339 24 186 186 186 2276

187 949 BOTAN AĞAR -9A 9 11 6,25 5 4 4,00 14 15 10,25 171,999 26 187 187 187 2282

188 1032 İ EYÜP KUTLU -9C 11 14 7,50 7 13 3,75 3 21 -2,25 5 15 1,25 26 63 10,25 171,887 26 188 188 188 2283

189 0 EMİRKAN ARSLAN -9C 9 18 4,50 7 11 4,25 1 13 -2,25 5 6 3,50 22 48 10,00 171,615 27 189 189 189 2287

190 937 MERVE SU ACET -9C 5 20 0,00 8 17 3,75 4 11 1,25 9 17 4,75 26 65 9,75 171,499 28 190 190 190 2290

191 587 ŞEHMUS AVŞAR -9A 8 11 5,25 9 7 7,25 1 6 -0,50 1 14 -2,50 19 38 9,50 169,775 27 191 191 191 2299

192 617 ZİVER NERGİS -9G 7 21 1,75 8 22 2,50 5 22 -0,50 10 19 5,25 30 84 9,00 169,037 27 192 192 192 2301
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

KATILIMLAR

193 439 VİLDAN ÜNER -9A 6 18 1,50 9 11 6,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 21 48 9,00 168,929 28 193 193 193 2303

194 802 SEFA TÜZÜN -9E 12 7 10,25 4 14 0,50 3 5 1,75 1 18 -3,50 20 44 9,00 167,582 27 194 194 194 2306

195 940 HARUN TANZİ -9E 8 14 4,50 6 13 2,75 4 6 2,50 0 5 -1,25 18 38 8,50 166,916 28 195 195 195 2313

196 553 İBRAHİM KIZMAZ -9B 7 23 1,25 11 19 6,25 1 6 -0,50 7 23 1,25 26 71 8,25 166,687 25 196 196 196 2315

197 440 HAVİN EGE -9A 8 18 3,50 7 16 3,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 19 44 8,00 165,553 29 197 197 197 2319

198 451 NİSA ERASLAN -9E 10 14 6,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 13 21 7,75 164,452 29 198 198 198 2324

199 509 HDVİDAR ACAR -9F 7 20 2,00 6 14 2,50 2 7 0,25 5 11 2,25 20 52 7,00 162,872 28 199 199 199 2333

200 286 TUĞÇE TAYMUR -9A 12 17 7,75 6 22 0,50 1 3 0,25 5 25 -1,25 24 67 7,25 162,736 30 200 200 200 2334

201 458 İREM ASLAN -9B 8 19 3,25 4 14 0,50 6 12 3,00 3 14 -0,50 21 59 6,25 160,345 26 201 201 201 2352

202 1066 YUNUSEMRE ÜNLÜ -9D 7 19 2,25 7 17 2,75 2 9 -0,25 4 11 1,25 20 56 6,00 159,794 30 202 202 202 2357

203 399 DİLEK YILMAZ -9E 7 10 4,50 2 10 -0,50 1 6 -0,50 4 10 1,50 14 36 5,00 156,505 30 203 203 203 2383

204 612 -9E 8 10 5,50 3 10 0,50 2 14 -1,50 2 6 0,50 15 40 5,00 156,335 31 204 204 204 2386

205 0 VEYSİ ABİÇ -9C 5 21 -0,25 5 12 2,00 5 20 0,00 6 14 2,50 21 67 4,25 154,908 29 205 205 205 2393

206 407 YASİN BULAT -9B 10 16 6,00 2 12 -1,00 1 5 -0,25 3 17 -1,25 16 50 3,50 151,691 27 206 206 206 2417

207 471 MERYEM TAŞ -9D 7 17 2,75 8 17 3,75 1 10 -1,50 2 22 -3,50 18 66 1,50 146,012 31 207 207 207 2459

208 0 ŞEVVAL AL -9E 4 16 0,00 4 17 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 10 37 0,75 144,315 32 208 208 208 2483

209 980 BURAK IŞIK -9A 7 11 4,25 2 19 -2,75 2 7 0,25 2 13 -1,25 13 50 0,50 142,901 31 209 209 209 2496

210 938 MARUF BÜLBÜL -9D 5 20 0,00 6 20 1,00 2 14 -1,50 6 23 0,25 19 77 -0,25 141,259 32 210 210 210 2518

211 555 YUSUF AKIN -9G 4 26 -2,50 1 0 1,00 5 26 -1,50 137,816 28 211 211 211 2556

212 594 ÖZGÜR YILMAZ -9E 2 22 -3,50 3 10 0,50 5 32 -3,00 133,437 33 212 212 212 2602

213 979 HÜSEYİN İSMAİL -9D 4 26 -2,50 4 26 -2,50 6 11 3,25 3 27 -3,75 17 90 -5,50 125,642 33 213 213 213 2651

214 1039 SELAM ERGİN -9E 5 25 -1,25 4 18 -0,50 3 27 -3,75 5 22 -0,50 17 92 -6,00 124,107 34 214 214 214 2659

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 CEYLANÇELİK   11 16 7,00 13 15 9,25 0 10 -2,50 9 16 5,00 33 57 18,75 197,653 1 145 145 145 2118

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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  B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF:   B

KATILIMLAR

1 479 PELDA DOĞMUŞ   B 11 19 6,25 2 11 -0,75 6 15 2,25 14 14 10,50 33 59 18,25 196,467 1 148 148 148 2125

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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-9 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9

KATILIMLAR

1 0 CRONN ALL*ÇÇ -9 8 11 5,25 13 11 10,25 4 8 2,00 10 15 6,25 35 45 23,75 212,960 1 103 103 103 1983

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9* SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9*

KATILIMLAR

1 1063 MUHAMMED YAVUZ -9* 15 14 11,50 4 3 3,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 21 15,75 187,830 1 167 167 167 2189

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 549 YUSUF KIRAR -9A 16 12 13,00 6 4 5,00 12 6 10,50 17 5 15,75 51 27 44,25 273,956 1 8 8 8 1266

2 477 DİLAN ÖĞÜT -9A 18 9 15,75 13 11 10,25 7 4 6,00 14 10 11,50 52 34 43,50 271,174 2 14 14 14 1291

3 379 ZİLAN ORAK -9A 19 10 16,50 18 9 15,75 6 5 4,75 4 10 1,50 47 34 38,50 255,646 3 28 28 28 1500

4 0 GÜLSÜM KAPLAN -9A 18 8 16,00 13 8 11,00 2 1 1,75 9 5 7,75 42 22 36,50 249,949 4 37 37 37 1574

5 499 ŞEVİN AVCI -9A 13 14 9,50 19 8 17,00 4 3 3,25 7 6 5,50 43 31 35,25 246,947 5 44 44 44 1607

6 1034 AHMET TURAN -9A 20 7 18,25 7 7 5,25 9 5 7,75 2 4 1,00 38 23 32,25 236,611 6 56 56 56 1737

7 608 EFE ÖZDEMR -9A 18 11 15,25 11 12 8,00 4 4 3,00 5 2 4,50 38 29 30,75 232,632 7 63 63 63 1785

8 468 ROJİN TOĞRAP -9A 18 10 15,50 12 12 9,00 3 2 2,50 8 17 3,75 41 41 30,75 232,570 8 64 64 64 1787

9 525 ECRİN CÜCİ -9A 12 15 8,25 16 12 13,00 3 1 2,75 9 12 6,00 40 40 30,00 231,348 9 69 69 69 1801

10 430 ZEYNEP AKBIYIK -9A 11 14 7,50 17 8 15,00 2 6 0,50 6 12 3,00 36 40 26,00 219,301 10 88 88 88 1909

11 578 ENESCAN DEMİRHAN -9A 11 16 7,00 18 9 15,75 4 7 2,25 33 32 25,00 216,240 11 91 91 91 1944

12 685 YAKUP EMRE KAPAR -9A 12 14 8,50 14 8 12,00 3 8 1,00 2 2 1,50 31 32 23,00 210,093 12 105 105 105 2009

13 323 ZEYNEP KAYA -9A 16 9 13,75 6 8 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 28 21 22,75 208,739 13 108 108 108 2022

14 389 HİRANUR TURAN -9A 16 12 13,00 6 12 3,00 1 6 -0,50 10 12 7,00 33 42 22,50 208,225 14 111 111 111 2028

15 911 RUKEN KOÇ -9A 11 17 6,75 10 16 6,00 4 8 2,00 8 7 6,25 33 48 21,00 204,499 15 121 121 121 2055

16 259 HİLANUR KANDEMİR -9A 12 15 8,25 11 16 7,00 2 4 1,00 9 18 4,50 34 53 20,75 203,482 16 128 128 128 2068

17 455 ÖZLEM OK -9A 11 16 7,00 12 14 8,50 4 16 0,00 9 19 4,25 36 65 19,75 200,629 17 135 135 135 2093

18 511 BERFİN İNAN -9A 12 16 8,00 13 16 9,00 2 4 1,00 4 11 1,25 31 47 19,25 198,876 18 141 141 141 2107

19 568 MUHAMMED ÇOBAN -9A 13 14 9,50 9 11 6,25 2 4 1,00 3 3 2,25 27 32 19,00 197,969 19 144 144 144 2117

20 1002 DİLARA AVCI -9A 11 17 6,75 8 7 6,25 3 4 2,00 4 9 1,75 26 37 16,75 191,543 20 158 158 158 2159

21 618 UMUT AVŞAR -9A 11 10 8,50 7 9 4,75 2 3 1,25 4 7 2,25 24 29 16,75 191,336 21 159 159 159 2160

22 597 OSMAN ÇELİKBİLEK -9A 11 17 6,75 8 16 4,00 3 3 2,25 5 6 3,50 27 42 16,50 190,862 22 162 162 162 2166

23 487 DİÇLAN BÖRÜ -9A 8 15 4,25 10 7 8,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 23 32 15,00 186,528 23 169 169 169 2194

24 0 BERFİN PEYNİRCİ -9A 10 8 8,00 6 10 3,50 1 5 -0,25 5 6 3,50 22 29 14,75 185,439 24 170 170 170 2198

25 384 BURHAN KAP AN -9A 7 12 4,00 8 16 4,00 2 12 -1,00 8 9 5,75 25 49 12,75 180,037 25 180 180 180 2236

26 949 BOTAN AĞAR -9A 9 11 6,25 5 4 4,00 14 15 10,25 171,999 26 187 187 187 2282

27 587 ŞEHMUS AVŞAR -9A 8 11 5,25 9 7 7,25 1 6 -0,50 1 14 -2,50 19 38 9,50 169,775 27 191 191 191 2299

28 439 VİLDAN ÜNER -9A 6 18 1,50 9 11 6,25 1 6 -0,50 5 13 1,75 21 48 9,00 168,929 28 193 193 193 2303

29 440 HAVİN EGE -9A 8 18 3,50 7 16 3,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 19 44 8,00 165,553 29 197 197 197 2319

30 286 TUĞÇE TAYMUR -9A 12 17 7,75 6 22 0,50 1 3 0,25 5 25 -1,25 24 67 7,25 162,736 30 200 200 200 2334

31 980 BURAK IŞIK -9A 7 11 4,25 2 19 -2,75 2 7 0,25 2 13 -1,25 13 50 0,50 142,901 31 209 209 209 2496
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-9B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 78 AHSEN NUR GÜL -9B 19 10 16,50 17 11 14,25 9 4 8,00 17 9 14,75 62 34 53,50 301,266 1 3 3 3 946

2 580 BEYTULLAH DURAN -9B 15 13 11,75 17 9 14,75 4 8 2,00 15 7 13,25 51 37 41,75 266,503 2 19 19 19 1354

3 0 YUSUF KARABAŞ -9B 20 9 17,75 15 15 11,25 15 14 11,50 50 38 40,50 261,896 3 23 23 23 1420

4 601 AZİZ YILMAZ -9B 14 16 10,00 17 9 14,75 4 4 3,00 11 12 8,00 46 41 35,75 248,485 4 40 40 40 1592

5 505 HAVVA ÖNDER -9B 15 13 11,75 13 5 11,75 5 5 3,75 10 11 7,25 43 34 34,50 244,470 5 49 49 49 1643

6 609 DEMHAT DAL -9B 13 6 11,50 10 11 7,25 6 4 5,00 10 4 9,00 39 25 32,75 239,312 6 51 51 51 1707

7 156 CANDAN ERASLAN -9B 12 11 9,25 15 7 13,25 9 6 7,50 6 14 2,50 42 38 32,50 238,593 7 52 52 52 1716

8 528 VİYAN YARMA -9B 14 15 10,25 15 15 11,25 6 14 2,50 11 19 6,25 46 63 30,25 231,849 8 67 67 67 1797

9 1036 ABDULLAH KINA -9B 15 12 12,00 13 14 9,50 3 6 1,50 10 14 6,50 41 46 29,50 229,377 9 71 71 71 1825

10 381 RUKEN BAYBARS -9B 13 10 10,50 12 10 9,50 5 3 4,25 7 11 4,25 37 34 28,50 226,476 10 74 74 74 1855

11 488 İREM ONAT -9B 13 11 10,25 14 12 11,00 1 6 -0,50 9 11 6,25 37 40 27,00 222,080 11 82 82 82 1887

12 544 ZEHRA OĞU Z -9B 11 10 8,50 15 4 14,00 3 2 2,50 4 9 1,75 33 25 26,75 221,376 12 83 83 83 1891

13 417 DİCLE SAÇIK -9B 13 12 10,00 7 5 5,75 7 7 5,25 7 6 5,50 34 30 26,50 220,579 13 85 85 85 1898

14 591 HARUN EDEMCİ -9B 10 18 5,50 14 15 10,25 3 1 2,75 8 7 6,25 35 41 24,75 215,934 14 93 93 93 1949

15 512 CANSU EGE -9B 8 17 3,75 9 7 7,25 5 4 4,00 11 7 9,25 33 35 24,25 214,778 15 97 97 97 1958

16 503 ŞEVAL TAŞ -9B 11 16 7,00 10 17 5,75 4 20 -1,00 15 15 11,25 40 68 23,00 210,678 16 104 104 104 2003

17 325 YAĞMUR AKPINAR -9B 11 12 8,00 10 10 7,50 0 2 -0,50 9 11 6,25 30 35 21,25 205,088 17 118 118 118 2049

18 431 HAYRUNNİSA YİĞİT -9B 11 13 7,75 15 13 11,75 3 6 1,50 29 32 21,00 204,179 18 123 123 123 2061

19 536 HAZAL DENİZ -9B 13 17 8,75 13 15 9,25 3 7 1,25 3 6 1,50 32 45 20,75 203,297 19 129 129 129 2070

20 1033 ABDULSELAM ARITÜRK -9B 8 11 5,25 11 11 8,25 4 3 3,25 6 11 3,25 29 36 20,00 201,568 20 133 133 133 2084

21 459 MİNA TOPRAK -9B 6 20 1,00 6 10 3,50 10 11 7,25 9 13 5,75 31 54 17,50 194,705 21 150 150 150 2134

22 570 ALİ ÖZEL -9B 11 18 6,50 8 10 5,50 2 7 0,25 7 10 4,50 28 45 16,75 191,686 22 157 157 157 2158

23 701 BARAN KAYA -9B 10 20 5,00 11 19 6,25 0 4 -1,00 7 22 1,50 28 65 11,75 176,731 23 182 182 182 2251

24 448 AYŞAN EKİN*İ -9B 8 19 3,25 9 20 4,00 9 19 4,25 5 25 -1,25 31 83 10,25 172,339 24 186 186 186 2276

25 553 İBRAHİM KIZMAZ -9B 7 23 1,25 11 19 6,25 1 6 -0,50 7 23 1,25 26 71 8,25 166,687 25 196 196 196 2315

26 458 İREM ASLAN -9B 8 19 3,25 4 14 0,50 6 12 3,00 3 14 -0,50 21 59 6,25 160,345 26 201 201 201 2352

27 407 YASİN BULAT -9B 10 16 6,00 2 12 -1,00 1 5 -0,25 3 17 -1,25 16 50 3,50 151,691 27 206 206 206 2417
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-9C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 442 ROZERİN TEKİN -9C 20 7 18,25 16 11 13,25 11 6 9,50 7 2 6,50 54 26 47,50 282,673 1 6 6 6 1165

2 592 YUNUS AYDIN -9C 17 11 14,25 21 9 18,75 2 4 1,00 13 11 10,25 53 35 44,25 273,573 2 10 10 10 1271

3 560 RONİ AYÇİÇEK -9C 18 12 15,00 20 9 17,75 2 1 1,75 12 17 7,75 52 39 42,25 267,364 3 17 17 17 1346

4 0 CE LAN BEDER -9C 18 9 15,75 12 16 8,00 8 6 6,50 10 8 8,00 48 39 38,25 255,252 4 29 29 29 1506

5 437 CANAN TER -9C 19 10 16,50 16 13 12,75 6 15 2,25 9 11 6,25 50 49 37,75 253,582 5 30 30 30 1527

6 437 SUDE GÖRKEN -9C 16 7 14,25 13 3 12,25 4 1 3,75 8 7 6,25 41 18 36,50 250,117 6 35 35 35 1572

7 574 DELİLA GEZİCİ -9C 20 6 18,50 9 13 5,75 2 0 2,00 11 8 9,00 42 27 35,25 245,917 7 47 47 47 1619

8 419 ZİLAN ÖĞÜT -9C 14 10 11,50 12 6 10,50 8 7 6,25 7 11 4,25 41 34 32,50 238,370 8 53 53 53 1718

9 581 YUSUF BARAN -9C 17 4 16,00 10 11 7,25 10 3 9,25 37 18 32,50 237,615 9 54 54 54 1727

10 611 RONİ AYDIN -9C 15 13 11,75 10 10 7,50 2 2 1,50 12 10 9,50 39 35 30,25 231,784 10 68 68 68 1798

11 620 BERDAN KAYA -9C 12 16 8,00 14 11 11,25 10 4 9,00 36 31 28,25 226,240 11 75 75 75 1859

12 275 ZEYNEP ADAK -9C 13 16 9,00 9 18 4,50 7 9 4,75 11 11 8,25 40 54 26,50 220,819 12 84 84 84 1897

13 326 RE* İYE EKİNCİ -9C 7 18 2,50 13 15 9,25 10 9 7,75 10 15 6,25 40 57 25,75 219,330 13 87 87 87 1908

14 470 ECRİN ERDOĞAN -9C 15 12 12,00 13 13 9,75 5 9 2,75 33 34 24,50 214,197 14 98 98 98 1963

15 720 MİRAÇ TAŞKESEN -9C 9 18 4,50 11 14 7,50 8 3 7,25 6 6 4,50 34 41 23,75 212,988 15 102 102 102 1982

16 1443 YUSUF ÖKSÜZ -9C 12 18 7,50 14 13 10,75 6 7 4,25 32 38 22,50 208,660 16 109 109 109 2024

17 537 ZEYNEP ZANA BİÇEN -9C 8 15 4,25 16 10 13,50 5 7 3,25 2 8 0,00 31 40 21,00 204,574 17 120 120 120 2053

18 480 SUNA SÖNMEZ -9C 11 14 7,50 12 12 9,00 4 3 3,25 5 15 1,25 32 44 21,00 204,201 18 122 122 122 2060

19 0 BARAN DEMİR -9C 9 9 6,75 10 10 7,50 3 2 2,50 4 7 2,25 26 28 19,00 198,327 19 142 142 142 2112

20 1080 EZEL SAVĞA -9C 10 14 6,50 6 2 5,50 2 4 1,00 7 9 4,75 25 29 17,75 194,702 20 151 151 151 2135

21 373 DERYA GÖKÇE -9C 8 12 5,00 10 10 7,50 4 0 4,00 3 11 0,25 25 33 16,75 191,711 21 156 156 156 2157

22 449 TUĞÇE EKİNCİLA -9C 10 18 5,50 5 12 2,00 10 13 6,75 5 11 2,25 30 54 16,50 190,974 22 161 161 161 2165

23 531 DİLAN TÜRKAN -9C 12 8 10,00 5 12 2,00 4 5 2,75 3 5 1,75 24 30 16,50 190,369 23 163 163 163 2168

24 602 İSMAİL ÖLMEZ -9C 17 9 14,75 17 9 14,75 184,421 24 172 172 172 2207

25 529 ZERİFE EKİNCİ -9C 9 17 4,75 6 10 3,50 3 0 3,00 4 4 3,00 22 31 14,25 184,338 25 173 173 173 2208

26 1032 İ EYÜP KUTLU -9C 11 14 7,50 7 13 3,75 3 21 -2,25 5 15 1,25 26 63 10,25 171,887 26 188 188 188 2283

27 0 EMİRKAN ARSLAN -9C 9 18 4,50 7 11 4,25 1 13 -2,25 5 6 3,50 22 48 10,00 171,615 27 189 189 189 2287

28 937 MERVE SU ACET -9C 5 20 0,00 8 17 3,75 4 11 1,25 9 17 4,75 26 65 9,75 171,499 28 190 190 190 2290

29 0 VEYSİ ABİÇ -9C 5 21 -0,25 5 12 2,00 5 20 0,00 6 14 2,50 21 67 4,25 154,908 29 205 205 205 2393
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-9D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 1067 ÖMER İRVASO -9D 16 6 14,50 21 2 20,50 15 0 15,00 11 2 10,50 63 10 60,50 322,398 1 1 1 1 667

2 0 MEHMET MAZHAR BİŞİ -9D 18 9 15,75 15 9 12,75 13 8 11,00 18 12 15,00 64 38 54,50 304,380 2 2 2 2 908

3 253 ESRA OĞUZ -9D 20 7 18,25 14 14 10,50 11 4 10,00 10 12 7,00 55 37 45,75 277,432 3 7 7 7 1224

4 220 MERVE GEREKLİ -9D 16 11 13,25 18 12 15,00 4 3 3,25 14 14 10,50 52 40 42,00 266,950 4 18 18 18 1350

5 538 HACER ERİPEK -9D 15 12 12,00 16 9 13,75 6 5 4,75 9 11 6,25 46 37 36,75 251,161 5 32 32 32 1557

6 561 İSMAİL GÜNEŞ -9D 16 14 12,50 12 18 7,50 5 9 2,75 17 13 13,75 50 54 36,50 250,644 6 33 33 33 1563

7 1065 İRAMERİ ORHAN -9D 13 14 9,50 13 14 9,50 6 6 4,50 15 9 12,75 47 43 36,25 250,243 7 34 34 34 1570

8 498 NURGÜL ŞİMŞEK -9D 15 10 12,50 15 7 13,25 3 4 2,00 11 11 8,25 44 32 36,00 248,921 8 39 39 39 1589

9 480 SUDENAZ DUMAN -9D 18 11 15,25 12 13 8,75 4 12 1,00 9 7 7,25 43 43 32,25 237,251 9 55 55 55 1733

10 506 SÜMEYYE KAYA -9D 13 13 9,75 13 10 10,50 4 1 3,75 10 9 7,75 40 33 31,75 236,483 10 57 57 57 1740

11 0 TUANA ALKAN -9D 14 10 11,50 9 10 6,50 7 1 6,75 8 4 7,00 38 25 31,75 236,226 11 58 58 58 1744

12 341 BAHTİYAR IRMAK -9D 13 11 10,25 14 13 10,75 5 5 3,75 11 17 6,75 43 46 31,50 235,627 12 59 59 59 1751

13 0 SÜMEYYE GÖRDEGİR -9D 16 9 13,75 11 10 8,50 6 3 5,25 7 12 4,00 40 34 31,50 235,062 13 60 60 60 1755

14 1068 UMUT FATİH AKDEMİR -9D 12 12 9,00 12 7 10,25 8 13 4,75 9 14 5,50 41 46 29,50 229,727 14 70 70 70 1822

15 604 YUSUF IŞIK -9D 11 6 9,50 7 6 5,50 2 2 1,50 10 3 9,25 30 17 25,75 218,540 15 89 89 89 1916

16 294 BEKİR KOFAN -9D 10 17 5,75 14 16 10,00 3 8 1,00 12 16 8,00 39 57 24,75 215,971 16 92 92 92 1948

17 346 BUSENUR BAŞKIRAN -9D 13 17 8,75 9 18 4,50 6 12 3,00 12 14 8,50 40 61 24,75 215,601 17 94 94 94 1950

18 387 RUKEN ARSLAN -9D 13 17 8,75 7 19 2,25 2 3 1,25 13 14 9,50 35 53 21,75 206,623 18 114 114 114 2037

19 493 HİRANUR YILDIZ -9D 13 16 9,00 9 10 6,50 5 8 3,00 5 9 2,75 32 43 21,25 204,818 19 119 119 119 2050

20 1031 EMRE ATAİBİŞ -9D 11 18 6,50 14 15 10,25 1 22 -4,50 12 15 8,25 38 70 20,50 203,108 20 130 130 130 2073

21 472 AMİNE ANDİÇ -9D 8 15 4,25 10 12 7,00 4 6 2,50 9 10 6,50 31 43 20,25 202,579 21 132 132 132 2077

22 450 MİNENUR GEREKLİ -9D 11 12 8,00 7 3 6,25 4 6 2,50 4 5 2,75 26 26 19,50 199,687 22 137 137 137 2101

23 582 EREN OTKU -9D 13 15 9,25 9 10 6,50 2 5 0,75 7 18 2,50 31 48 19,00 198,012 23 143 143 143 2116

24 944 HAMZA ÇOBAN -9D 8 16 4,00 12 12 9,00 4 10 1,50 8 16 4,00 32 54 18,50 197,251 24 146 146 146 2119

25 548 EVİN YAVUZ -9D 13 15 9,25 5 23 -0,75 12 15 8,25 6 21 0,75 36 74 17,50 193,433 25 153 153 153 2146

26 423 ROJİN YEŞİLMEN -9D 10 12 7,00 5 13 1,75 6 5 4,75 6 10 3,50 27 40 17,00 192,332 26 155 155 155 2153

27 1038 MUHAMMEDMUSTAFABAKIR-9D 12 11 9,25 5 6 3,50 0 1 -0,25 4 11 1,25 21 29 13,75 182,180 27 175 175 175 2223

28 516 TUANNA A AN -9D 12 11 9,25 5 17 0,75 7 18 2,50 3 15 -0,75 27 61 11,75 176,088 28 183 183 183 2255

29 22 BEDİRHAN KOFAN -9D 11 19 6,25 12 18 7,50 7 23 1,25 3 26 -3,50 33 86 11,50 175,617 29 184 184 184 2257

30 1066 YUNUSEMRE ÜNLÜ -9D 7 19 2,25 7 17 2,75 2 9 -0,25 4 11 1,25 20 56 6,00 159,794 30 202 202 202 2357

31 471 MERYEM TAŞ -9D 7 17 2,75 8 17 3,75 1 10 -1,50 2 22 -3,50 18 66 1,50 146,012 31 207 207 207 2459

32 938 MARUF BÜLBÜL -9D 5 20 0,00 6 20 1,00 2 14 -1,50 6 23 0,25 19 77 -0,25 141,259 32 210 210 210 2518

33 979 HÜSEYİN İSMAİL -9D 4 26 -2,50 4 26 -2,50 6 11 3,25 3 27 -3,75 17 90 -5,50 125,642 33 213 213 213 2651
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-9E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 519 ZEYNEP BÜLBÜL -9E 20 6 18,50 19 8 17,00 4 3 3,25 7 5 5,75 50 22 44,50 273,592 1 9 9 9 1270

2 482 -9E 19 9 16,75 18 6 16,50 4 3 3,25 6 5 4,75 47 23 41,25 264,010 2 20 20 20 1392

3 540 NİSANUR YAMAN -9E 17 11 14,25 16 11 13,25 4 0 4,00 7 8 5,00 44 30 36,50 250,067 3 36 36 36 1573

4 583 AHMET DEMİR -9E 19 11 16,25 15 13 11,75 2 2 1,50 9 9 6,75 45 35 36,25 249,125 4 38 38 38 1584

5 258 BEYZA TÜRKAN -9E 14 9 11,75 19 7 17,25 4 18 -0,50 7 10 4,50 44 44 33,00 239,851 5 50 50 50 1703

6 441 SENA TAT RĞAN -9E 16 14 12,50 14 4 13,00 6 2 5,50 36 20 31,00 233,781 6 62 62 62 1772

7 623 ABDULSAMET ÜNLÜ -9E 13 10 10,50 19 8 17,00 5 5 3,75 3 15 -0,75 40 38 30,50 232,288 7 65 65 65 1790

8 320 AHMET ALİ AYHAN -9E 18 12 15,00 15 15 11,25 3 8 1,00 4 9 1,75 40 44 29,00 227,294 8 72 72 72 1843

9 978 HÜMEYRA DARILMA -9E 15 13 11,75 11 10 8,50 7 13 3,75 9 17 4,75 42 53 28,75 227,085 9 73 73 73 1847

10 426 SUDENUR TATARĞAN -9E 11 11 8,25 9 11 6,25 3 3 2,25 14 11 11,25 37 36 28,00 225,546 10 77 77 77 1864

11 495 ZİLAN TUNÇ -9E 14 16 10,00 16 14 12,50 1 4 0,00 10 18 5,50 41 52 28,00 225,088 11 78 78 78 1867

12 436 SEMA ALAN -9E 11 17 6,75 17 10 14,50 5 7 3,25 6 12 3,00 39 46 27,50 223,908 12 79 79 79 1875

13 463 HACER NARİN -9E 12 16 8,00 16 8 14,00 2 8 0,00 9 14 5,50 39 46 27,50 223,845 13 80 80 80 1877

14 981 YUSUF DURMAZ -9E 11 16 7,00 16 13 12,75 5 18 0,50 9 19 4,25 41 66 24,50 214,907 14 96 96 96 1957

15 424 MERYEM EDİZ -9E 11 9 8,75 10 13 6,75 6 20 1,00 11 13 7,75 38 55 24,25 214,068 15 99 99 99 1965

16 725 MUHAMMEDMUSTAFA AKSO-9E 15 13 11,75 16 14 12,50 5 25 -1,25 36 52 23,00 209,561 16 106 106 106 2014

17 1069 İSHAK KAYA -9E 13 12 10,00 12 15 8,25 7 12 4,00 5 18 0,50 37 57 22,75 209,107 17 107 107 107 2019

18 532 ŞEYMA OSMANOĞLU -9E 15 13 11,75 10 19 5,25 4 6 2,50 8 22 2,50 37 60 22,00 206,705 18 113 113 113 2036

19 235 MELİSA TORAK -9E 19 11 16,25 2 6 0,50 3 5 1,75 4 5 2,75 28 27 21,25 203,875 19 125 125 125 2063

20 201 ONUR YILMAZZZ -9E 14 9 11,75 10 5 8,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 27 24 21,00 203,629 20 126 126 126 2066

21 445 FATMA BAHRİOĞLU -9E 13 8 11,00 3 3 2,25 3 4 2,00 7 11 4,25 26 26 19,50 199,357 21 139 139 139 2103

22 593 GÖKHAN KANTAR -9E 16 14 12,50 10 20 5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 31 46 19,50 199,022 22 140 140 140 2106

23 289 NURŞİN KALAÇİ -9E 7 17 2,75 10 10 7,50 6 14 2,50 7 9 4,75 30 50 17,50 194,438 23 152 152 152 2138

24 577 AHMET DİNÇ -9E 13 13 9,75 10 13 6,75 23 26 16,50 190,332 24 164 164 164 2170

25 574 FURKAN BİÇEN -9E 7 8 5,00 10 7 8,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 21 28 14,00 183,414 25 174 174 174 2213

26 507 KIYMET ŞEN -9E 10 18 5,50 8 17 3,75 2 15 -1,75 9 14 5,50 29 64 13,00 180,583 26 178 178 178 2234

27 802 SEFA TÜZÜN -9E 12 7 10,25 4 14 0,50 3 5 1,75 1 18 -3,50 20 44 9,00 167,582 27 194 194 194 2306

28 940 HARUN TANZİ -9E 8 14 4,50 6 13 2,75 4 6 2,50 0 5 -1,25 18 38 8,50 166,916 28 195 195 195 2313

29 451 NİSA ERASLAN -9E 10 14 6,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 13 21 7,75 164,452 29 198 198 198 2324

30 399 DİLEK YILMAZ -9E 7 10 4,50 2 10 -0,50 1 6 -0,50 4 10 1,50 14 36 5,00 156,505 30 203 203 203 2383

31 612 -9E 8 10 5,50 3 10 0,50 2 14 -1,50 2 6 0,50 15 40 5,00 156,335 31 204 204 204 2386

32 0 ŞEVVAL AL -9E 4 16 0,00 4 17 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 10 37 0,75 144,315 32 208 208 208 2483

33 594 ÖZGÜR YILMAZ -9E 2 22 -3,50 3 10 0,50 5 32 -3,00 133,437 33 212 212 212 2602

34 1039 SELAM ERGİN -9E 5 25 -1,25 4 18 -0,50 3 27 -3,75 5 22 -0,50 17 92 -6,00 124,107 34 214 214 214 2659
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-9F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9F

KATILIMLAR

1 533 DİLAN TEKİN -9F 14 10 11,50 15 6 13,50 14 5 12,75 11 3 10,25 54 24 48,00 285,203 1 5 5 5 1148

2 564 BİLAL YILMAZ -9F 12 9 9,75 18 7 16,25 8 7 6,25 14 9 11,75 52 32 44,00 273,467 2 11 11 11 1272

3 598 AMARA ELFARİSE *Lİ -9F 12 9 9,75 14 4 13,00 7 4 6,00 13 4 12,00 46 21 40,75 263,707 3 21 21 21 1395

4 542 ALEYNA SOLAK -9F 22 7 20,25 10 11 7,25 5 5 3,75 9 10 6,50 46 33 37,75 253,104 4 31 31 31 1531

5 425 EMİNE ZENGİN* -9F 16 11 13,25 11 10 8,50 7 10 4,50 12 10 9,50 46 41 35,75 248,122 5 42 42 42 1599

6 543 İLAYDANUR CENGİZ -9F 14 15 10,25 13 12 10,00 9 5 7,75 10 11 7,25 46 43 35,25 246,919 6 45 45 45 1608

7 942 ABDULLAH DİLEK -9F 15 15 11,25 18 12 15,00 8 22 2,50 11 19 6,25 52 68 35,00 245,998 7 46 46 46 1617

8 428 MELİSA EZER -9F 12 17 7,75 15 12 12,00 8 7 6,25 12 13 8,75 47 49 34,75 245,801 8 48 48 48 1623

9 616 BARIŞ ŞENKAL -9F 14 13 10,75 15 8 13,00 4 10 1,50 7 5 5,75 40 36 31,00 234,019 9 61 61 61 1768

10 276 ŞEVVAL YARDIMCI -9F 14 12 11,00 13 14 9,50 6 12 3,00 8 21 2,75 41 59 26,25 219,588 10 86 86 86 1905

11 615 DERSİM BUDAK -9F 12 15 8,25 12 15 8,25 5 4 4,00 9 21 3,75 38 55 24,25 213,973 11 100 100 100 1968

12 625 BİLAL ATAY -9F 9 16 5,00 15 12 12,00 9 15 5,25 33 43 22,25 208,444 12 110 110 110 2025

13 465 SENANUR GİRTİ -9F 12 16 8,00 10 16 6,00 6 7 4,25 9 21 3,75 37 60 22,00 207,242 13 112 112 112 2032

14 584 M FURKAN BALCI -9F 10 6 8,50 4 1 3,75 6 5 4,75 6 6 4,50 26 18 21,50 205,704 14 115 115 115 2044

15 496 NİSAN IŞIK -9F 9 11 6,25 15 12 12,00 1 2 0,50 5 10 2,50 30 35 21,25 205,165 15 117 117 117 2048

16 575 ABDURAHMAN SUNA -9F 12 17 7,75 13 17 8,75 1 8 -1,00 10 20 5,00 36 62 20,50 202,816 16 131 131 131 2075

17 208 SAMET GÖMÜRCİ -9F 9 21 3,75 15 15 11,25 1 0 1,00 9 21 3,75 34 57 19,75 201,031 17 134 134 134 2089

18 0 EYÜP ÇELİKER -9F 9 21 3,75 13 17 8,75 6 9 3,75 6 11 3,25 34 58 19,50 200,260 18 136 136 136 2096

19 401 MELEK TACAR -9F 12 10 9,50 5 9 2,75 5 4 4,00 6 11 3,25 28 34 19,50 199,512 19 138 138 138 2102

20 483 CANSU KARABULUT -9F 11 13 7,75 8 12 5,00 4 8 2,00 7 14 3,50 30 47 18,25 195,992 20 149 149 149 2126

21 1040 CEMİL FIRAT ONAR -9F 10 19 5,25 8 18 3,50 4 8 2,00 10 15 6,25 32 60 17,00 192,670 21 154 154 154 2151

22 4 ÖZLEM ŞAHİN -9F 8 14 4,50 10 11 7,25 1 3 0,25 8 19 3,25 27 47 15,25 187,387 22 168 168 168 2191

23 606 ÖZGÜR ARSLAN -9F 4 16 0,00 8 4 7,00 1 4 0,00 10 11 7,25 23 35 14,25 185,126 23 171 171 171 2200

24 837 HÜSEYİN İLENÇ -9F 5 18 0,50 7 4 6,00 1 0 1,00 10 17 5,75 23 39 13,25 181,995 24 176 176 176 2225

25 1055 GAMZE ÖZEL -9F 11 19 6,25 10 15 6,25 3 8 1,00 6 24 0,00 30 66 13,50 181,769 25 177 177 177 2226

26 595 ENES TÜZÜN -9F 11 18 6,50 10 18 5,50 21 36 12,00 177,227 26 181 181 181 2245

27 0 KASIM ASLAN -9F 10 14 6,50 5 18 0,50 3 11 0,25 7 13 3,75 25 56 11,00 174,371 27 185 185 185 2267

28 509 HDVİDAR ACAR -9F 7 20 2,00 6 14 2,50 2 7 0,25 5 11 2,25 20 52 7,00 162,872 28 199 199 199 2333
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-9G SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF KDS 1 214 214 214 2684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 10,1 13,35 14,3 9,2 11,99 8,5 6,6 6,89 11,1 8,6 8,98 49,8 34,4 41,21 264,530

Okul Ortalaması 12,3 13,4 8,93 10,9 11,5 8,01 4,1 6,6 2,41 7,5 11,0 4,77 34,8 42,5 24,12 213,530

SINIF: -9G

KATILIMLAR

1 285 BERFİN İLTEN -9G 20 8 18,00 20 9 17,75 7 4 6,00 12 10 9,50 59 31 51,25 294,098 1 4 4 4 1037

2 1057 EZEL TAŞ -9G 18 12 15,00 19 11 16,25 6 12 3,00 14 16 10,00 57 51 44,25 273,466 2 12 12 12 1273

3 219 HEVAL KALKAN JR -9G 21 9 18,75 16 10 13,50 4 13 0,75 15 15 11,25 56 47 44,25 273,028 3 13 13 13 1278

4 246 AYŞE ERATİLLA -9G 19 9 16,75 14 6 12,50 6 10 3,50 13 9 10,75 52 34 43,50 271,014 4 15 15 15 1294

5 950 SİYABEND ÖZDEMİR -9G 20 10 17,50 15 15 11,25 5 9 2,75 14 12 11,00 54 46 42,50 267,920 5 16 16 16 1335

6 586 SELMAN TAŞ -9G 13 9 10,75 17 10 14,50 6 3 5,25 13 12 10,00 49 34 40,50 262,746 6 22 22 22 1406

7 1059 İREM KISA -9G 17 12 14,00 15 14 11,50 4 7 2,25 15 10 12,50 51 43 40,25 261,672 7 24 24 24 1421

8 1062 ŞİLAN DEMİR -9G 18 12 15,00 16 12 13,00 4 8 2,00 12 12 9,00 50 44 39,00 257,644 8 25 25 25 1474

9 1041 YUSUF ERCAN -9G 15 13 11,75 17 12 14,00 4 8 2,00 13 9 10,75 49 42 38,50 256,634 9 26 26 26 1489

10 1061 BÜŞRA BELGE -9G 14 11 11,25 15 10 12,50 9 8 7,00 9 5 7,75 47 34 38,50 256,579 10 27 27 27 1491

11 681 FIRAT ÇELENK -9G 16 14 12,50 6 9 3,75 7 6 5,50 17 12 14,00 46 41 35,75 248,400 11 41 41 41 1595

12 402 AYŞEGÜL KOÇHAN -9G 18 7 16,25 16 9 13,75 2 2 1,50 7 11 4,25 43 29 35,75 247,522 12 43 43 43 1603

13 1058 MUSTA A ÜNER -9G 17 7 15,25 10 9 7,75 2 9 -0,25 10 9 7,75 39 34 30,50 232,011 13 66 66 66 1794

14 643 ÖMER FARUK ORHAN -9G 14 11 11,25 10 10 7,50 3 4 2,00 9 6 7,50 36 31 28,25 225,757 14 76 76 76 1862

15 1003 FURKAN TUNCER -9G 18 10 15,50 15 11 12,25 33 21 27,75 223,402 15 81 81 81 1879

16 466 SİBEL BİLTEKİN -9G 7 8 5,00 10 9 7,75 4 6 2,50 12 8 10,00 33 31 25,25 217,652 16 90 90 90 1929

17 486 MEYREM TUFAN -9G 14 12 11,00 11 14 7,50 2 5 0,75 9 14 5,50 36 45 24,75 215,189 17 95 95 95 1956

18 438 ESENGÜL ARSLAN -9G 11 18 6,50 10 10 7,50 3 5 1,75 11 11 8,25 35 44 24,00 213,629 18 101 101 101 1974

19 566 YUSUF EKİN -9G 14 16 10,00 12 18 7,50 9 20 4,00 6 24 0,00 41 78 21,50 205,329 19 116 116 116 2046

20 454 NALİN PELDEK -9G 9 16 5,00 9 12 6,00 2 2 1,50 10 7 8,25 30 37 20,75 204,055 20 124 124 124 2062

21 607 FENER HÜSEYİN -9G 12 12 9,00 4 12 1,00 2 7 0,25 14 14 10,50 32 45 20,75 203,625 21 127 127 127 2067

22 1056 ZEYNEP OBAY -9G 8 22 2,50 11 19 6,25 3 7 1,25 12 15 8,25 34 63 18,25 196,865 22 147 147 147 2121

23 447 HİRANUR TAN -9G 7 13 3,75 5 5 3,75 6 5 4,75 6 7 4,25 24 30 16,50 191,282 23 160 160 160 2162

24 510 ZEHRA KAYA -9G 8 13 4,75 9 14 5,50 3 5 1,75 7 13 3,75 27 45 15,75 188,877 24 165 165 165 2181

25 369 SAKİNE DUR -9G 7 9 4,75 9 7 7,25 3 6 1,50 5 11 2,25 24 33 15,75 188,817 25 166 166 166 2182

26 919 YASİN GEÇİT -9G 7 23 1,25 12 16 8,00 3 4 2,00 6 18 1,50 28 61 12,75 180,224 26 179 179 179 2235

27 617 ZİVER NERGİS -9G 7 21 1,75 8 22 2,50 5 22 -0,50 10 19 5,25 30 84 9,00 169,037 27 192 192 192 2301

28 555 YUSUF AKIN -9G 4 26 -2,50 1 0 1,00 5 26 -1,50 137,816 28 211 211 211 2556
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9. SINIF KDS 1

197,653 78,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

    -  0
CEYLANÇELİK 120 33 57 30 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 145 145 145 2118 % 78,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  eC eE ddCDceaeBcAabCaddDbABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız cECAec CeCa EeeCAbCEdebedeEADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız eba a  d ea  c     c b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  cacdddB eBc BbcbC AEeEAdeBec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 5 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

196,467 79,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

  B  -  479
PELDA DOĞMUŞ 120 33 59 28 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 148 148 148 2125 % 79,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDeaecedEbedddDaDAaCCbaAbbABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 0 1 11 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEeAcadaceeea                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız eDcDEbDebaebcacd   Bc   dd C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B  cBaecebBEaBEADCdAEeEAbeBbba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 6 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 8 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

212,960 73,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9  -  0
CRONN ALL*ÇÇ 120 35 45 40 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 103 103 103 1983 % 73,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDC AEe E  c  aca  C*ba  ed aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEbAdDACcaBa  d AAdb  CB bEAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE ee aC aD   c       e  bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  aaEdbaBb eEbcaADC Ac EcbDB ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 0 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 4 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 4 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 4 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

187,830 81,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9*  -  1063
MUHAMMED YAVUZ 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 167 167 167 2189 % 81,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DdCAdcAdCDAEaCbaCebBcAbABbEaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABD   aB b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc     d                    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız         b e                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

236,611 64,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  1034
AHMET TURAN 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 56 56 1737 % 64,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDCCAdaAEC A BDBDbaCCDB DaABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bE cBeAC aBD Badb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız C bDECaBDbC E    e dD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  a EcCe b                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 1 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 3 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

198,876 78,50
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  511
BERFİN İNAN 120 31 47 42 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 141 141 141 2107 % 78,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbAdceaCDebdabcCebB AeA aEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABbAC adebECAebcaCCBaBabdeeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     b       d    d  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız Edad          C eca bbBbDad   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 1 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

185,439 81,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  0
BERFİN PEYNİRCİ 120 22 29 69 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 170 170 170 2198 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCac DcE  Aad   AD C cAae B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bbCAd   ce  a aCA Cc  aB   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Dc       cc     c         e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B dE a a  d  c      EcE  D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 2 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 1 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

171,999 85,02
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  949
BOTAN AĞAR 120 14 15 91 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 187 187 187 2282 % 85,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  bC Ac eEd   dDc AadCb   bAdEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 1 0 11 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız b C B dd CaD           B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

142,901 93,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  980
BURAK IŞIK 120 13 50 57 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 209 209 209 2496 % 93,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız D  e eeeC AEB A b C  dec  bae 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 2 19 9 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dbdbcbeeaDba dddbe be    eA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız bEdcBecdb                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cBedBcdcababdce               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 0 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 7 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 3 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

180,037 83,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  384
BURHAN KAP AN 120 25 49 46 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 180 180 180 2236 % 83,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  ad daDb    CcaBDeDeC B  e c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECAaDAdcCa   ad bda  aeecEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız e   aC dbbe  b     dc  Dbc e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   dE Cb a  Ec be   AE E dDB eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 5 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 3 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

186,528 81,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  487
DİÇLAN BÖRÜ 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 169 169 169 2194 % 81,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC Acaea  ebda b cCBaAacdbE B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABD   a  a  Addb  CB  Bd ADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE    eb c  C  c    d  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E ae       bda                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 0 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 1 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

271,174 48,10
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  477
DİLAN ÖĞÜT 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 14 14 1291 % 48,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAEDeCdDAcBdADeDCBb bA  dDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CbBDA cCae   AAdE eCBb abCeDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb  e C       B    dB C b  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCCaa cD  bADC cda CDBce EAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 2 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

191,543 80,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  1002
DİLARA AVCI 120 26 37 57 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 158 158 158 2159 % 80,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCCAEedcdaAbdDBbA eCcB bbcdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a CbBDA cC e    A b  e   b  DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE   e              Dc  d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız cDaEdbeaa     bAD          c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 1 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

231,348 67,10
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  525
ECRİN CÜCİ 120 40 40 40 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 69 69 69 1801 % 67,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız Db AdDeC DAbBaAaebdBa edBdcDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dAdaACcaBabECAA cdaCBEdBbCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE    eC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCC b a  d Aba AcE dDBac E ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 4 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

232,632 66,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  608
EFE ÖZDEMR 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 63 63 63 1785 % 66,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAd ACCeAEBCbDaDCBbAedacEDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bABaAbcaBDbbdAea B CB cB  c E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE    ab d     d    A  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız a CC          C  d         AE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 0 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 0 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

216,240 72,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  578
ENESCAN DEMİRHAN 120 33 32 55 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 91 91 91 1944 % 72,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeCAEed C cceCbabaCccAaA acDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABaACDCBDbEdAAad CCB cadC DEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEC eDaa ac ee                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 7 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

249,949 58,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  0
GÜLSÜM KAPLAN 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 37 37 1574 % 58,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCCAEDcb  AeBDcDdDC DBA bABcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız EEeABa C aBD    eA a C BBdEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE            d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    b  C   dE B   C eEAa CDB c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 1 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 2 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

165,553 86,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  440
HAVİN EGE 120 19 44 57 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 197 197 197 2319 % 86,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCbedacEC cCcaeD aadaB aec dE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECAdadCaCdb  adedec CCd   e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE    eb      B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız                  e Adeb  a beb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 7 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

203,482 77,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  259
HİLANUR KANDEMİR 120 34 53 33 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 128 128 128 2068 % 77,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAcDd ea baCbDbeCBDdbA ccDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dAceA caBe E deecaCCBadadCADEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız aa    aC        b      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EeCd beBe abcDeaAdEc aBDeacAdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

208,225 75,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  389
HİRANUR TURAN 120 33 42 45 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 111 111 111 2028 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCeAEcdaCeAdaCADCDdB  bAeaEDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  AdaA eadDbE A b   de  ac e E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız aa    ab       d d  A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EeaC bC    EeDCEdBEdab D  dcdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 5 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

197,969 78,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  568
MUHAMMED ÇOBAN 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 144 144 144 2117 % 78,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aaCC d AECeACBcabb aCDBAbeAadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bbb BaAbcaBDac dA a B CB  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız     E     b ca     d       C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    a C    d     a    AE       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 0 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

190,862 80,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  597
OSMAN ÇELİKBİLEK 120 27 42 51 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 162 162 162 2166 % 80,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız deCdecDeaCDAddaBDAaeCD  aedBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECdcbACab acecbAdaccaCB  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Db    eC  c     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   bEdCad  cEbBE               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

200,629 77,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  455
ÖZLEM OK 120 36 65 19 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 135 135 135 2093 % 77,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cCdecDeeCeAbdabadaCBDceAB  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABc CeCBDbEeAd cBaaed aeCAbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEe eebedc  e ed  ADdd  bae c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aaadde  cCdaebCEcBEEebBbeCEedb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 1 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 7 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 6 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

232,570 66,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  468
ROJİN TOĞRAP 120 41 41 38 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 64 64 64 1787 % 66,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbA eeaC cEcCbDCDCBDADABaEbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız b BabCDdBDE dedbc CCBa aACc E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Da    bC       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız Edbeece bae Aed baE CDBDeb Adb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

204,499 76,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  911
RUKEN KOÇ 120 33 48 39 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 121 121 2055 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız deCdecDeaCeAddaBDAaeCD  aedBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECdcbACab acecbAdaceaCB  EA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Db    eC ac     B     aedDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   bEdCad  cEbBEcDC A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

169,775 85,66
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  587
ŞEHMUS AVŞAR 120 19 38 63 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 191 191 191 2299 % 85,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCd de  C Ad  ead da  bAB  DeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CA aA   a E  Ac  a  d Ba CAeE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız      bb   b         de   c  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız ad   a a  d ebC dda  a b  d  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 3 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

246,947 59,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  499
ŞEVİN AVCI 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 44 44 44 1607 % 59,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDe AED dCaAacacDAeedeaA bABbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEeAdDACDedD BB AA bBaCBBAEADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE     C  c   c B    d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EdCb   dE  d    AEbE b B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 2 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

162,736 86,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  286
TUĞÇE TAYMUR 120 24 67 29 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 200 200 200 2334 % 86,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeeAEb aCebaBadadDdBedbABccDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız aAeeebDbBcdEbAcdbaCbcaae ace a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız D  a   d       d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız acCadbCdaadcAaebcdEbabdebbabaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 3 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 9 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

191,336 80,48
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  618
UMUT AVŞAR 120 24 29 67 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 159 159 159 2160 % 80,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız C Ceb  dEC dda aD bCC Bc  ABEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız     Bc Ce BDd  ebA   aC d E ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız d  Dd  B a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 4 0 6 4,00 % 40

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    aaaa   BEE      Adbb       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 3 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 3 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

168,929 85,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  439
VİLDAN ÜNER 120 21 48 51 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 193 193 193 2303 % 85,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDeCddD baD d aacbbbaca  bAB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız c CAB be aB dB Cbeb    B AaAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Da     b c      c    d  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    Ec  a  caa  d C Ade cbbBbDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 6 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

210,093 74,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  685
YAKUP EMRE KAPAR 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 105 105 105 2009 % 74,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız  C AceeaC cdB AcdDCBcAeAddEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 2 4 5,50 % 46

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAB  d CBDb dAA EceCB Ba Cce B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DaC eabCd   ea c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aeCC                          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 1 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 0 67

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

273,956 47,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  549
YUSUF KIRAR 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 1266 % 47,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAEebCCDAcaCADbeCBc bcB cDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 1 11 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 6 2 4 5,50 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız        a     AAe BeCB  B  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECDBDaCdE  eDbBDb  d  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 0 5 5,00 % 50

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Fen 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBCC    D BbADCEAcabCDBbD E E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 5 3 56

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 1 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

219,301 71,13
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  430
ZEYNEP AKBIYIK 120 36 40 44 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 88 88 88 1909 % 71,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCdEeAad edBd Dde Bc ecB EaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAdD CDCBDbECAAC B CBa a aAeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız eE    ab  a    c c          B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız a CCcb     c  b bcc bD bDaEdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 3 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

208,739 75,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  323
ZEYNEP KAYA 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 108 108 108 2022 % 75,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCaAcDdb  ACBDcDbD CDBdDbA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız    AceA  aB      Ae a Cea  b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Da            e B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız         b BE       A       bD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 1 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

255,646 55,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9A  -  379
ZİLAN ORAK 120 47 34 39 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 28 28 1500 % 55,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbdAEDeCCeAEBabDCDCB AebBdEDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABDAC CcDbECAAdEdCCe eBACbaE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEC  DeCca     d    d       B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E Cbe     daAee dcE    ba     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 3 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 2 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

229,377 68,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  1036
ABDULLAH KINA 120 41 46 33 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 71 71 71 1825 % 68,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DebAEDeCd  EBaAc cCBaAbAdabDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CbBDA DCaDb eAA baeCBdeabeAcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc    aC       d b  d    a  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aBeba      dcDCceBEEdcBbbdEAdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

201,568 77,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  1033
ABDULSELAM ARITÜRK 120 29 36 55 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 133 133 133 2084 % 77,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CeC Adee      DacAaCdb   e BEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız b dbdeA caBD  BaAA   eCBd EAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a  DE  c aC             A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   aa Ce  Cc d EbDabAEea  a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 3 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

301,266 35,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  78
AHSEN NUR GÜL 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 3 946 % 35,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDC AdDeECeAacDcDbDeCDBADeABbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeABaACcadac B AAdbaCCBBAEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  BbaC ED     Bc   d  CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 8 1 1 7,75 % 78

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EBbedcCBE eEADCEAEAEeaDBbDd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 2 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 3 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

191,686 80,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  570
ALİ ÖZEL 120 28 45 47 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 157 157 157 2158 % 80,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CeCbAccAECDdCdDaababeeaAbbA cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız    AdcA caBDb   Addb  Ce  EA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Dc   aca  b     B     e   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E C    BE ea Decc ebb DaDe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 4 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

172,339 84,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  448
AYŞAN EKİN*İ 120 31 83 6 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 186 186 186 2276 % 84,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeCAb  CbabbdCAa cddeccbBbEcee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız acdDbCeaBDbEdAcbdcbaeEcB bdeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DcCb b CedeACbbeDadcbBeCeadcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aebddbCebdeadcededEcCaaecdEAcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 4 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 6 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 9 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

248,485 59,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  601
AZİZ YILMAZ 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 40 40 1592 % 59,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDCdddDecdbAaBDcDbaCCbBbbDABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDACeaBD eaCAAdaB CB eEA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Da   DaC        d       Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız c  EBC db BE BEeDabdEcc beBcD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

176,731 83,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  701
BARAN KAYA 120 28 65 27 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 182 182 182 2251 % 83,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCaeEaddbDAbdaBacaedDBeDecacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdbaDbCeacDaBadeeacBCCBBdceeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    ac     b        c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız BceEdbbdabdcad baCddEcdAbaBDce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 6 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

266,503 50,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  580
BEYTULLAH DURAN 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 19 1354 % 50,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbCedDddCDAcaabaCbCB AeAB EDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dAdDAC aBDaEdAA ca CB BBbdADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE   e d       cDb  ee Cb   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E Ced    dBEADCEeBd CaBaD EAE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 2 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

238,593 63,93
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  156
CANDAN ERASLAN 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 52 52 1716 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eedAEe  CDAbdaAc bCBD bA cE  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 2 4 5,50 % 46

Coğrafya-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  A D  DCBbaEaAA cBCCB Be CA be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEC eDbC E   c BD b  eaC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E bd bC aa  ADa ddE aeaaa Eb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 0 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 0 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 2 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

214,778 72,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  512
CANSU EGE 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 97 97 97 1958 % 72,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC Adebd D be AaabbBb eAaaccBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CA  eCDed b CAe    CB eBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  dD a       d    c  C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız bBdb   B  B  DCdcBE C BbD d E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

239,312 63,60
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  609
DEMHAT DAL 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 51 51 1707 % 63,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCbAEDebC AdeDc ADC D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeAdeA eCBDb BCed ba Ce  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE b DDC      e      e  C b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    cBCCdD aE  EAD  A  E     c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 1 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 1 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

220,579 70,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  417
DİCLE SAÇIK 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 85 85 85 1898 % 70,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız aCCAd d C A aCAaC CBcAbAcadDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 1 7 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  AB A  aB   aAA    dBa a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  cDaCd      dD  bdB C    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E  C      edbD  ABa   B eC e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 0 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 3 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 3 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 2 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

215,934 72,62
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  591
HARUN EDEMCİ 120 35 41 44 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 93 93 93 1949 % 72,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız acdbdd AEC AecaBbAceCDaAaecdEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEddBDeCcaaDbdaCAAa BeCBdAEbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  B           e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    a C    c  BE D bdEdE  aBbD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 3 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

244,470 61,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  505
HAVVA ÖNDER 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 49 49 1643 % 61,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCdAEcAeCDAbBadDCcdcabDA  EDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABa    B    AAe  CCBb  dCADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE   eaa       B c  d  C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E Cea     BEADbEAdabaDBba d b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

204,179 76,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  431
HAYRUNNİSA YİĞİT 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 123 123 123 2061 % 76,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC AdebeCDAEd   CeCB  eeaaccBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAB AdcCaDcb AbbdaCCBadBdCAbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız bBdb          e     b     EcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 0 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 2 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

203,297 77,12
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  536
HAZAL DENİZ 120 32 45 43 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 129 129 129 2070 % 77,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAbDdaCDecdaAeCDbaDcbAeadecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABDAbcaBDbECAb cBade BaeaeDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DabDcbcd       c            B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız              aCEcad  a    E d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 2 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

166,687 86,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  553
İBRAHİM KIZMAZ 120 26 71 23 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 196 196 196 2315 % 86,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız baCdAbbbaeccbacBDAcabccAeebdaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız EbddBaACeaBbddcabAdacCCdcAEeaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a    b  Dca    d          e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ccaEBbdcabBdacEAcaEcdbEbacdbad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 3 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

160,345 87,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  458
İREM ASLAN 120 21 59 40 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 201 201 201 2352 % 87,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDeeddadEC edBadcAaadba DeAB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEed c d  a  BddAd c   edb eD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız d eDEdecceaAE    B dcE  b  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  ebadae   dEE  e e e Aa  a ac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 4 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 6 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 4 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

222,080 70,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  488
İREM ONAT 120 37 40 43 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 82 82 82 1887 % 70,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDC d cdECDA  DcbA aCDBc ecBbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız cbC B A cCaDadB AbbdaCCBBdEAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız e   c Dcaeb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   bEeCda  dE c A e dEcE dDB bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

194,705 79,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  459
MİNA TOPRAK 120 31 54 35 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 150 150 150 2134 % 79,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aeCdeEe cCcA  ecbbceCbabDbb cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız b   B   caB cdedc C  C    EebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  cDDEC eDbC Eb   e BDbb deaC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  aadaba bCdE  aADbEAEc  aDBb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 1 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 3 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 6 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

226,476 69,11
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  381
RUKEN BAYBARS 120 37 34 49 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 74 74 74 1855 % 69,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız De edDeCCDAEBaAce b   DAB Eac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 5 1 6 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAea dcadDbE AA  B CB e AdADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız ac  BDbC            A       B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E e abaBaeead C  d   aB D E E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 5 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 1 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 0 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 1 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

210,678 74,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  503
ŞEVAL TAŞ 120 40 68 12 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2003.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 104 104 104 2003 % 74,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız aC ddedCC AEebAaeabBeAbABa Dca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız ecBDACaa DcaCc bEBC *Ecacdebba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dab eDabdcDb cbdbc abaebbb  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EeaCBcbcbCeEADCbABEcaeBbedEAEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 5 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 6 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 7 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

231,849 66,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  528
VİYAN YARMA 120 46 63 11 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 67 67 67 1797 % 66,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCdbd ddCaeEceAcCDCBbbbABdEDaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAdDAdcaaDbEdAbCEBdCBbddAaADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb eDcbAdccde dDceed  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dceedbbBcbdEbDCEAeEddaBDcbEdEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

205,088 76,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  325
YAĞMUR AKPINAR 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 118 118 118 2049 % 76,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCdAEedb cAa aBDdb CD   bA bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız b CABD Ccae   eCebad C B  EAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız          cb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    aaCbe  eEddEecC A bE   BDDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

151,691 90,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  407
YASİN BULAT 120 16 50 54 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 206 206 206 2417 % 90,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAcaebCDAEadAbCbCaedec   ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız ae c    Ba  dbA c      a  ebae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız  E ca  b       d     a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cBCda b   eE eedea b cd adb c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 2 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 3 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 6 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

261,896 52,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  0
YUSUF KARABAŞ 120 50 38 32 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 23 1420 % 52,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAEDAdCeAEBCAaeDCBe bABbEaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABaACcaBDbEaAdbaaeCBaeaAeADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCeabbB bBEAeCEbBEcCcBDcCdbdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

221,376 70,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9B  -  544
ZEHRA OĞU Z 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 83 83 83 1891 % 70,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDbdecDAECDAbeDcDbD bD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 5 0 7 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Sosyal 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECABD dDac   B A   BC BB EAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    a   B eC             A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız Ba E edaba E eE  e b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

198,327 78,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  0
BARAN DEMİR 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 142 142 142 2112 % 78,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCdb D d  ACeaB A Cdc A b  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız b  Ac A ceae  BbAAe deCBB EA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE   c               d  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  cd  b    cc B   C b  E d B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 0 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 1 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

226,240 69,26
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  620
BERDAN KAYA 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 75 75 75 1859 % 69,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCecbeCeDAbadcaCaCB  eAebcaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAdDAd eBDaE dA daCaB eBcCcDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E bCB     B  bC bdE   BD  EA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 3 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 0 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

253,582 56,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  437
CANAN TER 120 50 49 21 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 30 1527 % 56,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eCCAEDdCC cEBCbcCaCBcAeABaEeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABbACceBDaECddebaCCBadB CAeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEbeBDbCccbAdcbae   dda     a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCCBc ab eEbDCbcBEaba        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 6 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 4 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 2 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

255,252 56,11
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  0
CE LAN BEDER 120 48 39 33 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 29 29 29 1506 % 56,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC AED eCDAEBaAcCDCdbdaABcEDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABDACcaBDbadA*baa CB caddAcEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECacDa dEae   BD      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCa      e  DC AcE dDBbedE E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

245,917 60,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  574
DELİLA GEZİCİ 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 47 47 1619 % 60,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCaAd eECDA BDBDAD bDBd bABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeAdDA caBe ec Ae dd CB  E ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız     E     C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E C   bBd eE DC bEeEACeB ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

191,711 80,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  373
DERYA GÖKÇE 120 25 33 62 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 156 156 156 2157 % 80,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCdA edd  dEa A  cd b  ABdEbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız C BDb  aaeb  AAb  CCBa   deaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     C       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız adab         c  bcb eaBDe E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 0 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 2 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

190,369 80,77
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  531
DİLAN TÜRKAN 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 163 163 163 2168 % 80,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC A  c CDedBaAaeDaB AeA   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 0 7 5 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABDA ced bE  d  d aeada  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE   DaC    e  d    d   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E a  eac        Ad    B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 0 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 1 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 0 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

214,197 73,14
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  470
ECRİN ERDOĞAN 120 33 34 53 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 98 98 98 1963 % 73,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCeAEDdcCeAaBcBDADebbB  b BcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdABaAecaBDbeaCAAd   CdcAEAe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   CE a  c dE  Eb a A edb  a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 3 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

171,615 85,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  0
EMİRKAN ARSLAN 120 22 48 50 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 189 189 189 2287 % 85,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız aCbdaecbe eb CAaCbdae eABdEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 3 4 5 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAce Cbda   aA ec  CB  a d DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız  d  c abd   C  d  c e ab e da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız   dCB    C  e C  B  a d   c b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 7 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 4 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

194,702 79,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  1080
EZEL SAVĞA 120 25 29 66 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 151 151 151 2135 % 79,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız  CaAcc CC bda AcaaCBc e BdEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 0 9 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAB         CAAa    e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc     b       d    Aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız acCbe      E  a A c dDBbD  Aa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 0 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 3 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

171,887 85,06
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  1032
İ EYÜP KUTLU 120 26 63 31 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 188 188 188 2283 % 85,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCedbbebCacCBaBDbcdCaBAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız EdaAdbAdadBbddebAAeE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız CacDbdacbaCd becadbceadbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız cbeaddbecadEcBcADecA          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 7 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 7 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

184,421 82,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  602
İSMAİL ÖLMEZ 120 17 9 94 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 172 172 172 2207 % 82,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCCAEce CDAeBDBDAceabBb DA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 0 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

171,499 85,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  937
MERVE SU ACET 120 26 65 29 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 190 190 190 2290 % 85,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  eadA e EbccbcaBDdebdba  bcBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız baCbeDA c Bea aCAAd aedcdbbAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  eb b dc   a dDb  dd C a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız e dcBdbea BEcBEeeC dEeadeaBe C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 5 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

212,988 73,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  720
MİRAÇ TAŞKESEN 120 34 41 45 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 102 102 102 1982 % 73,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cCbc DcdeDeEceAaCc Ba bceaEecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  AeDACceaDbE  Aea bCBadd deeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE b DaC  b   DBD      C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  a        B   C bcE de  DdE E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 3 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

219,330 71,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  326
RE* İYE EKİNCİ 120 40 57 23 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 87 87 87 1908 % 71,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DdaAdacbC AEedbaCeed cbce  bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  Ada CaeaDaECAAbaaCaBceaACAbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  BcDbdcc e  dD   AB CDed B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  ea acC aaeE cCEABEEaaBacdEcd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 5 2 42

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

267,364 50,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  560
RONİ AYÇİÇEK 120 52 39 29 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 17 17 1346 % 50,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbCAEebCCDAEBabDebeeabeABEEDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABaACDCBDbEdAA babCBaeaACADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEa                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız deCCdcCcabeEAeecA EEeDBbcaEAcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 7 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

231,784 66,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  611
RONİ AYDIN 120 39 35 46 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 68 68 68 1798 % 66,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbdAdDdCCDcE  ADCebBedeAaccDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABDAdcCeDbEaAA ca aBb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc   D d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dBbCae B bBdeDd ABE dDBb  E E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 3 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

282,673 43,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  442
ROZERİN TEKİN 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 6 1165 % 43,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDC AdDdECDAaBDaDADCCcBbDeA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeABDAdDa DbeeaAA ddCCBBAE Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız   bDECDaDaC Ea     BDE  d  Ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız c  EBCCd  B        A      B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 4 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 0 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

250,117 58,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  437
SUDE GÖRKEN 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 35 35 1572 % 58,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDC AEecECDA  DB AeeCb A eABc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 1 6 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Sosyal 30 13 3 14 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bE AB A   B   adAA    CB AEAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE   Da         B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E  a a  E    D  AbbdAbDBb C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 0 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 0 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

204,201 76,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  480
SUNA SÖNMEZ 120 32 44 44 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 122 122 122 2060 % 76,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCbdEeec ecCd cDAe CcBc bAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECdd A eaBDaBBdA d  aCB eEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  a DE   D e    e           C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    aBeece cEc  eDC dEebdeb  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 5 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

190,974 80,66
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  449
TUĞÇE EKİNCİLA 120 30 54 36 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 161 161 161 2165 % 80,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCeAcDddeDcacc DdaeCbBdabba E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bb AaaAC ad b aC      Ce ba e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız aDcDEdecDcbAcD e aaBeb  A  C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız       d c dEE E DC dddcc b ab 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 3 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 6 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 3 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 6 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

154,908 89,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  0
VEYSİ ABİÇ 120 21 67 32 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 205 205 205 2393 % 89,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 21 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dbCde adcC AeeceDebdCba aecd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız acdbBaAaDedeacBCd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız aaccdb deaCAcbbcEBbe bc Aa a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  ae    ac caE aA CEAEebedaca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 6 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 6 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

273,573 47,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  592
YUNUS AYDIN 120 53 35 32 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 10 10 1271 % 47,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbCAEcdC DAbabAcCDCebbDA EaDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 2 0 9,50 % 79

Coğrafya-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABDACcCBDbECAAacaeCBaBBACcDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  daaa                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCbaaC D BE  C AdEcbDBeDaE bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 0 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

237,615 64,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  581
YUSUF BARAN 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 54 54 1727 % 64,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAEDAdC AE  ADCaC   eAa  D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız aAdaAC aBaEECAb ba CB  cb   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEC BDaC       dDE  d  C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 1 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

208,660 75,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  1443
YUSUF ÖKSÜZ 120 32 38 50 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 109 109 109 2024 % 75,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDabAbDedCecdaeBDbaCCaaADeAdEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız ababBDeacaBDdecbAAe  CCB AEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız acbDE bBDcC b    B d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 4 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

184,338 82,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  529
ZERİFE EKİNCİ 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 173 173 173 2208 % 82,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDebA DAEdDcadaaDccbCbBd e  cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a CcecbCc aa  cCA    a B  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE     C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 0 6 4,00 % 40

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   CE CC   c        d  b    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 2 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

220,819 70,68
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  275
ZEYNEP ADAK 120 40 54 26 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 84 84 84 1897 % 70,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCaeEadbCDbeaDBcAaaCbBAceA cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdABDdeceaebaaaAbbE CaBa cc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız   aDEC  eab ED   c BD   e  dbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    aBCCea cEEec aCEdEAbAbcB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 4 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 5 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

204,574 76,49
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  537
ZEYNEP ZANA BİÇEN 120 31 40 49 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 120 120 120 2053 % 76,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCee cA   cd bbaCbC abeA bEcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABaACcaB aEdAAdEB CBEe  CAbEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb Bc C Ea    d       e c  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aaaba     dc  C Ac            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 2 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

238,370 64,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9C  -  419
ZİLAN ÖĞÜT 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 53 53 1718 % 64,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCeAcDeCdDc   AD eCBDdbABaE c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  A DA caBD  CA a  CCBa   dA Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECacDabd    D BD   c Bd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  e  ec     E D EddE deBab EAcc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

202,579 77,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  472
AMİNE ANDİÇ 120 31 43 46 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 132 132 132 2077 % 77,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız daCaAdedECbb  aBDeaeCc     eaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bceABD  eCd aBBdAeb  b e  EADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  dceC      a d    c  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B Caaab   cEaed DCEAE aA e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 0 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 2 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

235,627 65,24
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  341
BAHTİYAR IRMAK 120 43 46 31 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 59 59 59 1751 % 65,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCCAd eEe A aDBcA eec A bABac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABaA cCa bBB AAbcedCBdeEAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a Dea  BD C c      Ba         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  DCcBbeec dEceEcceadEAbAbDBaDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 1 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 0 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

175,617 84,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  22
BEDİRHAN KOFAN 120 33 86 1 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 184 184 184 2257 % 84,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız aCCAEDcbabdaeCebbaCBDbaceaEDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bAdcAaDCeabdCdcdEBaCBadBeabDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız ebCadbeCAccAbDecaEcDbacabaccde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cabadabaedebADab cabbaceaecAbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 7 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 11 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

215,971 72,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  294
BEKİR KOFAN 120 39 57 24 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 92 92 92 1948 % 72,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CadCddcAECcc  aaDAaCbae DecccE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEaeBDACDaBeacadAAdEaCCBacdcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız C aDad dcaC   e    c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ae EBeCBbCe cdbeDecdEAdAdDBbbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

215,601 72,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  346
BUSENUR BAŞKIRAN 120 40 61 19 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 94 94 94 1950 % 72,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cdCddbdCdeAEdadDCbCBDAecBaEaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  beaAd e DaEdAAdbaCCBaeabddbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE Dec eebc e aBc e dB aD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EaaCac d bBEdbCdAcE eDBcDeE dA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 3 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 7 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 3 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

203,108 77,24
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1031
EMRE ATAİBİŞ 120 38 70 12 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 130 2073 % 77,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbbAdcAdCccccaA CabeaAeAcaEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız adBDACDaaDaEeAAdEa CBbeBcdcDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 22 7 -4,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız eadcdcaa  aeb adDddadaab    cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EceCBbCae dbeDe AeE dDBbDCEdcc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 7 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 8 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

198,012 78,84
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  582
EREN OTKU 120 31 48 41 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 143 143 143 2116 % 78,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CcbeA DAbdDc aacDbDCCbBAaeABbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 4 3 5 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bcCd  A caBDE  eAAd  eC B c * 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Dab   ab  b     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız a accebea eEEdE  edbEdcAbcBaD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

277,432 45,60
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  253
ESRA OĞUZ 120 55 37 28 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 7 1224 % 45,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCCAEDAEdDAeBDBDbaCd B DebB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeAdbACcCBDbBadAddcaCCd dEA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DEC BDbCd     B BD   dB Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız c  ccaaB   Ecea eC AEA AdDBbcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 2 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

193,433 79,96
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  548
EVİN YAVUZ 120 36 74 10 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 153 153 153 2146 % 79,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDedAEDAEbceeaaBcb CbDBdbDc EE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 8 1 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdb bAecacDaeaebdacBbCdecae e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız dbDacbDd bCdEeAAEeecbcAc BBCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  ebEabCda Bdca bcedAccEAdbaebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 5 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 4 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 4 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 7 3 58

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

251,161 58,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  538
HACER ERİPEK 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 32 32 1557 % 58,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız aC AEeAaCDAbeabc DCB AeAdddDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bABDACcaBDEE AAdccaCc   ACdDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECbcDaa       BD       b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız d be b    ea DCEAad dDBbc E EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 3 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

197,251 78,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  944
HAMZA ÇOBAN 120 32 54 34 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 146 146 146 2119 % 78,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  eb AE dcC AadDcabaCdb dDb cbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a CABbA  daDa adAAe aeCBacE DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  aD cC aDad aed  Bbd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız BcaEeCbcbbBddBacDC A edbab    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 1 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 4 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

204,818 76,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  493
HİRANUR YILDIZ 120 32 43 45 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 119 119 119 2050 % 76,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eeddAEaAdC dadDBcAcCdbBADeABac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDeC  a ace Ada    B  Ee e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız bD Dca   aC E c  B e b   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ab c C  b da    cC A cbA D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 2 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

125,642 98,77
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  979
HÜSEYİN İSMAİL 120 17 90 13 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 213 213 213 2651 % 98,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bceCdabdEeaceaaBabcbdeabcaeBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 11 0 -1,75 % 0

Coğrafya-1 12 0 12 0 -3,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız dddeabeaebcDaaebdedaddaccAEAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a Da C d Da Ec  c ac E c Bd b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız acebB*CeaaeEccaec*bebcacebacea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 7 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 3 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 5 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 9 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

250,243 58,49
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1065
İRAMERİ ORHAN 120 47 43 30 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 34 34 1570 % 58,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCbcD aaDAEaabcCaCBeAeAdb D a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CdceACcaBDaEdAACda CB eabCe Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE a eeC aa    B    e  C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdCCBa d  BadDCEdeEEdDB D EdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 2 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

250,644 58,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  561
İSMAİL GÜNEŞ 120 50 54 16 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 33 33 1563 % 58,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDebAEcdEdaAaBacDAaCCeBAebABbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECbdDACcaBDaeedecCdaaCdabEAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız ea DE a eeC aa   B c    e  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız dDdEBCCebCedEBadDCEdEcEAaDBDab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 4 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 2 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

141,259 93,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  938
MARUF BÜLBÜL 120 19 77 24 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 210 210 210 2518 % 93,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız caadEce C cbaabadbdB  ecebED b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 1 9 2 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız be bc DecDbaaebedadb  BdcdADcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız e ea ab      Da  E abe eb c ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aeadcebabacE bCdAeabaeBeDCaebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 4 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 8 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

304,380 33,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  0
MEHMET MAZHAR BİŞİ 120 64 38 18 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 908 % 33,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eCCAdDAeCDAE  beCeC DADAdcEDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABaACDCBacadAAdaBCCB eB    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECaBeDCdED  baBDE bd  Ca   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBCCecCcDdBEADCEdeaECeBDbadbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 5 4 56

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 3 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 2 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

266,950 50,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  220
MERVE GEREKLİ 120 52 40 28 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 18 1350 % 50,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız D  AcDdedaAEBaAcaD BDAaAadEDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAdaAdDaeDdbCAAdEBCCBadaeCADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  c cC       d       C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EaCCab  bCeceDCEbBdEbDBbebEcEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 5 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

146,012 91,62
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  471
MERYEM TAŞ 120 18 66 36 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 207 207 207 2459 % 91,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbadccAee e d AabeCBbAe a Ecd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız ebBa CbaecbdCbbdd dCBaBa aA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız a  c   d b  b   c  a e e b  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aeebebdac  bbc  Accb bac acbEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

199,687 78,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  450
MİNENUR GEREKLİ 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 137 137 137 2101 % 78,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCeEDeC eed aAabedB  eA  EDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 5 1 6 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız             CAA c CC    ddA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc  e aC E     e    de      B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  d         d        bDB e E Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 2 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

182,180 82,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1038
MUHAMMEDMUSTAFABAKIR 120 21 29 70 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 175 175 175 2223 % 82,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız ae A cc a AEaCADdDCB  bAccdDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CA D  caBDb               eeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız                c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız b d  c   b    e AcE baB a Eed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 3 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

248,921 59,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  498
NURGÜL ŞİMŞEK 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 39 1589 % 59,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCbedcbEbDAa DBDADeC  ADbA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız baCA a  DCeDaBB AdC  CCB  EADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız b  Da    aC d      B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EaCCaa dEcebA CdA dEAdD De 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 0 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 0 67

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

322,398 24,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1067
ÖMER İRVASO 120 63 10 47 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 667 % 24,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  Dd AEcAEC  C Da  cdCDBADbAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 10 1 1 9,75 % 81

Coğrafya-1 12 9 1 2 8,75 % 73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Sosyal 30 21 2 7 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDAC CBD eBCAAC BCCBB E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 0 15 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  DDDEC BDDCAED     B E     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 11 2 17 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız       C   BaEBE DCE      DBDa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 0 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 5 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 8 0 89

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 1 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

192,332 80,22
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  423
ROJİN YEŞİLMEN 120 27 40 53 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 155 155 155 2153 % 80,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bDe A c ECeA  acDbaeC  bDeAB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a Cbd  CcaeDa   Ab   C  eca cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DEa   DC b A    B b  c  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E CCe   E  a eC  d bd bBaca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 4 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

206,623 75,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  387
RUKEN ARSLAN 120 35 53 32 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 114 114 114 2037 % 75,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbAEaeCbacEaeb*CaCBDebAeacD*D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dAd dCcaeDa dAAbca  cbdabebDEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Da             c    e  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aeaCBDC Dbe eDCdABEcdDBbD bedb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 1 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

237,251 64,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  480
SUDENAZ DUMAN 120 43 43 34 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 55 55 1733 % 64,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC AEccCdDAbBaADebCeDAbABEdDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız C BaAdaaccaE AAdbaCCBbeBbCA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DECaeeaedda eecBa             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBaC eb  eBEdaC AaEE          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 9 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

235,062 65,39
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  0
SÜMEYYE GÖRDEGİR 120 40 34 46 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 60 60 60 1755 % 65,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eD CAdDcE D eaDcDAa CDBA eAdEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız c CbBa d aBD e eAA  aCCB dEA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DECad  C      B Bc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   eb Cd   da BEeDC bEeb daBe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

236,483 64,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  506
SÜMEYYE KAYA 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 57 57 1740 % 64,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbAEeda DdEdaAaCcbe AeA  cDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAdDACc BDbdCAAdc CCBaea    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     e       B       C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E C        EeDC ABacaeBbc EddA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 6 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

236,226 64,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  0
TUANA ALKAN 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 58 58 58 1744 % 64,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAdce  DAE CAceDeB AbAc dD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bdBD C aBacE  d ba C   eAdA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 1 22 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     C       B    dB C    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Fen 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E  dd            cE  DBDe EAE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 1 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

176,088 84,02
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  516
TUANNA A AN 120 27 61 32 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 183 183 183 2255 % 84,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız deC dEcAE  eadaBbAD C BAabA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 7 4 -0,75 % 0

Coğrafya-1 12 2 9 1 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bbac  eCad   dedebeEeCda  Ec C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız CaDcaCeBbDebbace e ccbbDda  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız eD bee c  cEbe  eCad  b b a e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 0 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 4 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 4 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 6 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 5 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 4 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

229,727 67,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1068
UMUT FATİH AKDEMİR 120 41 46 33 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 70 70 70 1822 % 67,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DdbAEaeaC AE  ADC d DeeAeacDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABDA  a Da dAAbcaeCB    CA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız ebCDBacCb eACD aebcbe       Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız adCacbCae c  DCEABEdab b   bEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 0 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 4 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 4 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

159,794 87,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  1066
YUNUSEMRE ÜNLÜ 120 20 56 44 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 202 202 202 2357 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız ad bEaedC bbcC aaDCBacec cEaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 1 7 4 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bbdcACeaBDb dc   cabBc edC aEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız cc bB       aDec     ade      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız d e  aCa  cEde  eBc   B be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 5 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 2 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

218,540 71,39
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9D  -  604
YUSUF IŞIK 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 89 89 89 1916 % 71,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 33 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDC AE eEC A  eB b eCD   eA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 3 9 -0,75 % 0

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a       ca   Ba Ad  B CB  EA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE   ba                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E  C   cE B  D   Ee ACDB a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 1 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

156,335 88,90
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  612

120 15 40 65 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 204 204 204 2386 % 88,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bDdCc  d       BbbDbd B aeAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 1 0 11 1,00 % 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a b d ACcaeb    A         cd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız beaD   c   eb  b cD  bc d  dbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız   Cb  bcb  d   A e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 3 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 7 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

264,010 51,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  482

120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 20 20 1392 % 51,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAEDACCDAdBaAadcaB ADABEE ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 2 1 8,50 % 71

Coğrafya-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABDAC aBDaEaAA dB CB BaeCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEC dDa   b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız               e A d CDBba EAb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 0 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

232,288 66,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  623
ABDULSAMET ÜNLÜ 120 40 38 42 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 65 65 65 1790 % 66,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC Accde      ADCaCBDAbcBaEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 2 1 8,50 % 71

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABD CcCBDaECAA caeCBceaACADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  daeCcEe    B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dde ce    B  e  ddc dcBee E dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 1 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

227,294 68,67
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  320
AHMET ALİ AYHAN 120 40 44 36 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 72 72 72 1843 % 68,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız edeAEDedeDAEBaADCcdBDAeABdbDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bABcAdcCBabEdebacBaCBEcBddADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız aEaec adcEc    B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBC   b D ca e be cd a        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 6 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 1 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

249,125 59,02
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  583
AHMET DEMİR 120 45 35 40 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 38 38 1584 % 59,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDCCAEDeEeDcCBDcDbaCebBAbbABbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEbAdDACcaBDbe dAA bBeCBabEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız     E    a       e B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    dcCe   d E   DC  EcEbdDBDeb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

190,332 80,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  577
AHMET DİNÇ 120 23 26 71 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 164 164 164 2170 % 80,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDa dEDAEa ACeeeDAaCdcB bDc cE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız c eA DACcaBD  aCcbbaB  BaAd ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

239,851 63,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  258
BEYZA TÜRKAN 120 44 44 32 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 50 50 50 1703 % 63,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCC  eAECDAea  DbDeCeBb bA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a CABD*CcCBD daCAA bBCCcB EADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a  babDdcaCd a   e  DbAbbedaeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız a  Ed C bC E e ba   ccb dDB D 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 5 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 0 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 8 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 4 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

156,505 88,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  399
DİLEK YILMAZ 120 14 36 70 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 203 203 203 2383 % 88,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC e cA  eAc abD b  D  c ad B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Coğrafya-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız a c b  d  b C   d a      eA dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız a C  e   b   a c  d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  dab  b  C E D  d d  aB a c a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 3 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 1 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 4 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

199,357 78,35
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  445
FATMA BAHRİOĞLU 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 139 139 139 2103 % 78,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDC edDdE cA BD Db C  BAbeA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 1 1 10 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız   dd  A   B   a        B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız      C eDaa        B       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  b Ea C   dE Bc DC dE d bbdce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 0 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 2 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

183,414 82,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  574
FURKAN BİÇEN 120 21 28 71 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 174 174 174 2213 % 82,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbd e dC  b  b CbC  Aa   E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 4 2 6 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  Ad A caBDb  AAa  C B d  dA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız D    Daa                   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız     eb    a  D  dcd  Dd a   db

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 2 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 3 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

199,022 78,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  593
GÖKHAN KANTAR 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 140 140 140 2106 % 78,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aedbAcDeEeDAaBaBDADCdcBADeABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız abbAcaAdcCeaaeBdeAadBaCBddEAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    aEaec  dcEc     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız abCE  a   e d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

223,845 69,93
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  463
HACER NARİN 120 39 46 35 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 80 80 80 1877 % 69,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCdAdeeC  AEaaAaaDdebcDAdbEeaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABaACDeBabEeAA c  CB cB aA EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DcC dcaa       d    ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dabdee  a BE aCEdcE bDB b EdcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 7 0 100

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 4 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

166,916 86,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  940
HARUN TANZİ 120 18 38 64 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 195 195 195 2313 % 86,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC e adbbD    bbCbd a eABdEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bbccACcaebaE  b    CB  ac d E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dab aDae  D    B    c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dca         e        e        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 3 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 1 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

227,085 68,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  978
HÜMEYRA DARILMA 120 42 53 25 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 73 73 73 1847 % 68,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCbAEDAdeacE  AbCcCcDcbbBaEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAdaACDaaebECAAd         bAcEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc eeceCcc Aa cB E D   aba  Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdeCa    bdaecCEAdEcdeBaDaEcdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 7 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 4 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

209,107 75,22
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  1069
İSHAK KAYA 120 37 57 26 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 107 107 107 2019 % 75,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCbe edECD CcaaD DCCc b eABEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEb cbACcbBDa adAAdd CCBdcEAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız d DDEC eDaad b  dB c c  de a D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız c ad aaBbCca ccA C Acddb ade b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 4 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 7 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

180,583 83,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  507
KIYMET ŞEN 120 29 64 27 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 178 178 178 2234 % 83,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DbaA cdbCD EcacaCbCdebacBdEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 1 8 3 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABDACcedaa debd a aB eaebbDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb ccea ab  b d ab ce d    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız bae e da  Ba De bdE dDBaDCEeEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 4 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 6 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 5 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 3 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

203,875 76,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  235
MELİSA TORAK 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 125 125 125 2063 % 76,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CbCdAdDcECDAaBaBDADCdcBADeABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 5 7 -1,25 % 0

Coğrafya-1 12 2 1 9 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız abb  a  b    c  A C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  D b e B c  b  c B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  D b aCd  B d a  C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 2 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

214,068 73,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  424
MERYEM EDİZ 120 38 55 27 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 99 99 99 1965 % 73,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC A eA CDAdad Dee B bbA dE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dbda  cCBDa CAbac CCeaBd bA E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız babDBcadc a aaDBDbAbbedaeb ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdaC bC DCe  aCdAeEEeeBb  Edbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 4 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 0 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 5 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 9 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 3 0 75

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

209,561 75,04
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  725
MUHAMMEDMUSTAFA AKSO 120 36 52 32 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 106 106 106 2014 % 75,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDebAEbAbd AC cabADeCDBADeAdaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEdABDACeaBDbeeCAAdEdCCedbbdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız BadaBeaaeaBddacdcebAceabaeeaDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

164,452 86,59
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  451
NİSA ERASLAN 120 13 21 86 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 198 198 198 2324 % 86,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız edeAEDedeDAEdeADCcCdbda a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Coğrafya-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bAdcAdcC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız a a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

250,067 58,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  540
NİSANUR YAMAN 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 36 36 1573 % 58,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eCCAEDAaCD  BebDCeCBDdbABdceaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CAebACcaBcEE AA baaCBbBBedADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     C       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E e           C edE daB eaEcEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 0 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

194,438 79,66
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  289
NURŞİN KALAÇİ 120 30 50 40 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 152 152 152 2138 % 79,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız daCeecadc  daBDBDbcCb d  bb aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Coğrafya-1 12 4 4 4 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bE d DA  adD eaC baE C B  aAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız b DeE eacaacEb d Bb D A e c  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B CEBdaa  B E  d  b E a  c a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 2 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 7 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 5 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 0 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 4 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

203,629 76,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  201
ONUR YILMAZZZ 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 126 126 126 2066 % 76,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCbEDdCCaAEBabaeDCBbd A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Sosyal 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABaeC CB    A a   CB  c  A E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız ac  a  e  b    d b  b  C  e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız   C d                         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 0 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 0 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

133,437 96,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  594
ÖZGÜR YILMAZ 120 5 32 83 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 212 212 212 2602 % 96,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 22 6 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız da dcEcd eaeb adc aa  dAbaeabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Coğrafya-1 12 1 3 8 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız ba  aDcabdB E aeb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 4 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

167,582 85,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  802
SEFA TÜZÜN 120 20 44 56 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 194 194 194 2306 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız edaAEDACCDAd C  CDbdeA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 0 6 6 -1,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABeAbbdecbcebbbad            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız  E a c dA b    B   a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 1 18 11 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız ae bc dBaec   dbeac  ba    bbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 0 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 3 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 1 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 3 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 4 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

124,107 99,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  1039
SELAM ERGİN 120 17 92 11 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 214 214 214 2659 % 99,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDbCeabcEaDbaecBbcadaedbcacabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 10 0 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız cEbeacceadBbadaCAeadae        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız eabbdeaecabAbbebdBcaabdeeaBd*a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız eaeEcaedbbcaEdbcbCdecbEAdae   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 6 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 2 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 8 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 10 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 5 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

223,908 69,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  436
SEMA ALAN 120 39 46 35 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 79 79 79 1875 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCbAEDedbadbeD aba CcBeacABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECcBaAC dBDb caAbdaBCCB AEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız ea DECaeDeb  Dc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız abeEaCaeDbdEa EdDe e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 1 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 4 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

233,781 66,02
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  441
SENA TAT RĞAN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 62 62 62 1772 % 66,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCdAEDeCCDdbBbbDeeCBbdeABdEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Coğrafya-1 12 4 1 7 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CA c   aBDaE Ab  B CB   ACADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız            E  C      DBae E E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 0 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 2 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

144,315 92,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  0
ŞEVVAL AL 120 10 37 73 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 208 208 208 2483 % 92,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  edbAc bad bed eb bCb  A Dd  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 8 4 -2,00 % 0

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bce da eaa  dBdaA Ca b cddEb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız                      ae       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EaCd                       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 4 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 2 1 67

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

206,705 75,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  532
ŞEYMA OSMANOĞLU 120 37 60 23 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 113 113 113 2036 % 75,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız deCbAEDeECb aeaBDADCC aAeedBbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Coğrafya-1 12 3 9 0 0,75 % 6

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEeeBaAaDCa beBeAddbaaCedAdAed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  acaeAE     c    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız eaCEBadaaadEcBdAbadddbaAbaabDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 4 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

225,546 69,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  426
SUDENUR TATARĞAN 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 77 77 77 1864 % 69,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eC A DedC eEBbA CeaaeA    cDcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABD dedBabECAdad CaBc a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE     e       e    d  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız bBaC b BDeBa DCEbcE baBDaCEAd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 1 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

214,907 72,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  981
YUSUF DURMAZ 120 41 66 13 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 96 96 96 1957 % 72,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bDCdcEedECDd aDBDdDedbB bec dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız abaABDACcCBDcea AAbceeCBdAEADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız ea DEe dae cEa  cecB cc dBdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız abCEdeCa CcEEabdeC eEbdddcBeed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 9 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 2 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

273,592 47,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  519
ZEYNEP BÜLBÜL 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 9 1270 % 47,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCedEDc eDACBDB AaaCDBA DABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEeABDACcaBD BedAA ba CBBAEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız   DDEC   a  c   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  e b       E B      EAb CDBba 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

225,088 69,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9E  -  495
ZİLAN TUNÇ 120 41 52 27 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 78 78 1867 % 69,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDeCAdedEaDACeecDAabbeBcDaABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECABaACceBDdcBCAbaceCCBadEcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    ca    ab      B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız eaebaC BaaBEaBacDedAEebAd Baba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 6 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

245,998 60,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  942
ABDULLAH DİLEK 120 52 68 0 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 46 46 46 1617 % 60,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız adedEcACCDAEabAaCDdBbAeAdbEecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABDAdeaBDbEdAAdaaaCBEcBACADEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DabedDaCAcceCeacbEAeeBcbabcdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cdaCaeCccCeEcDedABEEbaBbcabcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 5 0 100

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 6 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 10 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 2 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

202,816 77,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  575
ABDURAHMAN SUNA 120 36 62 22 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 131 131 131 2075 % 77,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bDCCecccEecAaaaB bDddbBdeaABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız baebBbAbbaBDEcddAAdaaaCBddEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız e     b  ce     b  ce     B  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız *cdcdaCaaaBEEaEdDadAEcdAbaBbca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

253,104 57,04
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  542
ALEYNA SOLAK 120 46 33 41 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 31 31 1531 % 57,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 7 1 20,25 % 68

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAEDA CbAbBaADaDCBDADABEEaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eAdDA caBDbECA ab       bdAeEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE    aC a     B    d   ca  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız   aCc     ed eC Add dDB DCEbcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

263,707 51,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  598
AMARA ELFARİSE *Lİ 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1395.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 21 21 1395 % 51,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC   cA eDAEa AaCcCB Ae  cdDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Coğrafya-1 12 7 1 4 6,75 % 56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Sosyal 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABD   eBa EdAA   CCBE B  A E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  ccaC       BD   A   a   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Fen 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EB CBa       D  A a bDBbDCE EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 1 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 0 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 2 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

234,019 65,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  616
BARIŞ ŞENKAL 120 40 36 44 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 61 61 61 1768 % 65,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC ddD dCeAbdCAcCee bAeABaEcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 6 2 4 5,50 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eb DACDaaDbE Ab dBC B BB CA Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEbaebaC  c    d    dd d    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBCCa     e   CdAca         E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 3 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 0 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

208,444 75,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  625
BİLAL ATAY 120 33 43 44 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 110 110 110 2025 % 75,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDC dbDecCDAaBad AcC bedbecd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEbAdDACcaBD BabAA caCCB bbAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ab  BeCacb E  cdDCdeEbEedDBea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

273,467 47,39
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  564
BİLAL YILMAZ 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 11 11 1272 % 47,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC Ad de D Ed  ce CBbebA EEDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABDAd CBDbECAA badCB e AC DEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız aE  eDaC       dDE  A  Caa  Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız dae B C  Ca  ebdAcE aDBDDCEAEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 0 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 2 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 3 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 0 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 8 1 89

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

195,992 79,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  483
CANSU KARABULUT 120 30 47 43 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 149 149 149 2126 % 79,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız D dedaACaDcEaeA CcaBbAed  E B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dAda d aB EEC  eaceCB  a de E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız bd  cDab d     BD   A   a  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 14 9 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EdedBe    eaeDe eeE  aB c EbEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 0 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 2 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

192,670 80,14
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  1040
CEMİL FIRAT ONAR 120 32 60 28 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 154 154 154 2151 % 80,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCdcabAECeedeceDbabCDBdbbA *c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız adeeBcc  daDbea AAC aCdaeebcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız bcDaECbda        B   d a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ccCcd   e *EEebADe AEdcAaaBDca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 4 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 1 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

213,973 73,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  615
DERSİM BUDAK 120 38 55 27 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 100 100 100 1968 % 73,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCCAEceEC caaaB bDddbB baABdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECeBaAbcbaDa aCAAeE bCBd bdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DEd  D b   A          a b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ccdcdaCaaadEEaEdDadAEcdAbaBbca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

285,203 42,77
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  533
DİLAN TEKİN 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 1148 % 42,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDeCAdDcc  A  DBDbaeCDBdDD  aE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Coğrafya-1 12 7 2 3 6,50 % 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bbCAB  Cc BDaeB AA E CCBBeE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DECaBDeC E    B BDEe dB CDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    E       E  E De AEAE  DBbDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 1 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 4 2 44

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 4 3 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 2 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

248,122 59,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  425
EMİNE ZENGİN* 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 42 42 1599 % 59,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCdA  dEdDAaBacaAaCa BeDDABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECABaddcaca    AAb    BB EAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız Ca DEC e bedE A bB d    d   ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  adEdCC  deEEeE DC A eEb DB ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 4 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

177,227 83,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  595
ENES TÜZÜN 120 21 36 63 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 181 181 181 2245 % 83,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız dDCCAdDdb DcbdcccADdeaBAbccccE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 2 8 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız abbeBDACcCea  ddAAdaebbcBAcbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 4 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

200,260 78,09
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  0
EYÜP ÇELİKER 120 34 58 28 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 136 136 136 2096 % 78,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCbcaceEebAeacebcDbdDadeaABEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız cECbBDAeaeBecBcCAddcdadBaAEAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız CaDeEbacD    c  c   D     aCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız aDd  C ae cE d  a   E  b eBeDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 1 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 3 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 2 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 0 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 3 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

181,769 82,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  1055
GAMZE ÖZEL 120 30 66 24 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 177 177 177 2226 % 82,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız daCbAceeECDAaacacAaedeaAcbABcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Coğrafya-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdeBaAbcbaDb aCAAbE bdBd b  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız     E   Dab c    B d b  e  a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ccdcda*aabeEaeddDddAEcdAbaBbca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 5 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 3 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

162,872 86,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  509
HDVİDAR ACAR 120 20 52 48 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 199 199 199 2333 % 86,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAdce eDcEaeb dadBceeceadc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 3 5 4 1,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dA ed cb   EeAAb  bC  cadCdab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEd d  b d     c    b      a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız Ed b  C   aE c   ab  eB cdEed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 3 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 3 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 4 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 1 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

181,995 82,90
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  837
HÜSEYİN İLENÇ 120 23 39 58 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 176 176 176 2225 % 82,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cCbcdeebeeAccdeadbCBed      B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 2 8 1,50 % 13

Coğrafya-1 12 5 2 5 4,50 % 38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız   BcA c     CAA EaC    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız  daC eacc eEcDedABEEbaBbcaEcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 1 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

246,919 59,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  543
İLAYDANUR CENGİZ 120 46 43 31 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 45 45 1608 % 59,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeeAdDed DbbBabDbDdBaADABdEacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABDAd adaEb AAba CaB cadCAcE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE  BDaC  a Cc cD   d  CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E e B     cddDeEddE eDBDeaE Ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 2 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

174,371 84,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  0
KASIM ASLAN 120 25 56 39 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 185 185 185 2267 % 84,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aaeCAdDA      eBaeDaCDcdabddEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 6 4 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız  Edde A cba aa eAAa ebCaa cced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız a aabacaca AEaAb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B  EaCC   dEada  Cac  dAaec ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 5 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 4 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 1 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 6 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 0 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 6 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

205,704 76,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  584
M FURKAN BALCI 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 115 115 115 2044 % 76,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DC c c    AE   D D  e aABEEa a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 0 0 12 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 3 0 9 3,00 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız              A     CB     A  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız  EbacD C  c     D      Ce   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız              a cdaE  DBeDaE E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 0 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 0 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 0 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 0 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 3 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 1 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 2 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

199,512 78,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  401
MELEK TACAR 120 28 34 58 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 138 138 138 2102 % 78,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  cCbAdDdE  Aa a Db CCaBA bA Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 1 5 6 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Sosyal 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız  ceA     aBD ca   a ad B  aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE     e b    B B    Aa a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız cae   d   cc   A C AEAd bDabb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 1 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 1 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 0 2 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 5 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

245,801 60,47
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  428
MELİSA EZER 120 47 49 24 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 48 48 1623 % 60,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDeCAEbcbdDbaebB bDbdeeAaeABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız cECABDAdcada cc AAbE CCBddEAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız Cc DEd BDa   a  c  cDE  d  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EaeCB  dEEcddDCEddeEbeDBabC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 2 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

205,165 76,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  496
NİSAN IŞIK 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 117 117 117 2048 % 76,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCaAbDdbC ca  BD aeCc  Dbc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 4 6 2 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDAd ecDaeaCdA  abCBBeEAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız     a  d                     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız acC d  aaadE aE DadA          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 1 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 0 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

185,126 81,97
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  606
ÖZGÜR ARSLAN 120 23 35 62 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 171 171 171 2200 % 81,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız bDCbcde ceee ec  babCD   b   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 2 9 0,50 % 4

Coğrafya-1 12 5 1 6 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Sosyal 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız     Bc   d     CAA EaC     cDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Da  ca e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız     d   e BEEaEdDe AEcdAaaBDca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 1 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 0 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 1 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

187,387 81,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  4
ÖZLEM ŞAHİN 120 27 47 46 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 168 168 168 2191 % 81,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAbDd C cb abDdadd  aA   aBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CeBb b  a   CAAa  bCBa adCADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız            A      ba      b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cdadaaa  daEADadA EEbcBbcaccdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 0 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 3 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 3 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

201,031 77,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  208
SAMET GÖMÜRCİ 120 34 57 29 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 134 134 134 2089 % 77,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cCbcdcebeeAccdeadbdBedaABEEeBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 6 0 4,50 % 38

Coğrafya-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız eABbAdbaBDbEdAAdaaaCBEcddCADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cdaCaaacceaEcDedABEEbaBbcabcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 3 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 3 0 100

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 8 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

207,242 75,71
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  465
SENANUR GİRTİ 120 37 60 23 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 112 112 112 2032 % 75,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCCddeeEC AbBaBbbaCdbBbaaABdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECbBaAbcbdDa aeAAe  bCBd bdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DEd dD b   A   b  bA  a b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız dcdcdaCaaadEEaEdbadAEcdAbaBbDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 3 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 2 0 100

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 2 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 3 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 3 6 33

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

219,588 70,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9F  -  276
ŞEVVAL YARDIMCI 120 41 59 20 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 86 86 86 1905 % 70,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCaAEDAdC cE CAaebd  AaABcEcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABaAbcbaDcECAAbEdb Bbca CADb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE   Dab bc C Dc bd de  bb E b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız cda aaaccdaEdDddABdEbaBbcaEcdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 4 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 4 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 6 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 7 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

271,014 48,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  246
AYŞE ERATİLLA 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 15 15 1294 % 48,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAEDcC DAEaaeaCaC DAbABEEaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 4 3 4,00 % 33

Coğrafya-1 12 9 2 1 8,50 % 71

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız C daA DCdD bCAAC BCCBccB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Da  acaC bc eD cD   ca CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E  ea   a BEADCbAaE dDBc dEeEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 5 0 100

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 5 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

247,522 59,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  402
AYŞEGÜL KOÇHAN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 43 43 43 1603 % 59,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCCeEb EdDAC DcDADCbDB  DAB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 6 3 3 5,25 % 44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEaABDACcaBc BaCAA baCC  AaAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    Dc   c          B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    d C  c dE ebcDCcAEd  bD be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 2 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 1 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 4 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

294,098 38,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  285
BERFİN İLTEN 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 1037 % 38,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız deCdAEDAE DACBDBDA aCDedabABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 6 5 1 4,75 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Sosyal 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız EEeABDACcaBDaeBadA aBCCBBbEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız   DDE   eb  E      BD   d  Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    Ed Cd  eE BEcDC dEAEddDBbbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 0 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 2 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

256,579 55,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1061
BÜŞRA BELGE 120 47 34 39 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 27 27 27 1491 % 55,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  DCeAEeAE eAaB BDb CbcBAcadB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECABD acaBD ceaAbdEaCCB  EA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız e bDEC BcaCd D  E  Bc   d  Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız              aE DC AEed CDBcbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 1 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 1 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 3 4 33

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

213,629 73,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  438
ESENGÜL ARSLAN 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 101 101 101 1974 % 73,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CceaAEcdE eeacaaeAaCCbBADbceEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 7 0 3,25 % 27

Coğrafya-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız babAdaACDaaD c CAAb dC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız  D Da  ac C a    a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    Eaae   cd BEADCbAEAbdbeBbD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 3 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

273,466 47,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1057
EZEL TAŞ 120 57 51 12 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 12 12 1273 % 47,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDCCcdDAEaDAacacDADeCaBADbABbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDACcCaDaeBCAAdbaCCBdbEAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız eecDEececaCd     c B b  A  Ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız ccCEeeCcedaEdebADacAEAEAbDBeDa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 6 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 2 2 17

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 6 3 67

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

203,625 77,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  607
FENER HÜSEYİN 120 32 45 43 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2067.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 127 127 127 2067 % 77,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız De AEcAdCDAEcaAab d aA A  cecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Coğrafya-1 12 3 3 6 2,25 % 19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız C c d eb bd C  C a bB  a d a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb    a       d  d  a e  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EcCCdeeeaaBbADCE adEabBDa EdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 3 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 2 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 4 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

248,400 59,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  681
FIRAT ÇELENK 120 46 41 33 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 41 41 1595 % 59,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeCAdcAdCDAEBabaCebBaADABacecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 2 3 7 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Sosyal 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  d  A ea  c dA     dB  e eADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb  DeC       dc   e  C eA B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EcCCde*cbaBbADCEABEdaDBDa EdEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 3 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 1 2 14

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 2 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 1 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 1 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 4 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 3 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

223,402 70,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1003
FURKAN TUNCER 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 81 81 81 1879 % 70,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız eDdCAEDcbC ACBDcDbDbbDBA aABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEeABDAdcCBDdeadAe ba CB AEAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 0 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 0 0 0

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 0 0 0

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

273,028 47,62
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  219
HEVAL KALKAN JR 120 56 47 17 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 13 13 1278 % 47,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CeCbAEceECDcCBeaDAcCCDBADeABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 3 1 7,25 % 60

Coğrafya-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bEbABDAd CBDdeBdAdaEBCCBa Ee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız bD DEe a bd a  d acBac    a  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız eaaEdCCaaCdEceEAeCEcEAdAdDBbDb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 3 1 75

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 4 1 80

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 1 1 20

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 4 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 5 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 3 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

191,282 80,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  447
HİRANUR TAN 120 24 30 66 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 160 160 160 2162 % 80,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız cebAEDAe   caCAcdc aa eA   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 4 6 1,00 % 8

Coğrafya-1 12 3 1 8 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CA   b ea a aA     CB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız D    c b c     BD   e  Cc  EB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız E  C e    a e e ABE    c eEe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 1 1 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 0 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 2 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 0 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 0 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 3 2 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 3 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

261,672 52,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1059
İREM KISA 120 51 43 26 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 24 24 1421 % 52,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CaCbeEDcECDAeaac bDCeDBADaABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 8 4 0 7,00 % 58

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aECdBDdCcCBDaea AAbcBCaBaeEAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE  dabb b    B B    d  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EdaCcD BEbBE DCdAEcEbCDBbed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 3 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 1 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 5 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 2 0 100

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 4 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

215,189 72,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  486
MEYREM TUFAN 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 95 95 95 1956 % 72,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız  CCAEadCCe EBdAaCDdecAaAdb c D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 5 5 2 3,75 % 31

Coğrafya-1 12 2 7 3 0,25 % 2

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABb a daDcEbAe b  CdaeebCADEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Dc    Db       dc   d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız a  d b   a bcDCbdBEEdbdbDCEAcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 3 0 100

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 1 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

232,011 66,84
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1058
MUSTA A ÜNER 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 66 66 66 1794 % 66,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız CDC A DeEbDAbBDBDb e bd  DABEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 3 2 6,25 % 52

Coğrafya-1 12 3 6 3 1,50 % 13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız EEeAdD C aBDbeaCA eb C a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız b  DEd  a    b     d  c da e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız    EdCC   B deE DC dE dAdeBbe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 0 2 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 4 0 100

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 2 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 3 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 2 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 4 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 1 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 5 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

204,055 76,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  454
NALİN PELDEK 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 124 124 124 2062 % 76,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeCdbcdaCeAE dAaCc ac eAa  eaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 4 7 1 2,25 % 19

Coğrafya-1 12 3 2 7 2,50 % 21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Sosyal 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız dABb dcaeDbE A b   CB  a dAaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız Da     b       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız b Ce b     E aC AcE CeB  CEAd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 2 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 4 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 0 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 0 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 1 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 1 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 0 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 2 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

225,757 69,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  643
ÖMER FARUK ORHAN 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 76 76 1862 % 69,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız aDC AE dEC AaBcecAaCbbBeDeA  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 6 4 2 5,00 % 42

Coğrafya-1 12 1 6 5 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız aEdABD Cea Dbea Ada    d  EA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız C  Da  B    d      e        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız  cCE dCB  BE   bc EAE d      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 3 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 3 2 43

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 0 3 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 0 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 1 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 2 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 1 1 25

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 0 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 2 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



9. SINIF KDS 1

188,817 81,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  369
SAKİNE DUR 120 24 33 63 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 166 166 166 2182 % 81,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız eCdAbee       AaCDC   e d Ee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 2 5 5 0,75 % 6

Coğrafya-1 12 5 0 7 5,00 % 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız  ABb b ac b  AA E   B  BbCA c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız  E  dbaa  a    BD   e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız a   eb a  dEdc  AdE  cBc    Eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0

Metinleri sınıflandırır. 3 2 0 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 1 1 25

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 2 2 29

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 1 0 20

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 0 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 2 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 0 0 0

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 5 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 1 0 100

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 0 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 2 2 22

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

262,746 52,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  586
SELMAN TAŞ 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 22 22 22 1406 % 52,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız  aC AEDdECD aBDaDAcd  BA bc a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 9 3 0 8,25 % 69

Coğrafya-1 12 4 5 3 2,75 % 23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız bECABDACeaBDa   AAdbadCBdbEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE            B      AcBbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız B dEaCCacCdabeEADCEAd dA eBb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 2 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 0 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 0 0 0

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 4 3 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 2 1 50

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 2 1 67

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 4 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

217,652 71,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  466
SİBEL BİLTEKİN 120 33 31 56 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 90 90 90 1929 % 71,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CDCCAEDAECDACBDBDADCCDBADDABEE

Cevaplarınız     AEed CDAe  B    d    bcBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 1 4 7 0,00 % 0

Coğrafya-1 12 5 3 4 4,25 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EECABDACDCBDEBBCAACEBCCBBAEADC

Cevaplarınız a b  D   ad Eca A b  CCBdbEADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDDDECDBDDCAEDAAEBDBDEADABBCDD

Cevaplarınız    DE   D e    d   B c  d  e b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BDCEBCCBDCBEEBEADCEAEAEACDBDDC

Cevaplarınız dc    C baBEE dAeC AE Eb DBbD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Metinleri sınıflandırır. 3 0 0 0

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 0 1 0

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 0 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 0 2 0

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 0 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 0 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 1 1 11

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 4 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 0 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 1 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 5 1 56

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

257,644 54,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  1062
ŞİLAN DEMİR 120 50 44 26 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 25 25 1474 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DCCAdcbCCDAEBaAaCDbaDdaAdbEDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 4 1 6,00 % 50

Coğrafya-1 12 5 6 1 3,50 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABe CcCdDbECeA cBeCBaeaddADEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DE    ad  e    Bc e c  Cbc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız d aCdb  b BbAeCEA EEdaBDebE Eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 1 2 33

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 4 2 57

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 3 2 60

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 2 1 67

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 3 2 60

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 1 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 4 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 1 1 50

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 4 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



9. SINIF KDS 1

267,920 49,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  950
SİYABEND ÖZDEMİR 120 54 46 20 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 16 16 1335 % 49,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız DeaAEDACCDAEBCAceDCBeAbABdEaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 4 8 0 2,00 % 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız CABaAdDaBcbEdAedEabCBaceeCADEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DcecBDabdb     B    de C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 5 3 2 4,25 % 43

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız EBCCaed c dbA CEAcE dDBDbaEccA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Metinleri sınıflandırır. 3 2 1 67

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 2 1 67

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 1 0 100

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 2 2 50

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 6 1 86

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 3 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 1 2 33

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 4 1 80

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 0 1 0

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 2 5 22

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 1 2 8

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 2 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 3 0 100

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 4 5 44

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



9. SINIF KDS 1

180,224 83,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

-9G  -  919
YASİN GEÇİT 120 28 61 31 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 179 179 179 2235 % 83,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 214 214 214 2684

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DCCAEDACCDAEBCADCDCBDADABEEDBD

Cevaplarınız bCebdaebecebabeDeDCaeADccaccaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 12 7 5 0 5,75 % 48

Coğrafya-1 12 3 7 2 1,25 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CABDACDCBDEECAACEBCCBEBBACADEB

Cevaplarınız bABcAeDaBDaEaAba d CBacaeCcDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DECDBDDCAEDACDDBDEADABBCDDAEBD

Cevaplarınız DEb  cae       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EBCCBDCBDCBEADCEABEECDBDDCEAEA

Cevaplarınız aBaCe dda cbeaeEe E d Bac dedA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Metinleri sınıflandırır. 3 1 2 33

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 3 3 0 100

İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar. 1 0 1 0

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Dilin kullanımından doğan ağız, şive, lehçe vb. türleri bilir. 4 0 4 0

İletişimi ve ögelerini belirler. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 7 5 2 71

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 5 2 2 40

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 3 1 2 33

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 3 0 2 0

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 5 2 3 40

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 2 1 0 50

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 1 1 0 100

Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 9 0 3 0

Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Kümelerde Temel Kavramlar 1 1 0 100

Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 1 0 0 0

Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 12 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Bilim Araştırma Merkezleri 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 2 1 1 50

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 4 0 3 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 2 0 2 0

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 3 1 2 33

Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 1 1 0 100

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 9 1 6 11

İnorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
