
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

KATILIMLAR

1 383 HAMZA ÖZDEMİR 10D 19 11 16,25 19 10 16,50 6 4 5,00 8 6 6,50 52 31 44,25 273,163 1 1 1 1 668

2 17 YASİN ÜZLÜK 10C 16 9 13,75 19 7 17,25 5 3 4,25 8 4 7,00 48 23 42,25 267,496 1 2 2 2 753

3 202 EZEL YALÇIN 10C 16 7 14,25 16 8 14,00 8 6 6,50 8 5 6,75 48 26 41,50 265,167 2 3 3 3 783

4 382 VEYSEL SAKÇAK 10A 22 8 20,00 13 17 8,75 7 17 2,75 13 16 9,00 55 58 40,50 261,503 1 4 4 4 835

5 9842 MUSTAFA KARECAM 10C 14 11 11,25 19 9 16,75 6 13 2,75 12 12 9,00 51 45 39,75 260,386 3 5 5 5 847

6 475 ZİLAN BATIT 10B 23 3 22,25 11 8 9,00 4 5 2,75 8 10 5,50 46 26 39,50 258,065 1 6 6 6 892

7 521 SAMET OKAN 10E 15 10 12,50 15 7 13,25 4 7 2,25 11 10 8,50 45 34 36,50 250,434 1 7 7 7 1017

8 21 BERAT ARSLAN 10C 17 13 13,75 18 10 15,50 2 14 -1,50 11 16 7,00 48 53 34,75 244,951 4 8 8 8 1098

9 558 ELİF BÜYÜKTOP 10E 14 15 10,25 17 8 15,00 0 6 -1,50 13 10 10,50 44 39 34,25 244,043 2 9 9 9 1109

10 863 YELDA YETER 10F 14 9 11,75 11 4 10,00 5 5 3,75 10 5 8,75 40 23 34,25 243,778 1 10 10 10 1118

11 262 MERVE DÜRKEN 10B 11 7 9,25 15 8 13,00 1 2 0,50 10 5 8,75 37 22 31,50 235,837 2 11 11 11 1266

12 190 TUBA TÜRKAN 10C 18 2 17,50 10 8 8,00 4 3 3,25 4 4 3,00 36 17 31,75 235,286 5 12 12 12 1273

13 1005 HİVA KARABULUT 10E 15 5 13,75 10 4 9,00 4 2 3,50 7 7 5,25 36 18 31,50 235,112 3 13 13 13 1276

14 30 HİLAL OKALİN 10C 18 4 17,00 9 9 6,75 5 5 3,75 6 8 4,00 38 26 31,50 234,639 6 14 14 14 1285

15 610 ESRA GÜLTEKİN 10F 15 11 12,25 16 14 12,50 1 3 0,25 10 15 6,25 42 43 31,25 234,595 2 15 15 15 1286

16 958 ENES TURĞUT 10F 15 15 11,25 15 14 11,50 2 4 1,00 9 12 6,00 41 45 29,75 230,206 3 16 16 16 1353

17 101 DİCLE SONCUL 10D 16 14 12,50 16 10 13,50 0 1 -0,25 7 13 3,75 39 38 29,50 229,202 2 17 17 17 1371

18 899 RÜMEYSA ÇAKICI 10E 16 4 15,00 10 6 8,50 2 3 1,25 6 5 4,75 34 18 29,50 228,917 4 18 18 18 1374

19 347 BURAK DMR 10C 14 6 12,50 13 11 10,25 8 6 6,50 2 8 0,00 37 31 29,25 228,301 7 19 19 19 1388

20 163 ROJDA EKİN 10C 10 10 7,50 4 5 2,75 13 5 11,75 8 7 6,25 35 27 28,25 226,195 8 20 20 20 1433

21 212 İSA ARIĞTEKİN 10F 18 10 15,50 14 9 11,75 2 9 -0,25 5 14 1,50 39 42 28,50 225,716 4 21 21 21 1439

22 703 İLKNUR ARIK 10F 16 7 14,25 10 11 7,25 2 5 0,75 7 7 5,25 35 30 27,50 223,023 5 22 22 22 1491

23 416 ESMA EYLÜL SUNA 10D 18 10 15,50 13 15 9,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 37 39 27,25 222,049 3 23 23 23 1505

24 554 YAĞMUR ÇERİK 10E 15 10 12,50 9 5 7,75 2 7 0,25 7 2 6,50 33 24 27,00 221,797 5 24 24 24 1508

25 23 ÖZKAN ÜZÜMCÜ 10C 13 7 11,25 12 10 9,50 8 7 6,25 2 8 0,00 35 32 27,00 221,700 9 25 25 25 1511

26 995 EYLÜL KARABULUT 10B 16 12 13,00 13 11 10,25 7 13 3,75 3 12 0,00 39 48 27,00 221,472 3 26 26 26 1516

27 338 PINAR ŞİMŞEK 10A 11 6 9,50 12 9 9,75 5 9 2,75 5 5 3,75 33 29 25,75 218,320 2 27 27 27 1572

28 732 AMİNE KAYA 10E 15 11 12,25 15 11 12,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 25 25,75 217,802 6 28 28 28 1590

29 170 BERİTAN KANŞIRAY 10A 18 7 16,25 2 6 0,50 7 7 5,25 6 9 3,75 33 29 25,75 217,442 3 29 29 29 1599

30 112 BERFİN ERGİN 10C 17 9 14,75 8 14 4,50 6 8 4,00 6 15 2,25 37 46 25,50 216,826 10 30 30 30 1604

31 191 MELEK IRMAK 10C 14 11 11,25 16 8 14,00 1 8 -1,00 4 13 0,75 35 40 25,00 215,718 11 31 31 31 1624

32 936 EVİN NOMAN 10E 16 11 13,25 12 18 7,50 3 10 0,50 7 13 3,75 38 52 25,00 215,578 7 32 32 32 1626

33 922 MUSTAFA EDİZ 10E 16 14 12,50 15 15 11,25 2 4 1,00 33 33 24,75 214,814 8 33 33 33 1642

34 223 SİPAN 10B 21 8 19,00 9 9 6,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 31 24 25,00 214,640 4 34 34 34 1647

35 0 SONGÜL BİÇEN 10D 14 16 10,00 10 10 7,50 3 4 2,00 6 5 4,75 33 35 24,25 213,786 4 35 35 35 1658

36 931 VEYSEL KONAK 10D 22 5 20,75 10 17 5,75 1 5 -0,25 1 10 -1,50 34 37 24,75 213,641 5 36 36 36 1661

37 314 NAZLI ÖZERDEM 10A 15 7 13,25 13 10 10,50 1 9 -1,25 5 13 1,75 34 39 24,25 213,243 4 37 37 37 1671

38 51 ESMANUR ÜZLÜK 10C 14 9 11,75 10 9 7,75 5 5 3,75 2 6 0,50 31 29 23,75 211,885 12 38 38 38 1694

39 1022 BİLAL KAYA 10A 13 8 11,00 9 7 7,25 1 3 0,25 7 8 5,00 30 26 23,50 211,411 5 39 39 39 1701

40 1073 İSMAİL GÜRTEKİN 10C 8 6 6,50 13 6 11,50 4 5 2,75 4 6 2,50 29 23 23,25 211,145 13 40 40 40 1706

41 559 SELCAN TAN 10B 14 10 11,50 5 11 2,25 4 7 2,25 10 11 7,25 33 39 23,25 210,685 5 41 41 41 1715

42 273 ENES ÇALMAZ 10B 13 9 10,75 6 7 4,25 6 6 4,50 6 9 3,75 31 31 23,25 210,642 6 42 42 42 1718

43 355 NURSEL DURAN 10D 15 9 12,75 9 11 6,25 6 7 4,25 30 27 23,25 210,402 6 43 43 43 1723

44 834 AHMET TEKİN 10E 16 9 13,75 10 16 6,00 4 10 1,50 4 10 1,50 34 45 22,75 208,659 9 44 44 44 1751

45 353 ATİYE SÜNGER 10E 13 12 10,00 12 6 10,50 1 0 1,00 3 8 1,00 29 26 22,50 208,375 10 45 45 45 1753

46 1071 MEDİNE TEMEL 10C 15 13 11,75 13 15 9,25 5 15 1,25 33 43 22,25 207,406 14 46 46 46 1773

47 999 M RAT MAVİK 10B 16 14 12,50 13 17 8,75 4 12 1,00 33 43 22,25 207,299 7 47 47 47 1775

48 0 ZEYNEP ÖZEL 10C 10 5 8,75 10 9 7,75 5 4 4,00 2 2 1,50 27 20 22,00 207,055 15 48 48 48 1779
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49 63 SEVGİ İLTEN 10E 15 13 11,75 13 13 9,75 0 12 -3,00 6 11 3,25 34 49 21,75 205,983 11 49 49 49 1796

50 928 FENERBAHÇE 10E 6 8 4,00 2 4 1,00 8 5 6,75 10 2 9,50 26 19 21,25 205,738 12 50 50 50 1800

51 953 HAVİN TÜRKOĞLU 10F 16 7 14,25 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 27 21 21,75 205,668 6 51 51 51 1802

52 960 MUHAMMED SEFA ZENGİN10F 16 14 12,50 10 14 6,50 1 3 0,25 4 7 2,25 31 38 21,50 205,094 7 52 52 52 1808

53 352 ENES Y 10A 16 7 14,25 7 8 5,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 27 22 21,50 204,767 6 53 53 53 1815

54 334 ÖZGÜR GÜÇİN 10A 15 15 11,25 11 13 7,75 1 6 -0,50 5 10 2,50 32 44 21,00 203,764 7 54 54 54 1835

55 0 MELEK ERNEKAL 10 14 15 10,25 12 17 7,75 1 9 -1,25 8 17 3,75 35 58 20,50 202,441 1 55 55 55 1861

56 207 HİRANUR KELEŞ 10F 14 15 10,25 13 16 9,00 3 5 1,75 4 18 -0,50 34 54 20,50 202,271 8 56 56 56 1866

57 83 AZAD METE 10C 10 8 8,00 13 11 10,25 5 8 3,00 1 8 -1,00 29 35 20,25 201,792 16 57 57 57 1871

58 706 AYSUN SOLMAZ 10A 14 10 11,50 7 11 4,25 4 4 3,00 5 14 1,50 30 39 20,25 201,437 8 58 58 58 1874

59 0 ZEHRA KİLVAN 10C 18 11 15,25 4 5 2,75 3 3 2,25 2 8 0,00 27 27 20,25 200,889 17 59 59 59 1887

60 378 ŞİYAR ÇETİNKAYA 10D 12 4 11,00 12 14 8,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 20 20,00 200,670 7 60 60 60 1892

61 807 BERFİN SAVĞA      Z 10E 13 6 11,50 11 10 8,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 27 28 20,00 200,615 13 61 61 61 1893

62 400 YAGMUR KİLVAN 10D 12 13 8,75 11 15 7,25 1 4 0,00 5 5 3,75 29 37 19,75 200,381 8 62 62 62 1899

63 0 MEHMET BATU 10C 12 6 10,50 9 9 6,75 3 6 1,50 1 0 1,00 25 21 19,75 200,044 18 63 63 63 1907

64 55 MERVE TAŞ 10C 9 10 6,50 2 8 0,00 7 3 6,25 9 9 6,75 27 30 19,50 200,042 19 64 64 64 1908

65 947 HAMZA YILDIZ 10E 13 11 10,25 14 11 11,25 1 11 -1,75 28 33 19,75 199,966 14 65 65 65 1910

66 210 CEREN TURAN 10F 14 14 10,50 7 13 3,75 2 6 0,50 8 13 4,75 31 46 19,50 199,442 9 66 66 66 1918

67 854 SÜMEYYE MERAL 10B 15 6 13,50 2 3 1,25 2 11 -0,75 8 10 5,50 27 30 19,50 199,082 8 67 67 67 1923

68 404 BEYZANUR TÜRK 10B 11 12 8,00 11 11 8,25 2 3 1,25 3 6 1,50 27 32 19,00 198,134 9 68 68 68 1939

69 709 DİCLE ONAR 10E 14 16 10,00 10 14 6,50 2 9 -0,25 7 17 2,75 33 56 19,00 197,924 15 69 69 69 1947

70 563 HİLAL ASLAN 10E 13 9 10,75 7 10 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 25 24 19,00 197,767 16 70 70 70 1951

71 194 BERFİN TÜNÇ 10C 10 14 6,50 12 11 9,25 5 15 1,25 6 17 1,75 33 57 18,75 197,588 20 71 71 71 1954

72 188 SOSIN ÖZTEKİN 10C 14 13 10,75 6 6 4,50 4 3 3,25 2 7 0,25 26 29 18,75 196,975 21 72 72 72 1966

73 61 HARUN SAVĞA 10A 15 15 11,25 12 17 7,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 28 37 18,75 196,880 9 73 73 73 1969

74 231 MUHAMMED KESKİN 10D 15 14 11,50 13 15 9,25 1 4 0,00 2 16 -2,00 31 49 18,75 196,788 9 74 74 74 1975

75 966 ZEYNEP YÜREK 10F 15 9 12,75 9 11 6,25 0 5 -1,25 3 8 1,00 27 33 18,75 196,745 10 75 75 75 1977

76 1007 HASAN BİÇEN 10B 13 10 10,50 8 3 7,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 25 26 18,50 196,306 10 76 76 76 1979

77 410 HARUN EKİNCİ 10D 15 13 11,75 14 16 10,00 2 18 -2,50 5 23 -0,75 36 70 18,50 196,054 10 77 77 77 1983

78 714 HAVİN KALKAN 10E 10 13 6,75 10 10 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 28 18,00 195,331 17 78 78 78 1995

79 217 NERGİZ GİÇİK 10D 12 15 8,25 10 13 6,75 2 5 0,75 5 11 2,25 29 44 18,00 195,126 11 79 79 79 2000

80 196 MUHAMMED BERAT ALAN10B 10 14 6,50 11 14 7,50 2 8 0,00 7 13 3,75 30 49 17,75 194,662 11 80 80 80 2006

81 358 ABDULLAH ARITÜRK 10D 8 9 5,75 13 4 12,00 21 13 17,75 194,609 12 81 81 81 2009

82 150 ŞİNDA GÖK 10D 18 9 15,75 4 11 1,25 2 6 0,50 3 10 0,50 27 36 18,00 194,081 13 82 82 82 2017

83 1070 İSA KAYA REİS 10C 8 12 5,00 9 17 4,75 10 18 5,50 7 20 2,00 34 67 17,25 193,284 22 83 83 83 2028

84 603 MEDİNE ÇELİK 10A 10 5 8,75 2 2 1,50 7 6 5,50 3 6 1,50 22 19 17,25 192,776 10 84 84 84 2034

85 388 ZEYNEP DEMİRHAN 10D 13 8 11,00 4 14 0,50 2 6 0,50 8 11 5,25 27 39 17,25 192,634 14 85 85 85 2036

86 1520 DİLAN DEMİR 10D 11 15 7,25 10 10 7,50 1 4 0,00 3 3 2,25 25 32 17,00 192,250 15 86 86 86 2047

87 573 ÖMER FARUK BALANDİ 10B 13 11 10,25 12 13 8,75 1 6 -0,50 2 14 -1,50 28 44 17,00 191,710 12 87 87 87 2057

88 386 NİSA NUR  YILDIZ 10D 14 13 10,75 11 14 7,50 0 8 -2,00 3 10 0,50 28 45 16,75 190,973 16 88 88 88 2069

89 228 SİNAN GÜZ EL 10B 13 7 11,25 6 9 3,75 1 4 0,00 4 9 1,75 24 29 16,75 190,958 13 89 89 89 2070

90 668 İLAYDA UCA 10D 14 9 11,75 4 3 3,25 2 1 1,75 20 13 16,75 190,893 17 90 90 90 2072

91 357 CEMAL AKBAŞ 10D 6 7 4,25 10 6 8,50 1 5 -0,25 7 13 3,75 24 31 16,25 190,445 18 91 91 91 2081

92 66 HARUN DEMİR 10C 13 16 9,00 9 11 6,25 1 6 -0,50 3 7 1,25 26 40 16,00 188,976 23 92 92 92 2103

93 239 BURAK BUDAK 10B 10 11 7,25 9 8 7,00 0 1 -0,25 4 9 1,75 23 29 15,75 188,472 14 93 93 93 2110

94 332 EYÜP ENSAR EZGİN 10E 9 7 7,25 11 13 7,75 1 1 0,75 21 21 15,75 188,402 18 94 94 94 2112

95 814 FUNDA TUANA KOFAN 10E 11 13 7,75 7 7 5,25 3 1 2,75 21 21 15,75 188,337 19 95 95 95 2113

96 900 İPEKNUR KARABULUT 10F 11 8 9,00 8 9 5,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 22 25 15,75 188,225 11 96 96 96 2115
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97 0 FİDAN ÇETİNKAYA 10C 8 15 4,25 4 4 3,00 4 3 3,25 7 9 4,75 23 31 15,25 187,479 24 97 97 97 2128

98 363 SEMANUR BARAN 10D 10 4 9,00 11 5 9,75 0 6 -1,50 0 7 -1,75 21 22 15,50 187,353 19 98 98 98 2132

99 989 HİCRAN ERATİLLA 10B 12 10 9,50 10 9 7,75 0 1 -0,25 2 14 -1,50 24 34 15,50 187,298 15 99 99 99 2133

100 200 BARAN BARIŞ CENGİZ 10C 14 12 11,00 5 4 4,00 0 9 -2,25 3 1 2,75 22 26 15,50 187,273 25 100 100 100 2134

101 1000 HALİL İBRAHİM ELİBOL 10B 15 13 11,75 9 16 5,00 0 8 -2,00 5 17 0,75 29 54 15,50 187,096 16 101 101 101 2140

102 713 AYŞEGÜL YILMAZ 10F 10 13 6,75 11 7 9,25 3 6 1,50 1 13 -2,25 25 39 15,25 186,874 12 102 102 102 2143

103 222 UĞUR ÖZTÜRK 10B 17 11 14,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 22 27 15,25 186,049 17 103 103 103 2156

104 7 ESMANUR YURULMAZ 10D 11 16 7,00 11 18 6,50 3 21 -2,25 5 6 3,50 30 61 14,75 185,569 20 104 104 104 2164

105 204 DİLARA AKÇURA   9 11 6,25 10 10 7,50 4 10 1,50 2 10 -0,50 25 41 14,75 185,506 1 105 105 105 2165

106 344 MUSA YELBOĞA 10A 9 17 4,75 13 11 10,25 1 10 -1,50 1 1 0,75 24 39 14,25 184,248 11 106 106 106 2175

107 119 BERİVAN IRMAK 10D 13 17 8,75 10 20 5,00 0 2 -0,50 5 16 1,00 28 55 14,25 183,738 21 107 107 107 2181

108 933 MEHMET FIRAT DORU 10F 8 13 4,75 8 8 6,00 2 3 1,25 4 8 2,00 22 32 14,00 183,547 13 108 108 108 2183

109 889 ASLI 10E 8 10 5,50 8 16 4,00 1 1 0,75 6 9 3,75 23 36 14,00 183,519 20 109 109 109 2184

110 257 ZEHRA TAŞ 10A 10 13 6,75 7 11 4,25 7 8 5,00 1 13 -2,25 25 45 13,75 182,365 12 110 110 110 2202

111 226 GÜLBAHAR ABİ 10B 12 15 8,25 9 10 6,50 2 12 -1,00 3 12 0,00 26 49 13,75 182,260 18 111 111 111 2203

112 8745 KADER DOĞAN 10A 12 14 8,50 10 12 7,00 5 25 -1,25 5 22 -0,50 32 73 13,75 182,208 13 112 112 112 2204

113 38 FERHAT ŞİMŞEK 10B 11 12 8,00 8 14 4,50 4 9 1,75 2 11 -0,75 25 46 13,50 181,511 19 113 113 113 2215

114 969 RÜMEYSA KILIÇASLAN 10F 13 10 10,50 8 14 4,50 2 8 0,00 2 14 -1,50 25 46 13,50 181,156 14 114 114 114 2223

115 1075 M EMİN ÇEL K 10D 8 10 5,50 12 10 9,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 20 27 13,25 181,075 22 115 115 115 2225

116 939 BERİVAN SOLMAZ 10F 14 7 12,25 7 7 5,25 2 17 -2,25 0 7 -1,75 23 38 13,50 180,919 15 116 116 116 2227

117 377 KÜBRA KOFAN 10F 15 7 13,25 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 4 1,00 20 26 13,50 180,899 16 117 117 117 2228

118 368 KADER AKGÜL 10D 11 14 7,50 9 16 5,00 2 6 0,50 2 7 0,25 24 43 13,25 180,865 23 118 118 118 2229

119 972 UMUTCAN TOĞUÇ 10F 10 8 8,00 5 3 4,25 1 0 1,00 16 11 13,25 180,790 17 119 119 119 2230

120 197 ESMA DEMİRTAŞ 10C 10 5 8,75 6 9 3,75 1 2 0,50 2 9 -0,25 19 25 12,75 179,179 26 120 120 120 2250

121 991 KEVSER RANA BOZKURT10F 11 14 7,50 9 17 4,75 2 8 0,00 3 11 0,25 25 50 12,50 178,610 18 121 121 121 2258

122 524 MUHAMMED  GÖL 10B 13 11 10,25 5 13 1,75 0 2 -0,50 4 12 1,00 22 38 12,50 178,283 20 122 122 122 2260

123 164 SERHAT 10C 11 13 7,75 6 18 1,50 5 18 0,50 7 18 2,50 29 67 12,25 177,916 27 123 123 123 2267

124 192 ESRA ILGAZ   10 10 7,50 6 6 4,50 4 12 1,00 0 3 -0,75 20 31 12,25 177,819 2 124 124 124 2268

125 467 HİLAL KAÇAR 10B 7 10 4,50 7 11 4,25 1 1 0,75 4 6 2,50 19 28 12,00 177,587 21 125 125 125 2270

126 0 AHMET DEMİR 10C 10 4 9,00 8 18 3,50 2 16 -2,00 2 3 1,25 22 41 11,75 176,201 28 126 126 126 2282

127 562 BMVSAMETGÜNEŞ 10E 14 15 10,25 5 2 4,50 1 12 -2,00 0 4 -1,00 20 33 11,75 175,948 21 127 127 127 2283

128 872 FATİME BİÇEN 10E 13 11 10,25 3 12 0,00 1 8 -1,00 4 8 2,00 21 39 11,25 174,565 22 128 128 128 2299

129 214 İREM BULUÇ 10F 11 6 9,50 4 10 1,50 1 12 -2,00 5 12 2,00 21 40 11,00 173,911 19 129 129 129 2305

130 205 ZELAL GEZER 10F 14 9 11,75 4 19 -0,75 2 10 -0,50 2 6 0,50 22 44 11,00 173,559 20 130 130 130 2308

131 954 ÜVEYS ESMER 10F 10 10 7,50 6 13 2,75 3 10 0,50 4 16 0,00 23 49 10,75 173,340 21 131 131 131 2310

132 589 BİRHAT 10E 12 14 8,50 4 10 1,50 0 1 -0,25 3 9 0,75 19 34 10,50 172,488 23 132 132 132 2320

133 340 ZEYNEP TAŞ 10A 8 16 4,00 7 17 2,75 3 8 1,00 7 18 2,50 25 59 10,25 172,392 14 133 133 133 2324

134 266 ARJİN BOZKURT 10B 11 16 7,00 7 17 2,75 0 2 -0,50 5 16 1,00 23 51 10,25 171,942 22 134 134 134 2333

135 965 YASIN AKSOY 10F 12 14 8,50 6 8 4,00 0 10 -2,50 1 3 0,25 19 35 10,25 171,717 22 135 135 135 2335

136 1006 ESMANUR SAK 10F 9 12 6,00 6 12 3,00 0 3 -0,75 4 9 1,75 19 36 10,00 171,350 23 136 136 136 2342

137 7270 HAMİT BİTİN 10E 7 7 5,25 2 4 1,00 5 6 3,50 14 17 9,75 170,766 24 137 137 137 2350

138 229 SÜMEYYE ÜREKLİ 10B 11 17 6,75 11 17 6,75 0 15 -3,75 2 8 0,00 24 57 9,75 170,431 23 138 138 138 2354

139 366 HÜSEYİN VARIŞ 10A 9 6 7,50 2 5 0,75 2 3 1,25 13 14 9,50 169,582 15 139 139 139 2363

140 0 KEREM AYHAN 10D 4 11 1,25 8 10 5,50 2 18 -2,50 8 13 4,75 22 52 9,00 169,082 24 140 140 140 2366

141 1071 MERYEM BOZDEMİR 10B 11 15 7,25 1 0 1,00 3 10 0,50 2 6 0,50 17 31 9,25 168,883 24 141 141 141 2370

142 1045 MEHMET BURAK KAYA 10D 10 19 5,25 9 21 3,75 19 40 9,00 168,372 25 142 142 142 2374

143 360 EVİN BUIUT 10D 6 11 3,25 5 12 2,00 6 10 3,50 17 33 8,75 168,020 26 143 143 143 2375

144 523 AHMET SÜNGER 10B 13 17 8,75 5 23 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 20 48 8,00 164,961 25 144 144 144 2397
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

KATILIMLAR

145 970 RUKEN KIZIL 10F 8 9 5,75 3 10 0,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 15 29 7,75 164,539 24 145 145 145 2401

146 967 GSMURAT TUNÇBPS 10E 1 12 -2,00 1 9 -1,25 8 7 6,25 6 8 4,00 16 36 7,00 163,462 25 146 146 146 2413

147 307 HASİP SEZGİN 10F 7 9 4,75 3 7 1,25 3 12 0,00 3 7 1,25 16 35 7,25 163,226 25 147 147 147 2416

148 319 ÖMER YILDIZ 10A 9 13 5,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 15 34 6,50 160,852 16 148 148 148 2435

149 45 BERİTAN ŞEN 10B 16 14 12,50 5 25 -1,25 4 14 0,50 2 28 -5,00 27 81 6,75 160,466 26 149 149 149 2438

150 44 SELAHATTİN GÜÇİN 10D 5 7 3,25 5 10 2,50 1 11 -1,75 4 7 2,25 15 35 6,25 160,455 27 150 150 150 2439

151 975 FERAT GÜNDE 10D 9 21 3,75 11 19 6,25 1 29 -6,25 8 22 2,50 29 91 6,25 160,400 28 151 151 151 2440

152 335 GAMZE DEMİRHAN 10A 10 17 5,75 3 11 0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 15 35 6,25 160,100 17 152 152 152 2443

153 397 ALİ YEŞİLFİDAN 10D 7 13 3,75 6 4 5,00 1 15 -2,75 14 32 6,00 159,549 29 153 153 153 2448

154 962 SALİME KAR HAN 10F 8 15 4,25 8 16 4,00 1 7 -0,75 2 14 -1,50 19 52 6,00 159,424 26 154 154 154 2450

155 380 ŞEYMA NUR TÜZGENER10D 8 12 5,00 7 12 4,00 0 2 -0,50 0 10 -2,50 15 36 6,00 159,286 30 155 155 155 2451

156 174 MEHMET ALİ GÜRBÜZ 10E 7 20 2,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 9 21 3,75 22 66 5,50 158,423 26 156 156 156 2454

157 1029 BÜŞRA EVİZ 10B 7 7 5,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 4 15 0,25 16 42 5,50 157,861 27 157 157 157 2460

158 18 SENA SONCUL 10A 7 6 5,50 7 6 5,50 157,818 18 158 158 158 2461

159 0 *A  ** 10D 7 23 1,25 11 19 6,25 3 27 -3,75 7 23 1,25 28 92 5,00 156,918 31 159 159 159 2473

160 1064 YUSUF ERKUŞ 10E 7 23 1,25 8 22 2,50 7 23 1,25 6 24 0,00 28 92 5,00 156,868 27 160 160 160 2474

161 963 YUNUSEMRE TOĞ    ZZZ10E 8 9 5,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 12 29 4,75 155,531 28 161 161 161 2483

162 992 EDANUR  SAVGIN 10B 10 16 6,00 6 20 1,00 3 15 -0,75 4 22 -1,50 23 73 4,75 155,439 28 162 162 162 2484

163 372 MEHMET TEKİN 10D 3 3 2,25 4 9 1,75 7 12 4,00 153,732 32 163 163 163 2498

164 718 SERAİL KAÇAR 10B 8 19 3,25 7 18 2,50 2 21 -3,25 6 18 1,50 23 76 4,00 153,662 29 164 164 164 2500

165 232 AZAT ÇELİK 10A 6 13 2,75 4 17 -0,25 0 5 -1,25 5 10 2,50 15 45 3,75 153,015 19 165 165 165 2505

166 244 MURAT GÜNEL 10A 4 20 -1,00 7 16 3,00 7 22 1,50 18 58 3,50 152,711 20 166 166 166 2508

167 985 ÖMER SERTKAYA 10D 5 18 0,50 5 15 1,25 1 8 -1,00 6 14 2,50 17 55 3,25 151,805 33 167 167 167 2514

168 997 BEYZANUR ÖNER 10B 3 8 1,00 5 7 3,25 3 13 -0,25 1 10 -1,50 12 38 2,50 149,325 30 168 168 168 2531

169 68 ROJİN ÖZDEMİR 10F 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 7 2,25 148,569 27 169 169 169 2534

170 348 ENES BOZAN 10A 1 17 -3,25 10 16 6,00 3 19 -1,75 3 10 0,50 17 62 1,50 146,952 21 170 170 170 2542

171 739 ÜM* ER*EN 10* 6 20 1,00 6 24 0,00 4 26 -2,50 7 20 2,00 23 90 0,50 143,453 1 171 171 171 2560

172 0   1 3 0,25 1 3 0,25 142,719 3 172 172 172 2562

173 299 SARHAT YUSUF EVREN 10B 6 23 0,25 6 24 0,00 6 24 0,00 6 24 0,00 24 95 0,25 142,719 31 172 172 172 2562

174 0   0 0 0,00 142,000 4 174 174 174 2566

175 948 BARAN ÖNER 10D 11 19 6,25 4 25 -2,25 3 27 -3,75 6 24 0,00 24 95 0,25 141,939 34 175 175 175 2567

176 696 SEMİH KUYUMCU 10F 9 21 3,75 3 27 -3,75 0 7 -1,75 7 23 1,25 19 78 -0,50 140,060 28 176 176 176 2575

177 1054 10F 4 19 -0,75 4 19 -0,75 139,843 29 177 177 177 2577

178 336 SİMAY DOĞAN 10A 5 10 2,50 3 12 0,00 0 13 -3,25 1 5 -0,25 9 40 -1,00 138,659 22 178 178 178 2579

179 845 SEFAS AVGIN 10A 4 16 0,00 4 18 -0,50 2 15 -1,75 5 17 0,75 15 66 -1,50 137,521 23 179 179 179 2585

180 0 FENERAĞLAMAG SCİMBOM10 7 23 1,25 4 26 -2,50 4 26 -2,50 6 24 0,00 21 99 -3,75 130,565 2 180 180 180 2599

181 8 HAMZA ÇAKMAK TAD * 10E 11 19 6,25 2 27 -4,75 3 27 -3,75 3 27 -3,75 19 100 -6,00 123,002 29 181 181 181 2611

182 339 *NU*       S 10F 7 23 1,25 3 27 -3,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 19 101 -6,25 122,950 30 182 182 182 2612
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

KATILIMLAR
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 204 DİLARA AKÇURA   9 11 6,25 10 10 7,50 4 10 1,50 2 10 -0,50 25 41 14,75 185,506 1 105 105 105 2165

2 192 ESRA ILGAZ   10 10 7,50 6 6 4,50 4 12 1,00 0 3 -0,75 20 31 12,25 177,819 2 124 124 124 2268

3 0   1 3 0,25 1 3 0,25 142,719 3 172 172 172 2562

4 0   0 0 0,00 142,000 4 174 174 174 2566
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10 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 0 MELEK ERNEKAL 10 14 15 10,25 12 17 7,75 1 9 -1,25 8 17 3,75 35 58 20,50 202,441 1 55 55 55 1861

2 0 FENERAĞLAMAG SCİMBOM10 7 23 1,25 4 26 -2,50 4 26 -2,50 6 24 0,00 21 99 -3,75 130,565 2 180 180 180 2599
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10* SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10*

KATILIMLAR

1 739 ÜM* ER*EN 10* 6 20 1,00 6 24 0,00 4 26 -2,50 7 20 2,00 23 90 0,50 143,453 1 171 171 171 2560
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10A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 382 VEYSEL SAKÇAK 10A 22 8 20,00 13 17 8,75 7 17 2,75 13 16 9,00 55 58 40,50 261,503 1 4 4 4 835

2 338 PINAR ŞİMŞEK 10A 11 6 9,50 12 9 9,75 5 9 2,75 5 5 3,75 33 29 25,75 218,320 2 27 27 27 1572

3 170 BERİTAN KANŞIRAY 10A 18 7 16,25 2 6 0,50 7 7 5,25 6 9 3,75 33 29 25,75 217,442 3 29 29 29 1599

4 314 NAZLI ÖZERDEM 10A 15 7 13,25 13 10 10,50 1 9 -1,25 5 13 1,75 34 39 24,25 213,243 4 37 37 37 1671

5 1022 BİLAL KAYA 10A 13 8 11,00 9 7 7,25 1 3 0,25 7 8 5,00 30 26 23,50 211,411 5 39 39 39 1701

6 352 ENES Y 10A 16 7 14,25 7 8 5,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 27 22 21,50 204,767 6 53 53 53 1815

7 334 ÖZGÜR GÜÇİN 10A 15 15 11,25 11 13 7,75 1 6 -0,50 5 10 2,50 32 44 21,00 203,764 7 54 54 54 1835

8 706 AYSUN SOLMAZ 10A 14 10 11,50 7 11 4,25 4 4 3,00 5 14 1,50 30 39 20,25 201,437 8 58 58 58 1874

9 61 HARUN SAVĞA 10A 15 15 11,25 12 17 7,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 28 37 18,75 196,880 9 73 73 73 1969

10 603 MEDİNE ÇELİK 10A 10 5 8,75 2 2 1,50 7 6 5,50 3 6 1,50 22 19 17,25 192,776 10 84 84 84 2034

11 344 MUSA YELBOĞA 10A 9 17 4,75 13 11 10,25 1 10 -1,50 1 1 0,75 24 39 14,25 184,248 11 106 106 106 2175

12 257 ZEHRA TAŞ 10A 10 13 6,75 7 11 4,25 7 8 5,00 1 13 -2,25 25 45 13,75 182,365 12 110 110 110 2202

13 8745 KADER DOĞAN 10A 12 14 8,50 10 12 7,00 5 25 -1,25 5 22 -0,50 32 73 13,75 182,208 13 112 112 112 2204

14 340 ZEYNEP TAŞ 10A 8 16 4,00 7 17 2,75 3 8 1,00 7 18 2,50 25 59 10,25 172,392 14 133 133 133 2324

15 366 HÜSEYİN VARIŞ 10A 9 6 7,50 2 5 0,75 2 3 1,25 13 14 9,50 169,582 15 139 139 139 2363

16 319 ÖMER YILDIZ 10A 9 13 5,75 3 9 0,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 15 34 6,50 160,852 16 148 148 148 2435

17 335 GAMZE DEMİRHAN 10A 10 17 5,75 3 11 0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 15 35 6,25 160,100 17 152 152 152 2443

18 18 SENA SONCUL 10A 7 6 5,50 7 6 5,50 157,818 18 158 158 158 2461

19 232 AZAT ÇELİK 10A 6 13 2,75 4 17 -0,25 0 5 -1,25 5 10 2,50 15 45 3,75 153,015 19 165 165 165 2505

20 244 MURAT GÜNEL 10A 4 20 -1,00 7 16 3,00 7 22 1,50 18 58 3,50 152,711 20 166 166 166 2508

21 348 ENES BOZAN 10A 1 17 -3,25 10 16 6,00 3 19 -1,75 3 10 0,50 17 62 1,50 146,952 21 170 170 170 2542

22 336 SİMAY DOĞAN 10A 5 10 2,50 3 12 0,00 0 13 -3,25 1 5 -0,25 9 40 -1,00 138,659 22 178 178 178 2579

23 845 SEFAS AVGIN 10A 4 16 0,00 4 18 -0,50 2 15 -1,75 5 17 0,75 15 66 -1,50 137,521 23 179 179 179 2585
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10B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 475 ZİLAN BATIT 10B 23 3 22,25 11 8 9,00 4 5 2,75 8 10 5,50 46 26 39,50 258,065 1 6 6 6 892

2 262 MERVE DÜRKEN 10B 11 7 9,25 15 8 13,00 1 2 0,50 10 5 8,75 37 22 31,50 235,837 2 11 11 11 1266

3 995 EYLÜL KARABULUT 10B 16 12 13,00 13 11 10,25 7 13 3,75 3 12 0,00 39 48 27,00 221,472 3 26 26 26 1516

4 223 SİPAN 10B 21 8 19,00 9 9 6,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 31 24 25,00 214,640 4 34 34 34 1647

5 559 SELCAN TAN 10B 14 10 11,50 5 11 2,25 4 7 2,25 10 11 7,25 33 39 23,25 210,685 5 41 41 41 1715

6 273 ENES ÇALMAZ 10B 13 9 10,75 6 7 4,25 6 6 4,50 6 9 3,75 31 31 23,25 210,642 6 42 42 42 1718

7 999 M RAT MAVİK 10B 16 14 12,50 13 17 8,75 4 12 1,00 33 43 22,25 207,299 7 47 47 47 1775

8 854 SÜMEYYE MERAL 10B 15 6 13,50 2 3 1,25 2 11 -0,75 8 10 5,50 27 30 19,50 199,082 8 67 67 67 1923

9 404 BEYZANUR TÜRK 10B 11 12 8,00 11 11 8,25 2 3 1,25 3 6 1,50 27 32 19,00 198,134 9 68 68 68 1939

10 1007 HASAN BİÇEN 10B 13 10 10,50 8 3 7,25 1 7 -0,75 3 6 1,50 25 26 18,50 196,306 10 76 76 76 1979

11 196 MUHAMMED BERAT ALAN10B 10 14 6,50 11 14 7,50 2 8 0,00 7 13 3,75 30 49 17,75 194,662 11 80 80 80 2006

12 573 ÖMER FARUK BALANDİ 10B 13 11 10,25 12 13 8,75 1 6 -0,50 2 14 -1,50 28 44 17,00 191,710 12 87 87 87 2057

13 228 SİNAN GÜZ EL 10B 13 7 11,25 6 9 3,75 1 4 0,00 4 9 1,75 24 29 16,75 190,958 13 89 89 89 2070

14 239 BURAK BUDAK 10B 10 11 7,25 9 8 7,00 0 1 -0,25 4 9 1,75 23 29 15,75 188,472 14 93 93 93 2110

15 989 HİCRAN ERATİLLA 10B 12 10 9,50 10 9 7,75 0 1 -0,25 2 14 -1,50 24 34 15,50 187,298 15 99 99 99 2133

16 1000 HALİL İBRAHİM ELİBOL 10B 15 13 11,75 9 16 5,00 0 8 -2,00 5 17 0,75 29 54 15,50 187,096 16 101 101 101 2140

17 222 UĞUR ÖZTÜRK 10B 17 11 14,25 2 8 0,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 22 27 15,25 186,049 17 103 103 103 2156

18 226 GÜLBAHAR ABİ 10B 12 15 8,25 9 10 6,50 2 12 -1,00 3 12 0,00 26 49 13,75 182,260 18 111 111 111 2203

19 38 FERHAT ŞİMŞEK 10B 11 12 8,00 8 14 4,50 4 9 1,75 2 11 -0,75 25 46 13,50 181,511 19 113 113 113 2215

20 524 MUHAMMED  GÖL 10B 13 11 10,25 5 13 1,75 0 2 -0,50 4 12 1,00 22 38 12,50 178,283 20 122 122 122 2260

21 467 HİLAL KAÇAR 10B 7 10 4,50 7 11 4,25 1 1 0,75 4 6 2,50 19 28 12,00 177,587 21 125 125 125 2270

22 266 ARJİN BOZKURT 10B 11 16 7,00 7 17 2,75 0 2 -0,50 5 16 1,00 23 51 10,25 171,942 22 134 134 134 2333

23 229 SÜMEYYE ÜREKLİ 10B 11 17 6,75 11 17 6,75 0 15 -3,75 2 8 0,00 24 57 9,75 170,431 23 138 138 138 2354

24 1071 MERYEM BOZDEMİR 10B 11 15 7,25 1 0 1,00 3 10 0,50 2 6 0,50 17 31 9,25 168,883 24 141 141 141 2370

25 523 AHMET SÜNGER 10B 13 17 8,75 5 23 -0,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 20 48 8,00 164,961 25 144 144 144 2397

26 45 BERİTAN ŞEN 10B 16 14 12,50 5 25 -1,25 4 14 0,50 2 28 -5,00 27 81 6,75 160,466 26 149 149 149 2438

27 1029 BÜŞRA EVİZ 10B 7 7 5,25 4 14 0,50 1 6 -0,50 4 15 0,25 16 42 5,50 157,861 27 157 157 157 2460

28 992 EDANUR  SAVGIN 10B 10 16 6,00 6 20 1,00 3 15 -0,75 4 22 -1,50 23 73 4,75 155,439 28 162 162 162 2484

29 718 SERAİL KAÇAR 10B 8 19 3,25 7 18 2,50 2 21 -3,25 6 18 1,50 23 76 4,00 153,662 29 164 164 164 2500

30 997 BEYZANUR ÖNER 10B 3 8 1,00 5 7 3,25 3 13 -0,25 1 10 -1,50 12 38 2,50 149,325 30 168 168 168 2531

31 299 SARHAT YUSUF EVREN 10B 6 23 0,25 6 24 0,00 6 24 0,00 6 24 0,00 24 95 0,25 142,719 31 172 172 172 2562
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10C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 17 YASİN ÜZLÜK 10C 16 9 13,75 19 7 17,25 5 3 4,25 8 4 7,00 48 23 42,25 267,496 1 2 2 2 753

2 202 EZEL YALÇIN 10C 16 7 14,25 16 8 14,00 8 6 6,50 8 5 6,75 48 26 41,50 265,167 2 3 3 3 783

3 9842 MUSTAFA KARECAM 10C 14 11 11,25 19 9 16,75 6 13 2,75 12 12 9,00 51 45 39,75 260,386 3 5 5 5 847

4 21 BERAT ARSLAN 10C 17 13 13,75 18 10 15,50 2 14 -1,50 11 16 7,00 48 53 34,75 244,951 4 8 8 8 1098

5 190 TUBA TÜRKAN 10C 18 2 17,50 10 8 8,00 4 3 3,25 4 4 3,00 36 17 31,75 235,286 5 12 12 12 1273

6 30 HİLAL OKALİN 10C 18 4 17,00 9 9 6,75 5 5 3,75 6 8 4,00 38 26 31,50 234,639 6 14 14 14 1285

7 347 BURAK DMR 10C 14 6 12,50 13 11 10,25 8 6 6,50 2 8 0,00 37 31 29,25 228,301 7 19 19 19 1388

8 163 ROJDA EKİN 10C 10 10 7,50 4 5 2,75 13 5 11,75 8 7 6,25 35 27 28,25 226,195 8 20 20 20 1433

9 23 ÖZKAN ÜZÜMCÜ 10C 13 7 11,25 12 10 9,50 8 7 6,25 2 8 0,00 35 32 27,00 221,700 9 25 25 25 1511

10 112 BERFİN ERGİN 10C 17 9 14,75 8 14 4,50 6 8 4,00 6 15 2,25 37 46 25,50 216,826 10 30 30 30 1604

11 191 MELEK IRMAK 10C 14 11 11,25 16 8 14,00 1 8 -1,00 4 13 0,75 35 40 25,00 215,718 11 31 31 31 1624

12 51 ESMANUR ÜZLÜK 10C 14 9 11,75 10 9 7,75 5 5 3,75 2 6 0,50 31 29 23,75 211,885 12 38 38 38 1694

13 1073 İSMAİL GÜRTEKİN 10C 8 6 6,50 13 6 11,50 4 5 2,75 4 6 2,50 29 23 23,25 211,145 13 40 40 40 1706

14 1071 MEDİNE TEMEL 10C 15 13 11,75 13 15 9,25 5 15 1,25 33 43 22,25 207,406 14 46 46 46 1773

15 0 ZEYNEP ÖZEL 10C 10 5 8,75 10 9 7,75 5 4 4,00 2 2 1,50 27 20 22,00 207,055 15 48 48 48 1779

16 83 AZAD METE 10C 10 8 8,00 13 11 10,25 5 8 3,00 1 8 -1,00 29 35 20,25 201,792 16 57 57 57 1871

17 0 ZEHRA KİLVAN 10C 18 11 15,25 4 5 2,75 3 3 2,25 2 8 0,00 27 27 20,25 200,889 17 59 59 59 1887

18 0 MEHMET BATU 10C 12 6 10,50 9 9 6,75 3 6 1,50 1 0 1,00 25 21 19,75 200,044 18 63 63 63 1907

19 55 MERVE TAŞ 10C 9 10 6,50 2 8 0,00 7 3 6,25 9 9 6,75 27 30 19,50 200,042 19 64 64 64 1908

20 194 BERFİN TÜNÇ 10C 10 14 6,50 12 11 9,25 5 15 1,25 6 17 1,75 33 57 18,75 197,588 20 71 71 71 1954

21 188 SOSIN ÖZTEKİN 10C 14 13 10,75 6 6 4,50 4 3 3,25 2 7 0,25 26 29 18,75 196,975 21 72 72 72 1966

22 1070 İSA KAYA REİS 10C 8 12 5,00 9 17 4,75 10 18 5,50 7 20 2,00 34 67 17,25 193,284 22 83 83 83 2028

23 66 HARUN DEMİR 10C 13 16 9,00 9 11 6,25 1 6 -0,50 3 7 1,25 26 40 16,00 188,976 23 92 92 92 2103

24 0 FİDAN ÇETİNKAYA 10C 8 15 4,25 4 4 3,00 4 3 3,25 7 9 4,75 23 31 15,25 187,479 24 97 97 97 2128

25 200 BARAN BARIŞ CENGİZ 10C 14 12 11,00 5 4 4,00 0 9 -2,25 3 1 2,75 22 26 15,50 187,273 25 100 100 100 2134

26 197 ESMA DEMİRTAŞ 10C 10 5 8,75 6 9 3,75 1 2 0,50 2 9 -0,25 19 25 12,75 179,179 26 120 120 120 2250

27 164 SERHAT 10C 11 13 7,75 6 18 1,50 5 18 0,50 7 18 2,50 29 67 12,25 177,916 27 123 123 123 2267

28 0 AHMET DEMİR 10C 10 4 9,00 8 18 3,50 2 16 -2,00 2 3 1,25 22 41 11,75 176,201 28 126 126 126 2282
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10D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 383 HAMZA ÖZDEMİR 10D 19 11 16,25 19 10 16,50 6 4 5,00 8 6 6,50 52 31 44,25 273,163 1 1 1 1 668

2 101 DİCLE SONCUL 10D 16 14 12,50 16 10 13,50 0 1 -0,25 7 13 3,75 39 38 29,50 229,202 2 17 17 17 1371

3 416 ESMA EYLÜL SUNA 10D 18 10 15,50 13 15 9,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 37 39 27,25 222,049 3 23 23 23 1505

4 0 SONGÜL BİÇEN 10D 14 16 10,00 10 10 7,50 3 4 2,00 6 5 4,75 33 35 24,25 213,786 4 35 35 35 1658

5 931 VEYSEL KONAK 10D 22 5 20,75 10 17 5,75 1 5 -0,25 1 10 -1,50 34 37 24,75 213,641 5 36 36 36 1661

6 355 NURSEL DURAN 10D 15 9 12,75 9 11 6,25 6 7 4,25 30 27 23,25 210,402 6 43 43 43 1723

7 378 ŞİYAR ÇETİNKAYA 10D 12 4 11,00 12 14 8,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 25 20 20,00 200,670 7 60 60 60 1892

8 400 YAGMUR KİLVAN 10D 12 13 8,75 11 15 7,25 1 4 0,00 5 5 3,75 29 37 19,75 200,381 8 62 62 62 1899

9 231 MUHAMMED KESKİN 10D 15 14 11,50 13 15 9,25 1 4 0,00 2 16 -2,00 31 49 18,75 196,788 9 74 74 74 1975

10 410 HARUN EKİNCİ 10D 15 13 11,75 14 16 10,00 2 18 -2,50 5 23 -0,75 36 70 18,50 196,054 10 77 77 77 1983

11 217 NERGİZ GİÇİK 10D 12 15 8,25 10 13 6,75 2 5 0,75 5 11 2,25 29 44 18,00 195,126 11 79 79 79 2000

12 358 ABDULLAH ARITÜRK 10D 8 9 5,75 13 4 12,00 21 13 17,75 194,609 12 81 81 81 2009

13 150 ŞİNDA GÖK 10D 18 9 15,75 4 11 1,25 2 6 0,50 3 10 0,50 27 36 18,00 194,081 13 82 82 82 2017

14 388 ZEYNEP DEMİRHAN 10D 13 8 11,00 4 14 0,50 2 6 0,50 8 11 5,25 27 39 17,25 192,634 14 85 85 85 2036

15 1520 DİLAN DEMİR 10D 11 15 7,25 10 10 7,50 1 4 0,00 3 3 2,25 25 32 17,00 192,250 15 86 86 86 2047

16 386 NİSA NUR  YILDIZ 10D 14 13 10,75 11 14 7,50 0 8 -2,00 3 10 0,50 28 45 16,75 190,973 16 88 88 88 2069

17 668 İLAYDA UCA 10D 14 9 11,75 4 3 3,25 2 1 1,75 20 13 16,75 190,893 17 90 90 90 2072

18 357 CEMAL AKBAŞ 10D 6 7 4,25 10 6 8,50 1 5 -0,25 7 13 3,75 24 31 16,25 190,445 18 91 91 91 2081

19 363 SEMANUR BARAN 10D 10 4 9,00 11 5 9,75 0 6 -1,50 0 7 -1,75 21 22 15,50 187,353 19 98 98 98 2132

20 7 ESMANUR YURULMAZ 10D 11 16 7,00 11 18 6,50 3 21 -2,25 5 6 3,50 30 61 14,75 185,569 20 104 104 104 2164

21 119 BERİVAN IRMAK 10D 13 17 8,75 10 20 5,00 0 2 -0,50 5 16 1,00 28 55 14,25 183,738 21 107 107 107 2181

22 1075 M EMİN ÇEL K 10D 8 10 5,50 12 10 9,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 20 27 13,25 181,075 22 115 115 115 2225

23 368 KADER AKGÜL 10D 11 14 7,50 9 16 5,00 2 6 0,50 2 7 0,25 24 43 13,25 180,865 23 118 118 118 2229

24 0 KEREM AYHAN 10D 4 11 1,25 8 10 5,50 2 18 -2,50 8 13 4,75 22 52 9,00 169,082 24 140 140 140 2366

25 1045 MEHMET BURAK KAYA 10D 10 19 5,25 9 21 3,75 19 40 9,00 168,372 25 142 142 142 2374

26 360 EVİN BUIUT 10D 6 11 3,25 5 12 2,00 6 10 3,50 17 33 8,75 168,020 26 143 143 143 2375

27 44 SELAHATTİN GÜÇİN 10D 5 7 3,25 5 10 2,50 1 11 -1,75 4 7 2,25 15 35 6,25 160,455 27 150 150 150 2439

28 975 FERAT GÜNDE 10D 9 21 3,75 11 19 6,25 1 29 -6,25 8 22 2,50 29 91 6,25 160,400 28 151 151 151 2440

29 397 ALİ YEŞİLFİDAN 10D 7 13 3,75 6 4 5,00 1 15 -2,75 14 32 6,00 159,549 29 153 153 153 2448

30 380 ŞEYMA NUR TÜZGENER10D 8 12 5,00 7 12 4,00 0 2 -0,50 0 10 -2,50 15 36 6,00 159,286 30 155 155 155 2451

31 0 *A  ** 10D 7 23 1,25 11 19 6,25 3 27 -3,75 7 23 1,25 28 92 5,00 156,918 31 159 159 159 2473

32 372 MEHMET TEKİN 10D 3 3 2,25 4 9 1,75 7 12 4,00 153,732 32 163 163 163 2498

33 985 ÖMER SERTKAYA 10D 5 18 0,50 5 15 1,25 1 8 -1,00 6 14 2,50 17 55 3,25 151,805 33 167 167 167 2514

34 948 BARAN ÖNER 10D 11 19 6,25 4 25 -2,25 3 27 -3,75 6 24 0,00 24 95 0,25 141,939 34 175 175 175 2567
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10E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 521 SAMET OKAN 10E 15 10 12,50 15 7 13,25 4 7 2,25 11 10 8,50 45 34 36,50 250,434 1 7 7 7 1017

2 558 ELİF BÜYÜKTOP 10E 14 15 10,25 17 8 15,00 0 6 -1,50 13 10 10,50 44 39 34,25 244,043 2 9 9 9 1109

3 1005 HİVA KARABULUT 10E 15 5 13,75 10 4 9,00 4 2 3,50 7 7 5,25 36 18 31,50 235,112 3 13 13 13 1276

4 899 RÜMEYSA ÇAKICI 10E 16 4 15,00 10 6 8,50 2 3 1,25 6 5 4,75 34 18 29,50 228,917 4 18 18 18 1374

5 554 YAĞMUR ÇERİK 10E 15 10 12,50 9 5 7,75 2 7 0,25 7 2 6,50 33 24 27,00 221,797 5 24 24 24 1508

6 732 AMİNE KAYA 10E 15 11 12,25 15 11 12,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 25 25,75 217,802 6 28 28 28 1590

7 936 EVİN NOMAN 10E 16 11 13,25 12 18 7,50 3 10 0,50 7 13 3,75 38 52 25,00 215,578 7 32 32 32 1626

8 922 MUSTAFA EDİZ 10E 16 14 12,50 15 15 11,25 2 4 1,00 33 33 24,75 214,814 8 33 33 33 1642

9 834 AHMET TEKİN 10E 16 9 13,75 10 16 6,00 4 10 1,50 4 10 1,50 34 45 22,75 208,659 9 44 44 44 1751

10 353 ATİYE SÜNGER 10E 13 12 10,00 12 6 10,50 1 0 1,00 3 8 1,00 29 26 22,50 208,375 10 45 45 45 1753

11 63 SEVGİ İLTEN 10E 15 13 11,75 13 13 9,75 0 12 -3,00 6 11 3,25 34 49 21,75 205,983 11 49 49 49 1796

12 928 FENERBAHÇE 10E 6 8 4,00 2 4 1,00 8 5 6,75 10 2 9,50 26 19 21,25 205,738 12 50 50 50 1800

13 807 BERFİN SAVĞA      Z 10E 13 6 11,50 11 10 8,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 27 28 20,00 200,615 13 61 61 61 1893

14 947 HAMZA YILDIZ 10E 13 11 10,25 14 11 11,25 1 11 -1,75 28 33 19,75 199,966 14 65 65 65 1910

15 709 DİCLE ONAR 10E 14 16 10,00 10 14 6,50 2 9 -0,25 7 17 2,75 33 56 19,00 197,924 15 69 69 69 1947

16 563 HİLAL ASLAN 10E 13 9 10,75 7 10 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 25 24 19,00 197,767 16 70 70 70 1951

17 714 HAVİN KALKAN 10E 10 13 6,75 10 10 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 28 18,00 195,331 17 78 78 78 1995

18 332 EYÜP ENSAR EZGİN 10E 9 7 7,25 11 13 7,75 1 1 0,75 21 21 15,75 188,402 18 94 94 94 2112

19 814 FUNDA TUANA KOFAN 10E 11 13 7,75 7 7 5,25 3 1 2,75 21 21 15,75 188,337 19 95 95 95 2113

20 889 ASLI 10E 8 10 5,50 8 16 4,00 1 1 0,75 6 9 3,75 23 36 14,00 183,519 20 109 109 109 2184

21 562 BMVSAMETGÜNEŞ 10E 14 15 10,25 5 2 4,50 1 12 -2,00 0 4 -1,00 20 33 11,75 175,948 21 127 127 127 2283

22 872 FATİME BİÇEN 10E 13 11 10,25 3 12 0,00 1 8 -1,00 4 8 2,00 21 39 11,25 174,565 22 128 128 128 2299

23 589 BİRHAT 10E 12 14 8,50 4 10 1,50 0 1 -0,25 3 9 0,75 19 34 10,50 172,488 23 132 132 132 2320

24 7270 HAMİT BİTİN 10E 7 7 5,25 2 4 1,00 5 6 3,50 14 17 9,75 170,766 24 137 137 137 2350

25 967 GSMURAT TUNÇBPS 10E 1 12 -2,00 1 9 -1,25 8 7 6,25 6 8 4,00 16 36 7,00 163,462 25 146 146 146 2413

26 174 MEHMET ALİ GÜRBÜZ 10E 7 20 2,00 6 23 0,25 0 2 -0,50 9 21 3,75 22 66 5,50 158,423 26 156 156 156 2454

27 1064 YUSUF ERKUŞ 10E 7 23 1,25 8 22 2,50 7 23 1,25 6 24 0,00 28 92 5,00 156,868 27 160 160 160 2474

28 963 YUNUSEMRE TOĞ    ZZZ10E 8 9 5,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 12 29 4,75 155,531 28 161 161 161 2483

29 8 HAMZA ÇAKMAK TAD * 10E 11 19 6,25 2 27 -4,75 3 27 -3,75 3 27 -3,75 19 100 -6,00 123,002 29 181 181 181 2611
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10F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN BATMAN MERKEZ FARABİ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KDS 1 182 182 182 2614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 9,3 13,34 12,4 8,9 10,13 5,7 7,2 3,86 7,7 8,9 5,46 41,4 34,3 32,79 239,070

Okul Ortalaması 11,6 11,4 8,72 8,3 11,4 5,44 2,3 7,4 0,49 4,2 9,6 1,77 26,3 39,7 16,42 190,310

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 863 YELDA YETER 10F 14 9 11,75 11 4 10,00 5 5 3,75 10 5 8,75 40 23 34,25 243,778 1 10 10 10 1118

2 610 ESRA GÜLTEKİN 10F 15 11 12,25 16 14 12,50 1 3 0,25 10 15 6,25 42 43 31,25 234,595 2 15 15 15 1286

3 958 ENES TURĞUT 10F 15 15 11,25 15 14 11,50 2 4 1,00 9 12 6,00 41 45 29,75 230,206 3 16 16 16 1353

4 212 İSA ARIĞTEKİN 10F 18 10 15,50 14 9 11,75 2 9 -0,25 5 14 1,50 39 42 28,50 225,716 4 21 21 21 1439

5 703 İLKNUR ARIK 10F 16 7 14,25 10 11 7,25 2 5 0,75 7 7 5,25 35 30 27,50 223,023 5 22 22 22 1491

6 953 HAVİN TÜRKOĞLU 10F 16 7 14,25 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 27 21 21,75 205,668 6 51 51 51 1802

7 960 MUHAMMED SEFA ZENGİN10F 16 14 12,50 10 14 6,50 1 3 0,25 4 7 2,25 31 38 21,50 205,094 7 52 52 52 1808

8 207 HİRANUR KELEŞ 10F 14 15 10,25 13 16 9,00 3 5 1,75 4 18 -0,50 34 54 20,50 202,271 8 56 56 56 1866

9 210 CEREN TURAN 10F 14 14 10,50 7 13 3,75 2 6 0,50 8 13 4,75 31 46 19,50 199,442 9 66 66 66 1918

10 966 ZEYNEP YÜREK 10F 15 9 12,75 9 11 6,25 0 5 -1,25 3 8 1,00 27 33 18,75 196,745 10 75 75 75 1977

11 900 İPEKNUR KARABULUT 10F 11 8 9,00 8 9 5,75 0 1 -0,25 3 7 1,25 22 25 15,75 188,225 11 96 96 96 2115

12 713 AYŞEGÜL YILMAZ 10F 10 13 6,75 11 7 9,25 3 6 1,50 1 13 -2,25 25 39 15,25 186,874 12 102 102 102 2143

13 933 MEHMET FIRAT DORU 10F 8 13 4,75 8 8 6,00 2 3 1,25 4 8 2,00 22 32 14,00 183,547 13 108 108 108 2183

14 969 RÜMEYSA KILIÇASLAN 10F 13 10 10,50 8 14 4,50 2 8 0,00 2 14 -1,50 25 46 13,50 181,156 14 114 114 114 2223

15 939 BERİVAN SOLMAZ 10F 14 7 12,25 7 7 5,25 2 17 -2,25 0 7 -1,75 23 38 13,50 180,919 15 116 116 116 2227

16 377 KÜBRA KOFAN 10F 15 7 13,25 3 7 1,25 0 8 -2,00 2 4 1,00 20 26 13,50 180,899 16 117 117 117 2228

17 972 UMUTCAN TOĞUÇ 10F 10 8 8,00 5 3 4,25 1 0 1,00 16 11 13,25 180,790 17 119 119 119 2230

18 991 KEVSER RANA BOZKURT10F 11 14 7,50 9 17 4,75 2 8 0,00 3 11 0,25 25 50 12,50 178,610 18 121 121 121 2258

19 214 İREM BULUÇ 10F 11 6 9,50 4 10 1,50 1 12 -2,00 5 12 2,00 21 40 11,00 173,911 19 129 129 129 2305

20 205 ZELAL GEZER 10F 14 9 11,75 4 19 -0,75 2 10 -0,50 2 6 0,50 22 44 11,00 173,559 20 130 130 130 2308

21 954 ÜVEYS ESMER 10F 10 10 7,50 6 13 2,75 3 10 0,50 4 16 0,00 23 49 10,75 173,340 21 131 131 131 2310

22 965 YASIN AKSOY 10F 12 14 8,50 6 8 4,00 0 10 -2,50 1 3 0,25 19 35 10,25 171,717 22 135 135 135 2335

23 1006 ESMANUR SAK 10F 9 12 6,00 6 12 3,00 0 3 -0,75 4 9 1,75 19 36 10,00 171,350 23 136 136 136 2342

24 970 RUKEN KIZIL 10F 8 9 5,75 3 10 0,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 15 29 7,75 164,539 24 145 145 145 2401

25 307 HASİP SEZGİN 10F 7 9 4,75 3 7 1,25 3 12 0,00 3 7 1,25 16 35 7,25 163,226 25 147 147 147 2416

26 962 SALİME KAR HAN 10F 8 15 4,25 8 16 4,00 1 7 -0,75 2 14 -1,50 19 52 6,00 159,424 26 154 154 154 2450

27 68 ROJİN ÖZDEMİR 10F 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 7 2,25 148,569 27 169 169 169 2534

28 696 SEMİH KUYUMCU 10F 9 21 3,75 3 27 -3,75 0 7 -1,75 7 23 1,25 19 78 -0,50 140,060 28 176 176 176 2575

29 1054 10F 4 19 -0,75 4 19 -0,75 139,843 29 177 177 177 2577

30 339 *NU*       S 10F 7 23 1,25 3 27 -3,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 19 101 -6,25 122,950 30 182 182 182 2612
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10. SINIF KDS 1

142,000 98,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 174 174 174 2566 % 98,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 0 0 0

Noktalama İşaretleri 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

142,719 98,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

    -  0

120 1 3 116 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 172 172 172 2562 % 98,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız ddbD                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 0 1 0

Noktalama İşaretleri 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

185,506 82,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

    -  204
DİLARA AKÇURA 120 25 41 54 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 105 105 105 2165 % 82,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız E DDeaD dEAeda  d  c bD d  eCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ABDcB bC    e a dcbebDd  DDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız e  D b  bCA  ad  b   caa b D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  a   cd    BC       ded b  eac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 1 17

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 6 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

177,819 86,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

    -  192
ESRA ILGAZ 120 20 31 69 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 124 124 124 2268 % 86,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız E  Ddc ceE eCDCCea eDEDa e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEA       e    a   EbebD e  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız DCbbda beCcdc    e  c aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız        cd                    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 3 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

130,565 99,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10  -  0
FENERAĞLAMAG SCİMBOM 120 21 99 0 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 180 180 180 2599 % 99,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DaaaaaAaaaaaaaaaAaaaAAaaaaAaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız baaaaaaaAaaaAaaaaaaAaaaaaaaaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız eaaaAaaAaaaaaaaaaaAaaaaaAaaaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cCaaaaAAaaaaaAaaaaaaaaaaaaAaaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 3 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 13 13

SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

202,441 71,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10  -  0
MELEK ERNEKAL 120 35 58 27 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 55 55 55 1861 % 71,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCBDBAEaDEdeCCadecbded cCADdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ececaadeA DbcBbcEdacCDBdDDDBEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız ccEde d ba          aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B Edeed abCe   bcdeBCBaCdeddEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

143,453 97,93
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10*  -  739
ÜM* ER*EN 120 23 90 7 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 171 171 171 2560 % 97,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız cbCdDBdaCbdadCdbcecabAbbeb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ddeeaDdCbcabddeebcBbeeBEaaecbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cdcbdbeAcaedccCbebdBaabEcbeadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cbaecedAdDbDcbbcbCcBdaEdbdA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 12 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 2 2 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

201,437 71,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  706
AYSUN SOLMAZ 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 58 58 58 1874 % 71,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  BDDCBDcAEAACebe eedDbe c   CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A c b B a d aad Dd  bDCD e  eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    D     C  a    D b  Cd    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız AeeB Eeee  d ecb  e d C c aAc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 3 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

153,015 95,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  232
AZAT ÇELİK 120 15 45 60 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 165 165 165 2505 % 95,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDed DceEbe  aC ec eca  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  deaebBcedeb bAeD  d     dbaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a c      a        a   e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  ce  Eed    b  A  e dAC  bEbd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

217,442 61,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  170
BERİTAN KANŞIRAY 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 29 29 1599 % 61,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EcDcCBDBAEd C aCCDAacED E  BCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   ABeb     deb a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız D  D E e      cDC cb aa   eDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A D  Eae  c CDa cdb    eb E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 5 20

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

211,411 65,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  1022
BİLAL KAYA 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 39 39 1701 % 65,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız d D  eDd EAA DCCCDbacEDc  a C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  aABb Bb   AD Aa  b E   eAc D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                  D  c e    c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Fen 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ec   E  b  aa  b   dE CB C bBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 5 0 83

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 0 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 2 1 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

146,952 97,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  348
ENES BOZAN 120 17 62 41 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 170 170 170 2542 % 97,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 17 12 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Dbd edbcbcdca ec a d       c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eBebBcCdb  ddBDd EBc aBabDbdEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a baeaa   bdb C c c acbEbcaaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cbdeeeeece           B   B  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 8 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 1 0 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

204,767 69,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  352
ENES Y 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 53 53 53 1815 % 69,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dBDdAECaEBCCbDAdDEb   B  D e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bBe B de   a     E   D E ceBEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D      b            a    D   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  a     ca C  d   d            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

160,100 93,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  335
GAMZE DEMİRHAN 120 15 35 70 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 152 152 152 2443 % 93,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dcbBdddaadeadbcBDdAAd BCADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d eba ee            CD Ee eecc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a     b  b a             a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız           C            b c  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

196,880 75,33
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  61
HARUN SAVĞA 120 28 37 55 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 73 73 73 1969 % 75,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DbdcDdebacEcaCbaABDbbAEDBCADBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AaDDaDbCedDcbaDa ddebDebDDaBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D                   d ec      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız                     d d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 3 0 100

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

169,582 90,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  366
HÜSEYİN VARIŞ 120 13 14 93 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 139 139 2363 % 90,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız daD a D  d AC CCbD a ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   e   B            c     dbbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      E e C    c  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

182,208 84,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  8745
KADER DOĞAN 120 32 73 15 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 112 112 112 2204 % 84,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CdDBeEdbdedC DdabdAAEDcC e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABebacddAE   c   Ee  aBcDDaaEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbEdcbdcbacabedbaEbaadDbeDDabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B baceAAdbabaeccbdcBd  bdcAbde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 13 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

192,776 77,81
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  603
MEDİNE ÇELİK 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 84 84 84 2034 % 77,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dB  dBD AE  C C dD dDEe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız                a          E cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız   ED  b   b c E  D   eaE b DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız     ad      C  dE  d     b bB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 3 1 50

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 5 2 33

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

152,711 95,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  244
MURAT GÜNEL 120 18 58 44 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 166 166 166 2508 % 95,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Dc cDdAddbbdeadaedbbd da   D e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız Aaa BD a EcbcaaaEda  DaaaaD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız adEeabbea eDdcEdbeeabeEbbaAEcA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 0 6 0

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 3 2 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

184,248 83,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  344
MUSA YELBOĞA 120 24 39 57 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 106 106 106 2175 % 83,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DadBDdcEdaEeC bbdabbA dD C bdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A DacDb AE aeBb  EBeCaabeD BEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a b ccad  ba        eE    e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a E                           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

213,243 63,93
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  314
NAZLI ÖZERDEM 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 37 37 37 1671 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDDCBDBAE  CDC ba c EDddd   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EABe B C a DbdB  dccDCaBAceDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız aacb c   a E    a   d  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  e BC ea   db  ba e E aBE cbcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 5 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 2 1 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

160,852 93,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  319
ÖMER YILDIZ 120 15 34 71 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 148 148 148 2435 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Ded DcedbDEaCddDcd EAAc c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eaebBce             b  a a  EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız       a     ca cb   b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız      b  ce   b  b  B B C d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 2 0 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

203,764 70,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  334
ÖZGÜR GÜÇİN 120 32 44 44 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 54 54 54 1835 % 70,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDDdaDBeEAAeDaCbcdaDbbdEdDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EABeacD e  a daD dEbDeDBAbeeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız b      b a            ab   bD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ee B Ee b Bdb       de  E bAc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 2 1 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

218,320 60,14
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  338
PINAR ŞİMŞEK 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 27 27 1572 % 60,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  aD C    EA C aCCDdBccD  b   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ABDaBD ecA ce    dca D AEDDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  C D b c a   b  aDa   aE E cc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A D    ceA          E d  bcA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 4 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 0 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

137,521 98,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  845
SEFAS AVGIN 120 15 66 39 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 179 179 179 2585 % 98,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız abbc cb C  B ad eecb  cDeC*b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız daDb eaacbe AecB Ed a cb eb c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız  cae DCea  db e b  d ac  ac e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 0 8 2 -2,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aC dBC d ebad b ebadCBd b db c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 5 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 8 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 7 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

157,818 94,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  18
SENA SONCUL 120 7 6 107 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 158 158 158 2461 % 94,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D C D   C  daCeDcaDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

138,659 98,66
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  336
SİMAY DOĞAN 120 9 40 71 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 178 178 178 2579 % 98,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D bdDd  a dab  D B dAc     b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız dcbac bCAc c    b B e  c     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 13 17 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bc   b d b c  b b cd b   ca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  d b C   c    b         b     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 7 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

261,503 31,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  382
VEYSEL SAKÇAK 120 55 58 7 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 835 % 31,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDbBDdbECDEBaCCDcBDdAAEDBCAeaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eBDcBDbbcEadAaDeEdcdbaBEDDeeEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DEbaA C   ccbbbEedeceE  ccedCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BaEecdeAcDCeabaEad BCBbCEBbcEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 11 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 6 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

182,365 84,24
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  257
ZEHRA TAŞ 120 25 45 50 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 110 110 110 2202 % 84,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CaDcAdCc BeaCaca E ed e AD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız   e a      EAB   cBceDccaDbeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D Eae  b     D  bb  aE  eDD Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız c d ee  eb  bb        c deA dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 4 5 27

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

172,392 88,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10A  -  340
ZEYNEP TAŞ 120 25 59 36 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 133 133 133 2324 % 88,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaaebBD  aAdaDeeCDdB baec  e c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A dBeba dCBc abcaeaadb DBdEe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a bD E e b    c Ccb   e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bebBaEe Cd Beebc ccCdd  cddABd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 5 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 6 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

164,961 91,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  523
AHMET SÜNGER 120 20 48 52 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 144 144 144 2397 % 91,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCBDdAEdedaCadeAcbEbdcDBCeDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d ecBDdCA ecedaecdeAeacbbecdde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a      d             d   e   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız       Ab D               e   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 2 0 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

171,942 89,25
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  266
ARJİN BOZKURT 120 23 51 46 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 134 134 134 2333 % 89,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D eBDdcECedaaCac abEAddDBC bde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bBecBeCdAbbaAaeacdc  cBae D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız              e            b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a Eee cba b  b  D  BCdcbbedcEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

160,466 93,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  45
BERİTAN ŞEN 120 27 81 12 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 149 149 149 2438 % 93,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDdcbdAaCDEdeCCbbdbEAdEDBCeDeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bdaccbCbAdbadeeebccdCDcacDbccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Dccbb  cbE E bCbe  d a b b   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aacddbedcedcbeEdcaeadBbbddbadb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 7 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

149,325 96,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  997
BEYZANUR ÖNER 120 12 38 70 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 168 168 168 2531 % 96,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dBe      cCb   e     a    ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız     B d    Eeca   e eD EDa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bbb bD   d   cad b  ec Ee   Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Ba     bc            cbbbabc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 7 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

198,134 74,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  404
BEYZANUR TÜRK 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 68 68 68 1939 % 74,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDadeDdAEA   beCe Bcbe Ed B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  beBecaD    Db B  EcEDCDcdcDDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız     aE   a        D    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  ac  Ea     C    b  E       ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

188,472 80,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  239
BURAK BUDAK 120 23 29 68 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 93 93 93 2110 % 80,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız aBDDdBDBAd Aacb  b a de d D  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A bBD B  dce Ebae Ed   DB   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız baa adC b  Bb cc    E       B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

157,861 94,11
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  1029
BÜŞRA EVİZ 120 16 42 62 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 157 157 157 2460 % 94,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız bc  C D c     a Cb Bc De   B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  be e B adc  d  cd dED D dc ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    c     b a    e b    a    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bee aE  e aBb  c d  EdC  badda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 3 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

155,439 95,03
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  992
EDANUR  SAVGIN 120 23 73 24 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 162 162 162 2484 % 95,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız   DbaBDdAEcAdDaaa  abEbcdADedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız bcABbD cddeAbbd D  cbbaccbcDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  bdcba     baeEbCa d  adaa D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız babeace bb BebceE DCde ecebedc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 6 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 4 33

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

210,642 65,72
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  273
ENES ÇALMAZ 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 42 42 42 1718 % 65,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dBDcAECDEad CbcBDbAAd    b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız Ae               da CDabDD acA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DEECAa    cb ed          b  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a  d  bed          BCcE bBdEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

221,472 58,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  995
EYLÜL KARABULUT 120 39 48 33 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 26 26 1516 % 58,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EeDcdBDBAEA daCCdDbaDEcBbbDB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   b eeBDCae aEAaDdcEED D cEeDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız e dD ECe C a c   Dbbd Ccb Abad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız edb bcC  b  a        dea b cBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 8 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

181,511 84,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  38
FERHAT ŞİMŞEK 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 113 113 113 2215 % 84,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DbCBDdAECDbaCCbD aab d a   e e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A e BedCA cadaDB aBe D bcacd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DbE eb          Db d     aadCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  bcC e  daC     b  cd ce a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 5 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

182,260 84,28
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  226
GÜLBAHAR ABİ 120 26 49 45 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 111 111 111 2203 % 84,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız adDDCBDBAEb eab dbAaeEDadeae A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AbABDb   Cec Ee ad baDeD A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız cadeb  be   de  Cbe A d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bcbB Ee             Ebecbbbbc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 6 7

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

187,096 81,87
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  1000
HALİL İBRAHİM ELİBOL 120 29 54 37 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 101 101 101 2140 % 81,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız b DDCBDBbEbACDeCdDbdcEbddAbB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EeBDbdaCdd ace aaEdcD D cccDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız aaaa     b     c       d   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız edaBacd    Bbe b cD dc cEbcAcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

196,306 75,71
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  1007
HASAN BİÇEN 120 25 26 69 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 76 76 76 1979 % 75,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeaBDdAECaE aCbbda EdAE B  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A eb D      A    b  CD EDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız c   b a           A aa   c   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  a   b be           Cdc  B  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

187,298 81,60
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  989
HİCRAN ERATİLLA 120 24 34 62 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 99 99 99 2133 % 81,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız b C  dbEaDE CedD BDbAbEbB cD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eBD B abAE       dc eDBEDDea d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız     e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız      eAb  badc      C caadbacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

177,587 86,84
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  467
HİLAL KAÇAR 120 19 28 73 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 125 125 125 2270 % 86,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız eedBaB EeD B adD aeE    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e c B be   EAaeB dc  D Ea ea A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız     A     e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız      e    b  d      Ce a BAcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

207,299 67,90
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  999
M RAT MAVİK 120 33 43 44 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 47 47 47 1775 % 67,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DcCBDdAEdDEBCCdadacEAAdbBCdeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABacBDbbAcDcAabBddcAdDBEebeBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCcd    ce          CdcdbcecEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

235,837 48,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  262
MERVE DÜRKEN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 11 11 1266 % 48,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EeDeC D bE Ab bCdD aDED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EAB D DbCec  da eEcEDCDB EDDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız e      A                    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız c  BCEe  A *        E CB CbABc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 3 0 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

168,883 90,67
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  1071
MERYEM BOZDEMİR 120 17 31 72 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 141 141 141 2370 % 90,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız caDedcDdAEbAbaCCeccabbD E D  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  E                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    DaE e ac  ed  e c e   b D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız eebB dCab                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 6 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

178,283 86,46
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  524
MUHAMMED  GÖL 120 22 38 60 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 122 122 122 2260 % 86,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCaDB EbDEdCCac Bbb  dc C edA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A ece eaA  Ec b  dad DBce  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız             c                b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız      eeba a   a   aBbeECEc cc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 2 1 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

194,662 76,74
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  196
MUHAMMED BERAT ALAN 120 30 49 41 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 80 80 80 2006 % 76,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız eDCc cAE a daCbababEA dDe AD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AaecaDddAc EddD E B bDadcDb EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Db dd b  d  c    a  d       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız abEd CAbB C  c  D  a cb ccecEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 2 0 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

191,710 78,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  573
ÖMER FARUK BALANDİ 120 28 44 48 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2057.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 87 87 87 2057 % 78,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBD C DdAEdAdaCC bbacEb Ee B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EA DcBD bcA aAaaddcEDeDeAEce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  d   b b            A aa   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bdac c d b edcbAc D b e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

142,719 98,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  299
SARHAT YUSUF EVREN 120 24 95 1 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 172 172 172 2562 % 98,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız beDDaabdAE bdadadbbabdecabDeCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AcABDacbbeeAbadeeacddeacabaDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız DCbeaEdcaecdaeabdeacdcaEbdAcbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız eabBacedbeacbDEcbaeCbdaebCbdaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 5 10 33

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 6 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

210,685 65,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  559
SELCAN TAN 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 41 41 41 1715 % 65,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D aBDdAb  EBC CbdaDEAAcb C Dee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız           bcABbcEcBdda   Db be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cb Ce            bA  d E  e Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCcdBbAbaDb        BeBbCdBe Ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 4 1 67

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

153,662 95,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  718
SERAİL KAÇAR 120 23 76 21 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 164 164 164 2500 % 95,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DbaBcdcdCcEadCCacecbcAdc  Ab e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bee aadd  cbddDa cacCDBEbcD Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 21 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbadA bcbabE c badc adedccb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız abEdceebeDC  db DCadCe  dee ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 9 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 3 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

190,958 79,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  228
SİNAN GÜZ EL 120 24 29 67 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 89 89 89 2070 % 79,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBD d D AEA   eeCc aDEDBE b b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  ae e B d e   e  a cED  BAa D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız c      e a  d E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A  a E     abe  E  a dee  b  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

214,640 63,01
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  223
SİPAN 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 34 34 1647 % 63,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  BDaCcDBbEAACDCCbDdabEDBcADBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AdABcDaceC A E     dbcbDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  C     b d       b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız cccc                          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 3 0 100

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

199,082 73,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  854
SÜMEYYE MERAL 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 67 67 67 1923 % 73,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 6 9 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBD aBDdAEAA  C Cb aDED cb  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız                          ebbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a  cb  e b      bcbbA  d E  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız Aac CE abAaB       dEceB b  Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 4 1 67

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 7 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

170,431 90,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  229
SÜMEYYE ÜREKLİ 120 24 57 39 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 138 138 138 2354 % 90,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCcDBAEeeEaa aadabEdddbBeAa e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız cdDcdcdeAE ddcD EaacCDBEcbeeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bbabd    d  cadb  ecaa       e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a E  b be e             ccAd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 6 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 0 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

186,049 82,48
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  222
UĞUR ÖZTÜRK 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 103 103 103 2156 % 82,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDeCBDBAEdACDebbDcabEe dd BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   c e d   c    a   dbD a  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                             bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız baba de             E C     B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

258,065 34,12
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10B  -  475
ZİLAN BATIT 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 6 892 % 34,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 31 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 3 4 22,25 % 74

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDDdBDBAE ACDaC DdBDED EADB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ABD cD  c  a aD E Ee DcdcDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  a DE  A  b  a        a  b D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız Aa   EC d  dbeEA  c Edee   AdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 1 50

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

176,201 87,30
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  0
AHMET DEMİR 120 22 41 57 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 126 126 126 2282 % 87,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DbbBDdAECbEB     B E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız cBeadbdbd edeaDc ceAaDdEbDD E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbbbeDac cecDea eb       cc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Ba                     ddB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 0 17

Noktalama İşaretleri 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 8 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

201,792 71,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  83
AZAD METE 120 29 35 56 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 57 57 57 1871 % 71,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D  BedAEC   a d  BDEdAd e dD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABeeccdd a EAa  E B CcBEDDcBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız    bA aA c  D   D b a ebe   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cb dabeAac                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 0 3 0

Noktalama İşaretleri 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 1 20

SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

187,273 81,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  200
BARAN BARIŞ CENGİZ 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 100 100 100 2134 % 81,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDcCcDdAdd CDeedD ccEDB AbB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız e A D         Aa   EEea       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      c e      c bbab c     c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A b         C             E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 6 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

244,951 42,00
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  21
BERAT ARSLAN 120 48 53 19 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 8 1098 % 42,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız aaDeCBDBAEAeCDbCdacaDbDdEeDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEABDDBD bdA EAacBEcEDdDBbbeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  edc c Acb   a  bead  aE d  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız AaDB de*bAedbaaeE  eEcCBECEbac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 8 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 6 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 3 2 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

216,826 61,36
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  112
BERFİN ERGİN 120 37 46 37 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 30 30 30 1604 % 61,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDeCBDBAEdda CCCD aDEcB ea CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız ddAd  a  aaeebea   cED aBAcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  eED Eee C d   D D      bd c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız beD aECa  BdCea b   Eea  bdeec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 2 13

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

197,588 74,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  194
BERFİN TÜNÇ 120 33 57 30 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 71 71 71 1954 % 74,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDd DcAECD dCCda eccee b b Dae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ecD cDdC  caA c  EB CaBEeDaBEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız ac dc Cbb bcaDbb cA aE c c  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 6 2 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız c cCcCd aeeccbE D ccC Edd ead 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 3 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 5 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 6 20

SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

228,301 53,10
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  347
BURAK DMR 120 37 31 52 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 19 19 19 1388 % 53,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız   DDCBDBAE ACaaC   aDdD  db C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   AdDDaDba caEdaD EdED DBAEea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız b  D ECA C      Cab   aE b D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız    c Ed     e       E   c cbcc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 1 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 4 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

179,179 86,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  197
ESMA DEMİRTAŞ 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 120 120 120 2250 % 86,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız E D C DdAE    C    dbbD E  B d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız        D  e  bea eE ED aadcDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız        A a            e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ea B Ea  d ab        b d  a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 1 0 17

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

211,885 64,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  51
ESMANUR ÜZLÜK 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 38 38 1694 % 64,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız E DDC DBbEAACaCCbDbaabc  c B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız bEABDb e     E  a E aebcdAE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    D  CA e       Da e   eb D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız            Be       ded  C e c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 4 1 67

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

265,167 29,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  202
EZEL YALÇIN 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 783 % 29,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeC DdAEC Ea CC  BDEA E cCdeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABeDBD C E EdaDcd c CDBcDDDB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D cbe C        ED A a  bdDDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Bb  B  Ac C      d  dB C B  Ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 1 50

Noktalama İşaretleri 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 4 1 27

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 2 1 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

187,479 81,41
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  0
FİDAN ÇETİNKAYA 120 23 31 66 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 97 97 97 2128 % 81,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDbedeBcEdA  Cad eBb cd ee C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A     B   B  d a    ae D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    c E A CA  c        a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ceDd     AdeC      dEdCBcb  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

188,976 80,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  66
HARUN DEMİR 120 26 40 54 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 92 92 92 2103 % 80,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dcDeCBDBAEeeCDeCacdabEecEeDa c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   Aae   bCcd EecDBdc   D AEaDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      b   a      bD     d b c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız Aa  a     edb       E    bd B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

234,639 49,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  30
HİLAL OKALİN 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 14 14 1285 % 49,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBD CBD AE ACDCCeD a bD EA B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   AB bca  cd  e D  b DCD dEeDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız Db D E e C     a    A     ec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A   aEd bb B  Eb        cbcA E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 4 1 67

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

193,284 77,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  1070
İSA KAYA REİS 120 34 67 19 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 83 83 83 2028 % 77,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DebBDceECeEBeed  aDb       c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e eDBDbeAbbaABDBEccddaaaaba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cEaCA a abcdDDbdDcAdadabdDDdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız abEeabdAebCe b  ebedCaEbEcdcEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 5 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 4 10 27

SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

211,145 65,26
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  1073
İSMAİL GÜRTEKİN 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 40 40 40 1706 % 65,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dBD C DdAE AC a b    ba       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EAB bBD b b  Aa   EED DBccDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    D c A       Deee     e  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız Aa      bA     dE  e  C  e e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

207,406 67,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  1071
MEDİNE TEMEL 120 33 43 44 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 46 46 46 1773 % 67,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCcDB EeDEcdCCaeaDbdAEDa cDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A DccbaC aDaAaDBacaAeDBEbDeBde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aCba beeBaacEec  dB  cb   e  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 5 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

200,044 72,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  0
MEHMET BATU 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 63 63 63 1907 % 72,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDD  DBA A C aCbD abE B    e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EeBea D Ce   ea   cED  eA DDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  b DEb e C   c  a          c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız             C                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

215,718 62,13
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  191
MELEK IRMAK 120 35 40 45 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 31 31 31 1624 % 62,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CeDBAECDEBaCdad bbbeE B Ae e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDc DC d  EAaD dcd CDBEDDbBEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bbb c C  c  aa   b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCd  bce  Ce  a     a bbcBe cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

200,042 72,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  55
MERVE TAŞ 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 64 64 64 1908 % 72,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D   DdAadeEaaCdD aDEd      D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d   a   c     D  b  eD    eec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D ECA     c D     A a       Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B c  d Aa CDcAE DC de   dee E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 6 1 67

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

260,386 32,40
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  9842
MUSTAFA KARECAM 120 51 45 24 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 5 5 847 % 32,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeC DBAECD BeCdbdBDEd  Da caec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABeDBDbbAEDEA D dccACDBEDDbecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız c aCAed EdD   edbd  CE c  a be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B ceaeAABDb ae  De B BcCdBAcEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 7 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 3 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 3 2 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

221,700 57,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  23
ÖZKAN ÜZÜMCÜ 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 25 25 1511 % 57,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 7 10 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDBAECa daC   aDd   b C D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AdDDaDba  aEdaD EdBA     acBEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D ECA C      b  b   aE beD bCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız c Ed      e           c ccbcE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 0 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 2 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 5 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

226,195 54,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  163
ROJDA EKİN 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 20 20 1433 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D C Dd EdeEBaCdD a Edb     Dab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız     B               dD EDceec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DEECADC   caD  a  A a   eD ECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B c    Aa CD AE DC de   d ec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 1 43

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 4 20

SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 6 0 67

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

177,916 86,73
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  164
SERHAT 120 29 67 24 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 123 123 123 2267 % 86,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız cdDeCaDdebAdabCCbbAd EDBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 18 6 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız dbcee BD  cd a acBbdEc DeAabbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  bbcEa bea abc Dee c BCdaEd ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  dDBeECabdeBCe da a aee bCcbcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 3 43

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 10 7

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

196,975 75,21
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  188
SOSIN ÖZTEKİN 120 26 29 65 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 72 72 72 1966 % 75,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Dce DBeECDcBeedDcaDbAA DBaAca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız     B        a    ed D EDDeecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DaE A a      D               c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Bacd   e   e    c        B  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

235,286 48,70
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  190
TUBA TÜRKAN 120 36 17 67 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 12 12 1273 % 48,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D C D AECDEBCCdDe  EAAE   AD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AB bc   c     D  bcdCD EDDeBEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D E e C      Db     a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BaE   b         b BB   b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

267,496 28,81
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  17
YASİN ÜZLÜK 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 753 % 28,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DaeBDBAECaEdCCda abE AEDB cD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDDBDCb E adabBEc  CDBEDDeBEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D cC         c    A a       CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız           CDcAE  e a     cAEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 1 13

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 2 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 2 0 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

200,889 72,19
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  0
ZEHRA KİLVAN 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 59 59 59 1887 % 72,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız cBDadcDBeEAACaeedDcBDEDBE DBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız       B   ed       dED D   e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    DaE A a       c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız e  Bace      c c    de      B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

207,055 68,06
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10C  -  0
ZEYNEP ÖZEL 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 48 48 48 1779 % 68,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız c C DdbcC E CCCD aDE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız  Beb e eb  E    EdBb cdEDDD EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D  CA           a e   eb D   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız              b     B        Ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 4 0 67

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

156,918 94,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  0
*A  ** 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 159 159 159 2473 % 94,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dBeaeBDeAcdbCebaebAcDbacbdacbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEcBDbebddeADbbacBdadaeDebEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız abdbbcbbcbccbbEbdaacdcaEbacDea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız deaaedbcaABedcdbaEDCbdeBcabcdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 3 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 13 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 4 5 44

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

194,609 76,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  358
ABDULLAH ARITÜRK 120 21 13 86 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 81 81 81 2009 % 76,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DaCc  AcC   aC b a Ed  a C D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABD   CCAE EA D  cc  Dc eD  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

159,549 93,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  397
ALİ YEŞİLFİDAN 120 14 32 74 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 153 153 153 2448 % 93,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız De de eECaEdeeba dcE     C e A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bBDbB      EA    dB e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız  a  e e da   ad  d  e e eabdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 7 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

141,939 98,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  948
BARAN ÖNER 120 24 95 1 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 175 175 175 2567 % 98,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız baDDaBDdbEeeCaaCdadaDdeadeDBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AbcaacaDbeceacdc BcdEadacbabba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız ebaDdadcbdbdcaEcdbcbdcbaebcDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız caDBCbdebbdBababadabEbbebaEcdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 14 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

183,738 83,44
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  119
BERİVAN IRMAK 120 28 55 37 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 107 107 107 2181 % 83,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDaCaDBbaAbdadbdaABDbDBdeDdeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AbAaDDcDCeddbddaaeccbDeDeAcaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    b d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız beae EdcC  BC  e b  dcea Ccdcc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

190,445 79,61
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  357
CEMAL AKBAŞ 120 24 31 65 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 91 91 91 2081 % 79,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EB       a    eC b ecEe  eD C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A A e B  eB  adBD  E D D  cbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    a            C  ab  a b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız AeD bceabA eb  cE   E C cb dBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 0 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

229,202 52,45
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  101
DİCLE SONCUL 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 17 1371 % 52,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDcCBDBAEbACaaCdDddDEDdbeeBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız d A b BDCbae aABacEcEDCDBeEDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                       a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ea cCcdabeeB       CEA BE dbcc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 3 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 3 1 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

192,250 78,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  1520
DİLAN DEMİR 120 25 32 63 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 86 86 86 2047 % 78,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  eDad edAEd baaCebcaDEDBEdDBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   cBD ccC a  cA    cEDCDBcceDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      b A a            aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  c       b  C       E  B    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 1 0 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

222,049 57,57
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  416
ESMA EYLÜL SUNA 120 37 39 44 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 23 1505 % 57,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDeBDdAEecE CCbadaDEAeE BCADBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDbBb dAEDbdaDa ddedaBEDDaBae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   a        bc   a c aa E   ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  C e  cAB           Ca  ba  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 5 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

185,569 82,79
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  7
ESMANUR YURULMAZ 120 30 61 29 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 104 104 104 2164 % 82,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 16 3 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız aaDeC DcAEAbdcaedb eDbDdEAa Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız bbeB aBcdCcbDcbcDebEEDaDcdcDDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız cd  cEaAc dddbaceccE  aa bcbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ABb CE   c          d Ca  c a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 6 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 12 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

168,020 90,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  360
EVİN BUIUT 120 17 33 70 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 143 143 143 2375 % 90,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız baD a   bEddCa   a B bD    Bdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEAae Baadab   a   E   a   ece

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ecb  E  a  BCb A  c Eb a  de E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 0 3 0

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

160,400 93,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  975
FERAT GÜNDE 120 29 91 0 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 151 151 151 2440 % 93,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DebdbcAECaEcebbDbcDbeebaBdecdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABabBaeCbacbecDBdEcbdcBbeDeBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 29 0 -6,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bdEaeebcbcbabceabcdcaabbcbcaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız dbcdBCdbcDebcdbdbd*dCBcdEBdcEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 3 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 15 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

273,163 25,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  383
HAMZA ÖZDEMİR 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 668 % 25,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDDdceBbEdAeaaCCDAabEDBEdDBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EbBeeBaCCdbDEABDaEcEDbDBAbDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız bd   ECA CA     C     a   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız A  BeEC  AedC        Ae  dd B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 3 0 100

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 3 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

196,054 75,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  410
HARUN EKİNCİ 120 36 70 14 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 77 77 77 1983 % 75,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  eDedBDdAEAACDaCbDca EeBEeacCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEABcDBbddaADbAaDdEdbDdDBdceed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız aC b  abedc  acb   Eed  ccebaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız dcbBdaaeCeaBdaEecbcaaed  abdeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 8 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

190,893 79,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  668
İLAYDA UCA 120 20 13 87 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 90 90 90 2072 % 79,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBD AEC  aC  abdDEbAE B beec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız A    D         c  a  D   De   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B         C       a           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

180,865 85,27
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  368
KADER AKGÜL 120 24 43 53 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 118 118 118 2229 % 85,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeaaDebECcE CaC da Ed ED Ce*ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AaebBaadbEba ae  cddCDBEDc Ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   a A ab a      a   a  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  ace   ecbC               e E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 3 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

169,082 90,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  0
KEREM AYHAN 120 22 52 46 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 140 140 140 2366 % 90,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız a dcD  E   d Cdb acb   b   D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABe   C  abcde   Ea  D EDDbdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 18 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a aaAbbbaae e  abc d E   aaa b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aCa abAAeDb  cE  a eC cb B abA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 9 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

181,075 85,12
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  1075
M EMİN ÇEL K 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 115 115 115 2225 % 85,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDabaDBeEd Cea b  dDE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız bbABa Ba CdADaABaBEEbDe   c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    b b                   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız c   b  c e                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

168,372 90,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  1045
MEHMET BURAK KAYA 120 19 40 61 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 142 142 142 2374 % 90,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCaDebEdeaeCCCababbA dDdaeDed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AeDeBbbdAbDEedbdabBeCcdEebaccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

153,732 95,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  372
MEHMET TEKİN 120 7 12 101 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 163 163 163 2498 % 95,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız ceDDaB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  cABebcDebad                eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 0 1 0

Noktalama İşaretleri 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

196,788 75,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  231
MUHAMMED KESKİN 120 31 49 40 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 74 74 74 1975 % 75,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDeaDdbdacEcCCbcdBcEbAEDBCAD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDbccbCedDcb Da ceACDeEcDbBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız  a    e    d  C              b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cbdea d c ecbe ca e  c  aB   A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 7 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

195,126 76,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  217
NERGİZ GİÇİK 120 29 44 47 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2000.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 79 79 79 2000 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız aedBDcAEaD eaa bcaeEA EDdCADde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız  BcD D d b abaD  cacCDBbDDeBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız b bdA a           A      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aCb ebA cD e cc       b ccA E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

190,973 79,15
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  386
NİSA NUR  YILDIZ 120 28 45 47 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 88 88 88 2069 % 79,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dBa CaDBAEeACDabdbcaDbedEA B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEd e Ba CdADaeBcBEcbDeadAca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız c  b b e        aa     a d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız be a db   eBC  c     ca    dB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

210,402 65,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  355
NURSEL DURAN 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 43 43 1723 % 65,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCBDd EdDEBCCd  abEd Ea CAD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız cBebBba A  cd Dd bc bDBED  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  aEea   cDC        Bb  bbB  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

151,805 96,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  985
ÖMER SERTKAYA 120 17 55 48 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 167 167 167 2514 % 96,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 18 7 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  dDcba d a bb CedaeBed a eDaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız d e D Bb edd bda e ca CDcea  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız b a  a d b   e c   E   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bde  Eecadc abd E b dA eEC A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 4 1 80

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

160,455 93,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  44
SELAHATTİN GÜÇİN 120 15 35 70 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 150 150 150 2439 % 93,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız a C          Cd cBeb     C eBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e e B C A aadBD  cab       a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız e b Ab  c  a   d a  b  a a   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a de  A  b D   E    a c  B   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 1 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 0 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

187,353 81,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  363
SEMANUR BARAN 120 21 22 77 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 98 98 98 2132 % 81,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DD  DdAEC     Cb a E  E  C e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız   D   CC   EABe  bd bD EDDeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   b e        b      aa     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız         ab           a  ba  dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 1 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

159,286 93,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  380
ŞEYMA NUR TÜZGENER 120 15 36 69 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 155 155 155 2451 % 93,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EB eaBDBcEd   bCdbcabEe  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEb e c  Cde b a   ddD D cbeDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      b             d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ecaa d      b a     d     d a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

194,081 77,16
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  150
ŞİNDA GÖK 120 27 36 57 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 82 82 82 2017 % 77,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  BDae DdbEA CDaCCDdBDEDdEADBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEbBec aCddcbb a   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  a   b A    ab     b  a  E    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız eabB   ab   C       a b   becE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

200,670 72,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  378
ŞİYAR ÇETİNKAYA 120 25 20 75 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 60 60 60 1892 % 72,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Da BDB ECD aCCdD  cE       D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız dBbDBcaeAEDEdBc bcd CDddD ecE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız                     d     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

213,786 63,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  0
SONGÜL BİÇEN 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 35 35 1658 % 63,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DadaDeAEdDEaCadDcabEAAdDBCebed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABecB Cd E   a   c  eDBbDDbcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   b A a   b         a  E    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız   cC    cbC        BCcb  B  E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

213,641 63,54
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  931
VEYSEL KONAK 120 34 37 49 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 36 36 1661 % 63,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız De BDBAECDE CC DdBDEdAEDaCADdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABecBcCeAEbc ae  cdcdDacDDeBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   b A    ab   a     a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a c ab ecb       d       ce E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 1 50

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

200,381 72,65
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  400
YAGMUR KİLVAN 120 29 37 54 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 62 62 62 1899 % 72,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDBAaCaEeaa   abEbAdcBd c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eaDeB Ca EDcABecbdd CDd aDecaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Da    a   a a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BeEb    c C d       Cc   B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

192,634 77,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10D  -  388
ZEYNEP DEMİRHAN 120 27 39 54 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 85 85 85 2036 % 77,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 8 9 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EeDeCBDddEcAC   bbcB ED E    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A A ecB b a  ad   a Ecba c eee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  CE    e b            aa b c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız e Dc dC bd BC  b   dEc cb dABE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 1 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

208,659 66,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  834
AHMET TEKİN 120 34 45 41 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1751.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 44 44 1751 % 66,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBDd dbDEaeCdbeBbE AEDB AD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız dBD d  bcca ccacEEecCaeEeDeBEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Dac e Cb d  bc  Dbd  a   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B Eeaed  Db   c D   e  e  d  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

217,802 60,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  732
AMİNE KAYA 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 28 28 1590 % 60,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DbdBDdAECaE CCbbda EAAEaaCAa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız  BD aDCCAE EAacBaca daBEeDDeEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D                   a       Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız                     a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

183,519 83,55
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  889
ASLI 120 23 36 61 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 109 109 2184 % 83,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D aBDd EC EaaCd  ae d   a Ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız AdeDa b    adae EEadbDBbceeBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız                     C        b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız   b  b dcD         BCaaacBe EA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

208,375 67,06
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  353
ATİYE SÜNGER 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 45 45 1753 % 67,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız cdDcCBeBAEAAeaeCdD abEa E  B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   ABDc D Ca        EEDaaBAcDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                            D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ca  a   d  BC     c E     ccc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

200,615 72,42
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  807
BERFİN SAVĞA      Z 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 61 61 61 1893 % 72,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  BDDCBDdba  C CC  caDEc E    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEdB  aDC a  bAae  bE CDaAceD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  d D b          Ca    aa  e  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız   D  d ad                 de  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 3 0 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 5 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

172,488 88,75
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  589
BİRHAT 120 19 34 67 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 132 132 132 2320 % 88,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız baD CBDdeEAeCcCCdaAdeEed Aa  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AcA e a daad aAae  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız      b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ce   be b c b  A      C  ac B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

175,948 87,34
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  562
BMVSAMETGÜNEŞ 120 20 33 67 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 127 127 127 2283 % 87,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDDdBDBAEdcdbabaabBcbDaEAaeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEbB                Ea   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a       caba bc Cea  d a    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bcc                 d         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 9 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

197,924 74,48
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  709
DİCLE ONAR 120 33 56 31 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 69 69 69 1947 % 74,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDBAEeDccaCeadcebAedDBCcede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız dBDcBc d d cca   dcdCaBEDDDabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbdbc       b   c        bDaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 7 17 6 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCECcbdec CacAdb   cdebecedE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 2 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

244,043 42,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  558
ELİF BÜYÜKTOP 120 44 39 37 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 9 1109 % 42,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDdBDdAECaEdCadceabEdAED Cdcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABD aDCCcEaEAa cEaa  DBcDDDB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbbb     a           a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BaEC a  e    bcbDaBBCBECdBeEEc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 4 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 3 2 60

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

215,578 62,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  936
EVİN NOMAN 120 38 52 30 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 32 32 1626 % 62,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBDBAECa deC DAacEAAdDeecDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eBeaabCdAbedeaDaEccACDacDDDeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cE     ebd     ac  eCaDb     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCEeae bceCa    bb BCBceb   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 3 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 6 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

188,402 80,80
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  332
EYÜP ENSAR EZGİN 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 94 94 94 2112 % 80,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDdbEdaEe Ce  B d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bBe Bc edE bAaDe bB eDBEaDb dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   c                      D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

174,565 87,95
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  872
FATİME BİÇEN 120 21 39 60 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 128 128 128 2299 % 87,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDcbBDBeEbAaDCCdadBcbD E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız Adba c e ea  E c   cE  a b  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a  Dbb   a   c ee           b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  ceB bd   B acb     d C     B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

205,738 68,86
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  928
FENERBAHÇE 120 26 19 75 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 50 50 50 1800 % 68,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız eaCeDB d   B   b c       C Dde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız           b cBe E e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D ECA C d c             eaDECb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 0 7 3,00 % 30

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 2 18 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCE       CDE       CB  aBb E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 1 1 17

Noktalama İşaretleri 4 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 3 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 0 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

188,337 80,83
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  814
FUNDA TUANA KOFAN 120 21 21 78 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 95 95 95 2113 % 80,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBb dEaDd CCb  ccEdAdaBd aBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABD  ebdAd           aaE D eE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D E                 C e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

163,462 92,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  967
GSMURAT TUNÇBPS 120 16 36 68 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 146 146 146 2413 % 92,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız ca  a   e d d  a a d bc  e  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız c d b  a e b  d    cEa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    D ECA C d cd Ce     a  eaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  ceBdE     db  A c  E  B  a Bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 5 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 2 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 0 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

170,766 89,90
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  7270
HAMİT BİTİN 120 14 17 89 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 137 137 137 2350 % 89,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız ceD d Dd EA   e    e ED  e  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AcA e a              a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ce c       d D eE   a C   E B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 2 0 100

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

123,002 99,89
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  8
HAMZA ÇAKMAK TAD * 120 19 100 1 -6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2611.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 181 181 181 2611 % 99,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız aBccCcbcAEccbaCCCbAcabcBbAaeCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 27 1 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız cbcabcccabcdcbcBccdccbaDd abce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız abcbabCcbbcbabccCbabdedcacbebE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bcbBbbCddAaedbccabcacbaecbacea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 6 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 6 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 13 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

199,966 73,07
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  947
HAMZA YILDIZ 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 65 65 1910 % 73,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDeCaDdAE ACDCCbDedbEad d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEeBDbBcCdcecEeaDBEEEeaD   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bceadEeaebc b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

195,331 76,32
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  714
HAVİN KALKAN 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 78 78 78 1995 % 76,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dBDbCcb A AceaaadDcaaE B   B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  EeBab D ba  dA  eE ED D dEbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a           a E        a  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ABb    a A                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 2 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

197,767 74,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  563
HİLAL ASLAN 120 25 24 71 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 70 70 70 1951 % 74,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDDCcDBAE ACaa eb aDED a    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  Ee      edc   a   EEcaDBdcDDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    D E   b      C     a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız    a Ed               C      d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 0 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

235,112 48,81
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  1005
HİVA KARABULUT 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 13 13 1276 % 48,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D daD AECa BCCbDABDEA   B  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d e B      EA    aB CDB DeD E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız DE      d   D       a    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Bad  d    C     e BBCc b Bb E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 4 0 100

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 0 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 1 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

158,423 93,88
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  174
MEHMET ALİ GÜRBÜZ 120 22 66 32 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 156 156 156 2454 % 93,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız Eac eBbdA eAbeea adaDEaaabceCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AaeBacBeCecda bdaacEbDbaeedbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız                       ab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız eBDaacdaCeeBCaEbcaedaAecEbdbaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

214,814 62,82
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  922
MUSTAFA EDİZ 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 33 33 1642 % 62,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDDdBDBAEdedbabaabBcbDaEADBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEbBcDBbeCBAcadacdbccDCDBcEbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız b    EC    a         c    b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 0 6 0

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

228,917 52,56
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  899
RÜMEYSA ÇAKICI 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 18 1374 % 52,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dBDBAECa BCCbD BDEA E    a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d e B  a   EA   aaB CDB DeD E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D       d         b  a   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız Bad  b    C       BB   b Bb E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 5 1 83

Noktalama İşaretleri 4 3 0 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 0 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

250,434 38,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  521
SAMET OKAN 120 45 34 41 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 7 1017 % 38,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBDd E D BCCbcdabEAAED abeBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e e BabdAEDEABbBEcBACD    DB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız b     C     D eE   aab     bCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Fen 30 11 10 9 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BCEee     Ce d   eedCBECbBbbEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 3 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 5 13

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 4 1 80

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

205,983 68,71
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  63
SEVGİ İLTEN 120 34 49 37 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 1796 % 68,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDcddDdAEdAaDCebD aDED EdaBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ABD cDCecA cAaD ddEDCaadbbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a  c b e aca    b  a  ed   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 6 11 13 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bcea Ee     C       cbCeECbbBc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 5 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 2 3 40

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

221,797 57,69
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  554
YAĞMUR ÇERİK 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 1508 % 57,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  aDeCBDdAEAAC CCd caDEe EdDd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ABe  D C         bEeCe cE D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    Dc      d     aa   aE b c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 1 4 4,75 % 48

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  cDB EC  A B         A    b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 1 0 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

155,531 94,99
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  963
YUNUSEMRE TOĞ    ZZZ 120 12 29 79 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 161 161 161 2483 % 94,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız caD CBe baA   aCCcbB dD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız a  b   b              a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız baDcadeBbe          dcCBcbceea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

156,868 94,64
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10E  -  1064
YUSUF ERKUŞ 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 160 160 160 2474 % 94,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DaecDdAEebccdabbdccbAbdeeaAbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız edeaBcdeAEcbdeacEccdaeBbcDcBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız bEcabDeccEcacDbdeccBadcEAacbec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız cebCBaAdecbbEdaEcdeeCaabcaccde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 3 4 43

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 3 12 20

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

139,843 98,58
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  1054

120 4 19 97 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 177 177 177 2577 % 98,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız aabDCcca* dbbeaadaAaDbea      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 0 6 0

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

122,950 99,92
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  339
*NU*       S 120 19 101 0 -6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 182 182 182 2612 % 99,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız dacbeBadcdbcaeebdbeBbcDBEcDBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız daecDeBcdecbadcecebcdcecaccDbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız DaceabdcDacbcbEbabcEbdedadbbaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız AcadabeaebedbeEeabcebcaebdEbdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 0 6 0

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 4 11 27

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 3 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 5 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

186,874 81,98
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  713
AYŞEGÜL YILMAZ 120 25 39 56 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 102 102 102 2143 % 81,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaD ea  AEA daaCdaeaDEDB  bc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A e   B   aA   BD Ec DdDBbcDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız  d D bab  A     C     a    c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bab ad      b  cb c E    dcdc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 3 1 75

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 1 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

180,919 85,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  939
BERİVAN SOLMAZ 120 23 38 59 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 116 116 116 2227 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDdAECaE C Ca dcbd ED   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız     B e    Ed c  dd  aBEDDbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   aaebC a ba eeba  caa bbD  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız   be    e b         a  bb     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 10 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

199,442 73,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  210
CEREN TURAN 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 66 66 66 1918 % 73,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DaacDdAECDEBaCCc accdAd BaADae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız           addaceEdBcbDaEeDDBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D  Cbbb   c     a   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BaEe aAAa C  d   beaCe  bBbdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 2 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

230,206 51,76
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  958
ENES TURĞUT 120 41 45 34 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 16 16 1353 % 51,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız daDbCBDdAEdebeaCbadBDEDcEdbBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEABeDaDeeBebaAa BEcEbeaaAEeDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız c dD b                a    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız AeeBbEeBeABB       dEAdd bdbc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 3 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

171,350 89,59
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  1006
ESMANUR SAK 120 19 36 65 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 136 136 136 2342 % 89,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 12 9 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D  aDd ECaEababbeaDbbAE B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e   c      E aacc BddaaEDD Bbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız b b          e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B dbB A ccC          cc cce   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 0 6 0

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

234,595 49,20
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  610
ESRA GÜLTEKİN 120 42 43 35 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 15 1286 % 49,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBDBAEdabBaCbDdBbdA E B Aecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABeDaDeeAEbdAaaBEdBeeDaEbDbBEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız a b          c           D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BbEeBeAAeeb bA   d BedbedcbEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

163,226 92,43
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  307
HASİP SEZGİN 120 16 35 69 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 147 147 147 2416 % 92,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız Ded D A a  BeCb  dab       DdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız b   c   A  EAa c  d ba        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Dac e C   e  a Ebb  a    c aaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız   E   eea b   c    aC c     E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 2 2 33

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 7 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

205,668 68,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  953
HAVİN TÜRKOĞLU 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 51 51 51 1802 % 68,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDcCeDBAEAAd C Ca acED  e B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız           Be   aDB cdc c   eD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    c EC  C     e      a   ec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız  aD                 E C   a B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 4 1 67

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 1 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

202,271 71,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  207
HİRANUR KELEŞ 120 34 54 32 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 56 56 56 1866 % 71,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeCeDdbECDEadbCbAecEbdE cCADdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDcBcCCAE aAecdddcAeaBdaccaEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D b A bA            a    c  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız aaECcee a ee ba e  Be aba ecEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 1 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 5 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

223,023 57,04
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  703
İLKNUR ARIK 120 35 30 55 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 22 22 1491 % 57,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBDBAECaEaeCbDbaDE Ad   AD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABec D e c ac D E d CaBEeD ebA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   E   a             a D  c  ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız BaECB A acC   b Dd d  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 2 3 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 2 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 2 22

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

188,225 80,91
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  900
İPEKNUR KARABULUT 120 22 25 73 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 96 96 96 2115 % 80,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDe DBAE  EaCCbD e bd   B db  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eae  b  AEe  B  EcBddaBED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız a    b ea C         Ce bdB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

173,911 88,18
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  214
İREM BULUÇ 120 21 40 59 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 129 129 129 2305 % 88,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız caDDdBD AEA C C bD  bd     B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   c e a e a  a Bc  bE  D db  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 12 17 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız D   c e ba d b a bc c   e   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız eccaab    BaCe  b D E d   d Ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 4 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

225,716 55,05
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  212
İSA ARIĞTEKİN 120 39 42 39 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 21 21 1439 % 55,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDbCBedAEAAdDbCbb BaED EdDBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız AEeBeDcD eaA Eda c cEDCDBAE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız b  ead b     c D    A aa  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız baeabEeB AeBb       d Ce bbea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 0 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 2 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 0 3 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

178,610 86,38
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  991
KEVSER RANA BOZKURT 120 25 50 45 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 121 121 121 2258 % 86,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız  aDeCaDB EeAdaCbdaed bD Ec BeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız bEeBe BDbbBd E aaccccaCcBA cee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız Db a b c  db D be             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ec dacdBbAe         E d    ec 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 1 5 17

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 4 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 2 3 13

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

180,899 85,23
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  377
KÜBRA KOFAN 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 117 117 117 2228 % 85,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EBDeaBedAEAACDCCCDcabE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız A ede   CeddcE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız aaac b e a d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız Aded dC                       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 6 0 100

Noktalama İşaretleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 1 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

183,547 83,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  933
MEHMET FIRAT DORU 120 22 32 66 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 108 108 108 2183 % 83,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D CBD AEb a abbbca d ecDd  D e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e D B a A  be b  E  eDB  ecBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   c      E   D           e   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  eb d A  b  E  E C d c  a b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Yazım Kuralları 6 0 4 0

Noktalama İşaretleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 0 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 1 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 0 33

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

205,094 69,17
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  960
MUHAMMED SEFA ZENGİN 120 31 38 51 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 52 52 1808 % 69,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCeedAdCDEBaCdaeaDEbAEDaCAede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABDbca   cbE B adca eDeceDDBEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   b b aA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız c        ba        aCe CcB  Ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 0 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 1 50

Mitozu açıklar. 5 1 2 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

148,569 96,94
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  68
ROJİN ÖZDEMİR 120 4 7 109 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 169 169 169 2534 % 96,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDad                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız ABcb                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   d d                d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Yazım Kuralları 6 0 0 0

Noktalama İşaretleri 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

164,539 91,85
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  970
RUKEN KIZIL 120 15 29 76 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 145 145 145 2401 % 91,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız De  DBcdd bB C  ABeb  E    b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız d Dc    e  Edacdd a  Dc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   cCA C      b   b   a   c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  a   e  e b             aB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Yazım Kuralları 6 2 0 33

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 3 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 2 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 2 0 29

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

181,156 85,04
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  969
RÜMEYSA KILIÇASLAN 120 25 46 49 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 114 114 114 2223 % 85,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDDCBDdAEAeCa  abcB bD d  B d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız  ceBce a dB  cA a Ecda DBAbebB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız e  b b d C    d C   c aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız bea eEe e  c   A    de  bbab a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 3 17

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 1 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 3 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

159,424 93,73
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  962
SALİME KAR HAN 120 19 52 49 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 154 154 154 2450 % 93,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız c eBD eEeDEaeae daebAedD  bD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız dab a Cb   cABa EcBdeDcbDbecEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız   d b     adb       ad      C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  eEe b  eab  A     c  bbc badb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 3 7

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

140,060 98,51
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  696
SEMİH KUYUMCU 120 19 78 23 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 176 176 176 2575 % 98,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız acDaaabBcaAebaCaCDcabcDedeeBCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız dbedabeDaeadebcaDcbdbaCaedccac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız b      e a   a      d     c a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız ABacbcadeAcBaeadcdbacdbcbadABE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 4 2 67

Noktalama İşaretleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 2 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 6 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 3 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 2 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 2 1 67

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Mitozu açıklar. 5 1 4 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

180,790 85,31
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  972
UMUTCAN TOĞUÇ 120 16 11 93 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 119 119 119 2230 % 85,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DcCBDeAECeEeaebb B E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız eBDbBD b E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 0 5 0

Noktalama İşaretleri 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

173,340 88,37
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  954
ÜVEYS ESMER 120 23 49 48 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 131 131 131 2310 % 88,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız D dBDe  daE e  b a EAc aBC DBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız e bcB dd  eE BD bbdAaDccc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız Db Ce abd   Da  b   a e  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız B E  beea C cc  edcabcdd Bcd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 0 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Yazım Kuralları 6 1 2 17

Noktalama İşaretleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 2 1 67

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 2 2 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 0 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 4 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 3 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 0 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 5 11

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 1 0

Mitozu açıklar. 5 0 4 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF KDS 1

171,717 89,33
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  965
YASIN AKSOY 120 19 35 66 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 135 135 135 2335 % 89,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DDCBDdAEbed aCbbABccdeEDc  e b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız bB  ab     a B   d  bDB DDed  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız b b e a  ae     bb  a       a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız  adC    a                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Yazım Kuralları 6 1 4 17

Noktalama İşaretleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 1 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 4 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

243,778 42,77
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  863
YELDA YETER 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 10 1118 % 42,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EaDe*BDBAEcAd CCda BcEc    B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 4 15 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   e       d DEAB    E aDBAcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız e ED ECe e      d   A a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 0 7 3,00 % 30

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız    BCE     Bbe dE  CE Ce   cBE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Yazım Kuralları 6 2 4 33

Noktalama İşaretleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 0 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 1 2 14

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 1 2 7

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 2 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 3 22

Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 0 2 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF KDS 1

173,559 88,29
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  205
ZELAL GEZER 120 22 44 54 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 130 2308 % 88,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDCBDBAECDEBCCCDABDEAAEDBCADBA

Cevaplarınız DeaBDdAECDbdCCeD abE  E   dDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABDDBDCCAEDEABDBEEBACDBEDDDBEA

Cevaplarınız baeccbeaA  c a dEbecaDaEc  d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEECADCAEEDEDDCEDEABCEDEADDECD

Cevaplarınız cbd b       Deaaeb  a    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BCECBCAABDCDEAEEDCBBCBECEBAEEA

Cevaplarınız caEeBec  b                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Yazım Kuralları 6 3 2 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 1 0 33

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 5 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 1 2 25

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefeyi Tanıma 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 5 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Pascal üçgenini açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 0 2 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Mitozu açıklar. 5 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF KDS 1

196,745 75,63
%

BATMAN / BATMAN MERKEZ
FARABİ ANADOLU LİSESİ

10F  -  966
ZEYNEP YÜREK 120 27 33 60 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 75 75 75 1977 % 75,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 182 182 182 2614

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B EBDDCBDBAEAACDCCCDABDEDBEADBCA

Cevaplarınız EdDedaD AEAdCDaCdDca ED E  B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B AEABDDBDCCBADEABDBEEEDCDBAEDDB

Cevaplarınız   ABea a bc  de   a cDCDBdcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCEDEECADCAEEDEDCDDEABCEDEADDE

Cevaplarınız    a            b     aa   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDBCECBCABBCDEAEEDCEACBECEABE

Cevaplarınız   b   C   edb       dc  E E ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Yazım Kuralları 6 3 3 50

Noktalama İşaretleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 3 0 0 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 4 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 3 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefeyi Tanıma 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 7 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 15 0 2 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 2 1 0 50

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 1 0 50

Mitozu açıklar. 5 1 1 20

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
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